证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代码：002932         证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简称：明德生物        公告编号：2021-135

武汉明德生物科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

控股股东、实际控制人及其一致行动人陈莉莉、王颖、王锐、新余晨亨投

资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

重要提示：

1、本次权益变动属于被动稀释、减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不存在使公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。

一、本次权益变动基本情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20

日收到公司控股股东、实际控制人陈莉莉、王颖，副总经理、董事会秘书王锐，

股东新余晨亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余晨亨”）的《简式权

益变动报告书》。本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人陈莉莉、王颖，

副总经理、董事会秘书王锐，股东新余晨亨合计持有公司股份 34,584,367 股，占

公司首次公开发行股票并上市时总股本 66,585,147 股的 51.94%。截至本报告书

签署日，公司控股股东、实际控制人陈莉莉、王颖，副总经理、董事会秘书王锐，

股东新余晨亨合计持有公司股份 48,776,613 股，占公司现有总股本的 46.51%，

信息披露义务人持有上市公司股票的累计变动比例达到 5%。

2021 年 12 月 20 日，王锐先生因其自身资金需求，通过集合竞价方式减持

公司股票 61,500 股，约占公司总股本比例约为 0.06%。新余晨亨和王锐先生是公

司控股股东、实际控制人陈莉莉女士、王颖女士的一致行动人。本次权益变动情

况（主动减持）如下：

信息披露

义务人
减持方式 减持时间

减持股数

（股）

减持价格

区间

（元/股）

占上市公

司总股本

比例

王锐 集中竞价
2021 年 12

月 20 日
61,500 72.05~73.12 0.06%

二、信息披露义务人基本情况

（一）陈莉莉

姓名：陈莉莉

性别：女

国籍：中国

身份证号：422726********0226

住所：湖北省武汉市硚口区宝丰街道办事处解放大道 195-7 号 48 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（二）王颖

姓名：王颖

性别：女

国籍：中国

身份证号：420106********4069

住所：湖北省武汉市武昌区武珞路 528-1-23-3 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（三）王锐

姓名：王锐

性别：男

国籍：中国

身份证号：420106********0838

住所：湖北省武汉市武昌区武珞路 528-1-23-3 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（四）新余晨亨投资合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

企业名称：新余晨亨投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：陈莉莉

成立日期：2014 年 12 月 18 日

主要经营场所：江西省新余市高新开发区新城大道工业展览馆 1109 号

统一社会信用代码：913605043036830211

企业类型：有限合伙企业

营业期限：2014 年 12 月 18 日至 2064 年 12 月 17 日

经营范围：项目投资、实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

2、主要合伙人情况：

合伙人姓名
认缴出资额

（万元）
出资比例（%） 出资方式

王颖 227 45.40 货币

李金昭 152.4864 30.50 货币

贺少华 25.25 5.05 货币

李晓鹏 25.25 5.05 货币

陈莉莉 25 5.00 货币

朝金波 14.6442 2.93 货币

余思路 8.4 1.68 货币

洪喜平 5.9 1.18 货币

张雯雯 5.9 1.18 货币

苗晓飞 5.9 1.18 货币

杨汉玲 4.2 0.84 货币

3、主要负责人的情况：

姓名：陈莉莉

性别：女

职务：执行事务合伙人

国籍：中国

身份证号码：422726********0226

长期居住地：湖北武汉

是否取得其他国家或地区的居留权：无

三、本次权益变动前后持股情况

股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（股）
占总股本比例

（%）
股数（股）

占总股本比例

（%）

陈莉莉 20,243,263 30.40 28,340,568 27.02

王颖 11,555,756 17.35 16,178,058 15.43

王锐 887,905 1.33 1,601,567 1.53

新余晨亨投资合伙企业

(有限合伙)
1,897,443 2.85 2,656,420 2.53

合计持有股份 34,584,367 51.94 48,776,613 46.51

其中：无限售条件股份 - - 14,140,343 13.48

有限售条件股份 34,584,367 51.94 34,636,270 33.03

四、本次权益变动的目的

信息披露义务人王锐先生出于自身资金需求考虑。

五、未来股份增持或减持计划

公司于 2021 年 11 月 23 日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持

计划的预披露公告》（公告编号：2021-128），相关主体将在该公告之日起十五

个交易日后六个月内严格遵守上述减持计划减持股份，并按相关规定履行信息披

露义务。截至本报告披露日，王锐先生已减持公司股份 61,500 股，相关主体减

持计划尚未实施完毕。信息披露义务人在未来 12 个月内有其他增持或减持计划

的，将严格按照适用的监管规定履行信息披露义务。

六、其他相关说明

1、本次减持股份行为未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

2、王锐先生及其一致行动人减持公司股份事项已按规定进行了预先披露，

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。本次减持与此前披露的减持计划一致，减持计划尚未执行完毕。

3、王锐先生及其一致行动人合计持有公司股份的变动 61,500 股，占公司总

股本的 0.06%。本次权益变动后，王锐先生及其一致行动人合计持有公司股份

48,776,613 股，占公司总股本的 46.51%。权益变动具体内容详见公司于同日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

4、王锐先生及其一致行动人本次减持后，不会导致控股股东、实际控制人

的变化。

七、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会对公司

的持续稳定经营产生不利影响。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，详见本公

司于 2021 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《简式权益变动报告书》。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董  事  会

2021 年 12 月 21 日 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