## 长春奥普光电技术股份有限公司 关于筹划本次重大资产重组停牌前一交易日上市公司前十 大股东及前十大流通股东情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简 明清晰、通俗易懂,没有虑假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重 组事项。 鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价出 现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简 称: 奥普光电, 证券代码: 002338) 已于2021年11月26日开市时起开始停牌, 预 计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见2021年11月26日登载于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大 资产重组事项的停牌公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相 关规定,现将截至公司股票停牌前一个交易日(2021年11月25日)的前十大 股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下:

## 一、公司股票停牌前一个交易日(2021年11月25日)的前十大股东持股 情况

序号	持股人名称	持股数量 (股)	持股比例(%)	持股类型
1	中国科学院长春光学精密机械与 物理研究所	101, 754, 784	42. 40	人民币普通股
2	广东风华高新科技股份有限公司	11, 990, 000	4. 99	人民币普通股

3	沈希洪	4, 008, 887	1. 67	人民币普通股
4	沈海彬	3, 811, 696	1. 59	人民币普通股
5	易方达基金-中央汇金资产管理 有限责任公司-易方达基金-汇 金资管单一资产管理计划	2, 991, 000	1. 25	人民币普通股
6	郑文宝	2, 484, 749	1.04	人民币普通股
7	中国建设银行股份有限公司-国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金	1, 830, 600	0.76	人民币普通股
8	溪牛投资管理(北京)有限公司 一溪牛长期回报私募证券投资基 金	1, 423, 900	0. 59	人民币普通股
9	宣明	1, 228, 124	0. 51	人民币普通股
10	周士兴	1, 050, 000	0. 44	人民币普通股

注:公司股东郑文宝先生持有公司股份 2,484,749 股,其中通过普通证券账户持有 340,700 股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,144,049 股。

二、公司股票停牌前一个交易日(2021 年 11 月 25 日)的前十大流通股股 东持股情况

序号	持股人名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股类型
1	中国科学院长春光学精密机械与 物理研究所	101, 754, 784	42. 40	人民币普通股
2	广东风华高新科技股份有限公司	11, 990, 000	4. 99	人民币普通股
3	沈希洪	4, 008, 887	1. 67	人民币普通股
4	沈海彬	3, 811, 696	1. 59	人民币普通股
5	易方达基金-中央汇金资产管理 有限责任公司-易方达基金-汇	2, 991, 000	1. 25	人民币普通股

	金资管单一资产管理计划
6	郑文宝	2, 484, 749	1. 04	人民币普通股
7	中国建设银行股份有限公司-国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金	1, 830, 600	0.76	人民币普通股
8	溪牛投资管理(北京)有限公司 一溪牛长期回报私募证券投资基 金	1, 423, 900	0. 59	人民币普通股
9	宣明	1, 228, 124	0.51	人民币普通股
10	周士兴	1, 050, 000	0.44	人民币普通股

注:公司股东郑文宝先生持有公司股份 2,484,749 股,其中通过普通证券账户持有 340,700 股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,144,049 股。

## 三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2021年12月2日