## 苏州科德教育科技股份有限公司 关于董事减持股份预披露的补充公告

公司董事、副董事长马良铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

## 特别提示:

公司董事、副董事长马良铭先生自减持股份预披露公告发布之日起十五个交易 日后的六个月内(2021年11月22日-2022年5月22日),以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过6.580,000股,即不超过公司总股本的2%。根据相关规定,2021年11月22 日-2022年3月4日期间,马良铭先生不减持公司股份: 2022年3月5日-2022年5月22 日期间(窗口期和法律法规禁止减持的期间除外)可实施本次股份减持计划。

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日披 露了《关于董事减持股份预披露的公告》(公告编号:2021-092),其中公司董事、 副董事长马良铭先生因重组事项需缴纳个人所得税,计划在减持股份预披露公告 发布之日起15个交易日后的6个月内(2021年11月22日-2022年5月22日,窗口期 不减持)以集中竞价方式减持本公司股份不超过6.580.000股,即不超过公司总股 本的2%。

为了保护中小投资者,现对公告中马良铭先生减持计划的减持期间进行补充 披露说明,具体内容如下:

## 一、补充披露后的减持期间

马良铭先生计划通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份,将于减持 计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行(2021年11月22日-2022年5月22日), 具体可减持期间如下:

1、2021年9月3日,马良铭先牛持有的定向可转换公司债券"科斯定转"(债

券代码: 124010) 完成转股。根据《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》,2021年9月3日转股后6个月内(即2021年9月4日—2022年3月4日) 马良铭先生不减持公司股份。

2、2022年3月5日—2022年5月22日期间,马良铭先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划(窗口期和法律法规禁止减持的期间除外)。

除上述补充内容外,公司上述公告其他内容不变。

## 二、备查文件

1、马良铭先生出具的《关于股份减持计划的补充告知函》。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会

二〇二一年十一月一日