证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2021-001

艾格拉斯股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告

持股5%以上的股东浙江巨龙控股集团有限公司保证向本公司提供的信息

内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2020 年 10 月 15 日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人的一致行动人存在被动

减持公司股份风险的提示性公告》（公告编号：2020-071），上市公司于 2020 年

10 月 12 日收到中信证券股份有限公司发送给公司实际控制人的一致行动人浙江

巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）《违约告知函》，巨龙控股因办理

的质押式回购交易涉及违约，质权人中信证券股份有限公司拟对巨龙控股所质押

的本公司股份进行违约处置，巨龙控股存在被动减持的风险，减持数量为任意连

续 90 日内，通过集中竞价方式减持不得超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方

式减持不得超过公司总股本的 2%；本次拟执行股份不超过 40,891,920 股，即不

超过公司总股本的 2.23%。

公司已于2020年11月17日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持数

量过半的进展公告》（公告编号：2020-080）。截至2021年1月13日，本次减持已

实施完毕，现将上述减持计划实施具体情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持数量（股）
减持均价（元/

股）

减持数量占公司总

股本比例（%）

巨龙控股

集中竞价 2020/11/11 3,000,000 2.28  0.16

大宗交易 2020/11/12 17,500,000 2.03  0.95

集中竞价 2020/11/13 3,000,000 2.26  0.16

集中竞价 2020/11/16 6,530,000 2.28 0.36

集中竞价 2020/11/20 3,000,000 2.26 0.16

集中竞价 2020/11/23 1,880,100 2.25 0.10

集中竞价 2020/11/24 640,000 2.26 0.03

合计 35,550,100 2.23 1.92

注：上述小数合计数误差由四舍五入所致。

2、本次减持前后股东持股情况

股东名称 股份性质
减持前持股数

量（股）

减持前持股比

例（%）

减持后持股数

量（股）

减持后持股比

例（%）

巨龙文化 无限售条件流通股 30,000,000 1.63 30,000,000 1.63

巨龙控股 无限售条件流通股 58,800,720 3.20 23,250,620 1.27

吕仁高 无限售条件流通股 51,400,929 2.80 51,400,929 2.80

吕成杰 - 25,620,300 1.40 25,620,300 1.40

合计 165,821,949 9.03 130,271,849 7.10

注：公司于 2018 年 8 月 16 日至 2019 年 6 月 28 日期间实施股份回购。根据相关规定，计算相关股份

比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量。上表中“占公司总股本比例（%）”计算分母为扣

除回购专用账户中的股份后的总股本，即 1,836,397,331 股。

二、其他相关说明

1、巨龙控股的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，

巨龙控股减持股份与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减

持股份数量，本次减持计划已实施完毕。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、

股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年1月13日