证券代码：300199  证券简称：翰宇药业 公告编号：2021-002

深圳翰宇药业股份有限公司

关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近日收到

中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证

监局关于对深圳翰宇药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2020〕218

号）（以下简称“《决定》”）。现将《决定》具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国证券法)》《上市公司现场检查办法》《公司债券发行与

交易管理办法)》以及我局 2020 年上市公司现场检查、债券发行人现场检查工作安

排，我局自 2020 年 8 月起对你公司进行了现场检查。检查发现，你公司存在.以下

问题：

一、 董事会、股东大会运作不规范

你公司第三届董事会第十六次会议召开当天才通知参会人员；第三届董事会第

十一次会议审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》时，与该事项有关联关

系的董事未回避表决；召开 2016 年和 2017 年年度股东大会、2018 年第二次临时股

东大会时，相关董事无故缺席股东大会。上述情形不符合《上市公司治理准则

(2002)》第四十六条、第七十一条、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》第二

十六条的相关规定。

二、信息披露不及时

(一)大股东股票质押信息披露不及时

2017 年至 2019 年期间，你公司多次未在控股股东股票质押发生后 2 日内披露

相关信息，而是将不同时间发生的多笔质押集中在一次公告中统一披露，不符合

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十二条、《上市公司信息披露管

理办法》第三十条的相关规定。

(二)行政处罚信息披露不及时

你公司 2019 年 1 月 15 日收到深圳市市场监督管理局作出的《行政处罚决定

书》，涉及处罚金额 999.79 万元，你公司作为公司债券发行人，2019 年 4 月 15 日

才进行披露，不符合《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条的相关规定。

三、 内部控制及财务核算存在的问题

（一）退货管控存在缺陷导致财务核算不准确

1、收入确认不规范

2017 年至 2019 年期间，你公司销售退换货频繁，相关交易实质是附有销售退

回条件的商品销售，但你公司未能合理估计退货率，在收入确认存在重大不确定性

时即全额确认收入，不符合《企业会计准则第 14号—收入》（2006）第四条的相关

规定。

2、存货跌价准备计提不准确

你公司部分销售产品批号与退货产品批号不一致，导致存货管理混乱，不能准

确核算存货库龄，从而影响存货跌价准备计提的准确性，不符合《企业会计准则第

1号—存货》（2006）第十五条、第十六条的相关规定。

（二）未对资本化研发支出进行减值测试

你公司于 2019 年终止了部分研发项目，存在资产减值迹象，但你公司在 2019

年财务报告中未按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》第四条的相关规定对有关

资产进行减值测试。

（三）在建工程未及时转入固定资产

你公司武汉生产基地两栋员工宿舍楼于 2019年 9月已达到预定可使用状态并正

常使用，但你公司当年未将前述在建工程转入固定资产，不符合《企业会计准则第

4号—固定资产》应用指南第一条第二项的相关规定。

（四）销售循环相关内控不完善

1、合同管理不完善

你公司与客户签订的销售框架合同中未约定对商品风险转移时点、退换货条件

等关键条款；你公司存在大额合同审批流程缺失、部分合同先执行后审批、对子公

司合同管理不到位等问题。上述情形不符合《企业内部控制应用指引（第 16号）》

第三条、第八条和第十五条的相关规定。

2、客户信用管控不完善

你公司违反公司内控制度规定，向未获得赊销授权和超出信用额度的客户赊销

商品；香港子公司未按照公司内控制度规定建立客户档案、设置赊销信用额度。上

述情形不符合《企业内部控制应用指引（第 9 号）》第四条、第五条和第六条的相

关规定。

此外，我局还关注到你公司募集资金管理制度未及时更新完善、退货管理制度

存在缺陷等问题。

上述情况反映出你公司在规范运作方面存在问题，也直接影响到你公司相关信

息披露数据的准确性,不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。根

据《上市公司现场检查办法》第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》第五十

九条、《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条等规定，我局决定对你公司采

取责令改正的行政监管措施，你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于

收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改报告：

一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培

训，忠实、勤勉地履行职责，切实完善公司治理，健全内部控制制度，强化信息披

露管理，严格履行信息披露义务，确保上市公司信息披露真实、准确、完整、及时、

公平。

二、你公司应进一步加强财务会计基础工作，提升会计核算水平，增强财务人

员的专业水平，确保会计核算和财务管理的规范性，从源头保证会计核算的质量。

三、你公司全体董事、监事和高级管理人员应高度重视整改工作，对内部管理

和信息披露等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理和改进，切实提高公

司规范运作水平。

如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理

委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人

民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

                                    2021年 1月 7日