证券代码：002416           证券简称：爱施德           公告编号：2020-093

深圳市爱施德股份有限公司

关于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司承诺

自愿延长股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行的方式向阿

里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”）发行 79,103,094 股人民

币普通股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过人民币

391,235,992.61 元。阿里巴巴认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起

18 个月内不得转让。相关具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露的《深圳市爱施

德股份有限公司非公开发行股票预案》。

公司近日收到阿里巴巴出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，为加强和

深化阿里巴巴与公司的战略合作关系，为公司的未来发展提供长期支持，谋求双方长

期共同战略利益，阿里巴巴自愿作出如下不可撤销的承诺：

阿里巴巴通过本次发行认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不予转

让，阿里巴巴将积极配合公司办理股份锁定相关手续。前述锁定期内，就阿里巴巴本

次发行认购的公司股份，若因公司进行资本公积转增股本、送红股等权益分派导致阿

里巴巴持有的公司股份发生变化的，阿里巴巴所持由此新增的公司股份仍将遵守前述

股份锁定承诺。如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券

监督管理委员会、深圳证券交易所对阿里巴巴持有的公司股份转让另有规定的，则阿

里巴巴将按相关规定执行。

本次非公开发行尚需中国证监会核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进

度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 18 日