证券代码：300466           证券简称：赛摩智能         公告编号：2020-048

赛摩智能科技集团股份有限公司

关于完成 2019 年度业绩承诺应补偿股份回购注销的公告

特别提示：

1、本次回购注销厦门赛摩积硕科技有限公司（以下简称“厦门积硕”或“目

标公司”）原股东2019年度应补偿股份合计3,343,427股，股份性质均为首发后

限售股，应补偿股份占赛摩智能科技集团股份有限公司（原“赛摩电气股份有限

公司”，以下简称“赛摩智能”、“上市公司”或“公司”）回购注销前总股本

（538,873,335股）的0.62%。

2、公司已于2020年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办

理完毕上述业绩承诺应补偿股份回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份

总数由538,873,335股变更至535,529,908股。

3、公司已于2020年4月28日向交易对方发送《关于2019年度业绩承诺补偿情

况的确认函》，告知并要求履行业绩补偿事宜。截至本公告披露日，公司已完成

对交易对方2019年度业绩补偿所涉及的股份注销工作，交易对方已分别将应退回

上市公司往年分红款合计33,434.27元返还至上市公司指定银行账户；目前公司

尚未收到交易对方现金补偿款2,200.96万元，公司将切实履行催收义务，并按照

相关规则要求及时履行信息披露义务。上述现金补偿款上市公司存在不能按时回

收的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准赛摩电气股份有限公司向刘永

忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1041号)核准，

公司以非公开发行人民币普通股（A股）股票9,636,906股，每股发行价格15.01

元，向厦门积硕原全体股东刘永忠、芦跃江、陈向东、陈晴、邓宓（上述5名股

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东本文称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的厦门积硕100%的股权，

共支付交易对价为26,300.00万元。

标的

公司

交易对

方名称

发行股份购买资产情况 支付现金购买资产情况

发行赛摩电气

股份数（股）

对应转

让标的

公司的

股权的

百分比

（%）

对应转让标

的公司的股

权转让对价

（万元）

支付现金额

（万元）

对应转让标

的公司的股

权的百分比

（%）

对应转让标

的公司的股

权转让对价

（万元）

厦门

积硕

刘永忠 2,489,923 14.21 3,737.37 3,057.85 11.63 3,057.85

芦跃江 2,489,653 14.21 3,736.97 3,057.52 11.63 3,057.52

陈向东 2,489,602 14.21 3,736.89 3,057.46 11.63 3,057.46

陈晴 1,083,864 6.19 1,626.88 1,331.08 5.06 1,331.08

邓宓 1,083,864 6.19 1,626.88 1,331.08 5.06 1,331.08

合计 9,636,906 55.00 14,465.00 11,835.00 45.00 11,835.00

上述非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年10月12

日。

二、交易对方的业绩承诺和补偿的约定情况

1、承诺净利润及补偿期间

根据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，发行股份购买厦门积硕100%

股权于2017年度实施完毕，补偿测算期间为2017年度、2018年度和2019年度。刘

永忠、芦跃江、陈向东、陈晴、邓宓承诺：厦门积硕2017年度、2018年度、2019

年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,806万元、2,517

万元及3,520万元。

2、补偿约定

在此业绩承诺及补偿期间，上市公司应当在目标公司每年的年度审计时聘请

具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司的净利润与承诺净利润之间

的差异情况进行补偿测算并出具专项核查意见（以下简称“《专项审核报告》”）。

若厦门积硕实现的净利润低于承诺净利润的，将对实现净利润与承诺净利润之间

的差额按照交易双方的约定进行补偿。补偿方式为：交易对方须优先以本次交易

中所获得的上市公司股份进行补偿，所获股份不足以全额补偿的，差额部分以现

金进行补偿。

上市公司在目标公司当年《专项审核报告》出具后的 10 个工作日内，按照

约定计算应补偿的金额并书面通知交易对方。交易对方应在接到上市公司的书面

通知后 10 个工作日内按约定的方式优先以本次交易取得的上市公司股份对上市

公司实施补偿；上市公司应将取得的该等补偿股份予以注销，或按照上市公司赠

送股份实施公告中所确定的股份登记日登记在册的其他股东所持上市公司股份

占上市公司股份总数（扣除交易对方所持上市公司股份数）的比例赠与给交易对

方之外的上市公司其他股东。

如按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由交易对方以

现金补偿，交易对方应在接到上市公司的书面通知后 10 个工作日内将应补偿的

现金一次性支付至上市公司指定的银行账户；若在需现金补偿时，尚有未向交易

对方支付完毕的现金对价，则先行冲抵所需支付现金对价的金额。

交易对方补偿金额以交易对方在本次交易所获得的交易对价为限（包括转增

或送股的股份），且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0

取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回；若目标公司当

年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利

润考核。

交易对方内部各自承担的补偿金额比例的计算方式为：交易对方各自因本次

交易所获得的交易对价/交易对方合计因本次交易所获得的交易对价，且交易对

方各自对本协议项下的补偿义务承担连带责任。

在补偿期间内任一会计年度，如目标公司截至当期期末累积实现的净利润小

于截至当期期末累积承诺净利润，则交易对方应向上市公司进行补偿。每年补偿

的股份数量及现金金额的计算方式为：

当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实

现净利润）÷补偿期间各年的承诺净利润总和×标的资产作价－已补偿股份数×

本次发行股份价格－已补偿现金

交易对方按照下列顺序对上市公司进行补偿：

（1）以因本次交易取得的上市公司股份作为补偿，用于补偿部分的股份由

上市公司以总价人民币 1元进行回购，当年应补偿股份数的计算方式为：当年应

补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）

×本次交易中所获股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股

份数量。

补偿期间上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、

除息行为，交易对方在本次交易中所获上市公司股份的总数将作相应调整，补偿

的股份数量也相应进行调整。

（2）按照以上方式计算出的补偿股份数量仍不足以补偿的，差额部分由交

易对方以现金补偿。

补偿期间，如发生不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但

不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，战争、骚乱等社

会性事件，全球性的重大金融危机，导致补偿期间内，目标公司净利润小于目标

公司相应年度承诺净利润，经各方协商一致，可以书面形式对约定的补偿金额予

以调整。

3、减值测试

各方确认，在补偿期间届满时，上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会

计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。根据《减值测

试报告》，若出现如下情形，即：标的资产期末减值额＞补偿期间内已补偿股份

总数×本次发行股份价格＋补偿期间内已补偿现金总金额，则交易对方应对上市

公司另行补偿，具体补偿金额及计算方式如下：

标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额－（本次发行股份价格×

补偿期内已补偿股份总数＋补偿期间内已补偿现金总金额）。

交易对方按照下列顺序对上市公司进行补偿：

（1）以因本次交易取得的上市公司股份作为补偿，用于补偿部分的股份由

上市公司以总价人民币 1元进行回购，应补偿股份数的计算方式为：应补偿股份

数=标的资产减值应补偿的金额/本次发行股份价格。

补偿期间上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、

除息行为，交易对方在本次交易中所获上市公司股份的总数将作相应调整，补偿

的股份数量也相应进行调整。

（2）按照以上方式计算出的补偿股份数量仍不足以补偿的，差额部分由交

易对方以现金补偿。

交易对方内部各自承担的补偿金额比例适用本协议第 4.3 条之规定，即交易

对方内部各自承担的补偿金额比例的计算方式为：交易对方各自因本次交易所获

得的交易对价/交易对方合计因本次交易所获得的交易对价，且交易对方各自对

本协议项下的补偿义务承担连带责任。

三、业绩承诺完成情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，厦门积硕业绩实

现情况如下：

序号 公司名称
业绩承诺金额

（万元）

扣除非经常性损

益净利润（万元）

业绩承诺完

成率

1 厦门积硕 3,520.00 1,367.07 38.84%

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017至2019年度厦门积硕累

计业绩实现情况如下：

序号 公司名称
业绩承诺金额

（万元）

扣除非经常性损益

净利润（万元）

业绩承诺完

成率

1 厦门积硕 7,843.00 2,873.00 36.63%

厦门积硕2017至2019年度累计实现扣除非经常性损益净利润2,873万元，

2017至2019年度累积承诺业绩7,843万元，业绩承诺未完成。

四、未完成业绩承诺补偿方案

根据《盈利预测补偿协议》的规定，交易对方应当先以取得的上市公司股份

优先补偿，不足部分再以现金补偿。根据上司公司查询结果，交易对方用于补偿

2019 年度业绩承诺未完成金额除涉及股份补偿外，差额部分以现金补偿。根据

公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 28 日出具的《减值

测试审核报告》，截至 2019 年末补偿期间届满，厦门积硕资产减值额（15,420

万元）＜补偿期间内已补偿股份总数×本次发行股份价格＋补偿期间内已补偿现

金总金额（16,665.96 万元），因此无需对公司另行补偿。同时业绩承诺补偿期

间，公司《2017 年度利润分配方案》为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 552,749,359

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。从而本次各交易

对手应将因权益分配所获现金股利返还上市公司。实施补偿方案具体计算过程如

下：

1、补偿股份及现金

“当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积

实现净利润）÷补偿期间各年的承诺净利润总和×标的资产作价－已补偿股份数

×本次发行股份价格－已补偿现金。本次各交易对手用于补偿的股份由公司以总

价人民币 1元进行回购注销，当年应补偿股份数的计算方式为：当年应补偿股份

数=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）×本次交

易中所获股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量。

厦门积硕各交易对方当年应补偿总金额=（78,430,000 元-28,730,000 元）

÷78,430,000 元×262,999,900 元－6,293,479 股×15.01 元=7,219.44 万元；

厦门积硕当年应补偿股份数=72,194,400 元÷15.01 元=4,809,753 股，其中可用

于补偿的股份数量为 3,343,427 股，折合补偿金额 5,018.48 万元，差额部分

2,200.96 万元以现金补偿。

其中涉及股份补偿及现金红利返还情况如下：

单位：股；元

交易对方
原持股比

例

2018年已补偿

股份数

2019 年应补

偿股份数

累计应补偿

股份数
应退回分红款

刘永忠 25.84% 1,626,069 863,854 2,489,923 8,638.54

芦跃江 25.84% 1,625,893 863,760 2,489,653 8,637.60

陈向东 25.84% 1,625,859 863,743 2,489,602 8,637.43

陈晴 11.25% 707,829 376,035 1,083,864 3,760.35

邓宓 11.25% 707,829 376,035 1,083,864 3,760.35

合计 100.00% 6,293,479 3,343,427 9,636,906 33,434.27

截至本公告披露日，交易对方已分别将上述应退回分红款合计 33,434.27

元返还至上市公司指定银行账户。目前公司尚未收到现金补偿款，公司将切实履

行催收义务，并按照相关规则要求及时履行信息披露义务。

五、回购股份的主要内容

1、回购股份目的：履行发行股份购买资产并募集配套资金业绩承诺约定；

2、回购股份方式：定向回购目标公司交易对手应补偿股份；

3、回购股份价格：总价1.00 元人民币；

4、回购股份数量：3,343,427股；

5、回购股份资金来源：自有资金；

六、本次股份回购事项的审批流程

本次股份回购事项已分别经公司第三届董事会第二十五次会议、2019年年度

股东大会审议通过。

七、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

 本次变动前
本次变动增减

(+,-)
本次变动后

数量（股） 比例（%）
补偿股份回购

注销数量（股）
数量（股） 比例（%）

一、有限售条件股份 159,983,325 29.69 -3,343,427 156,639,898 29.25

二、无限售条件股份 378,890,010 70.31 0 378,890,010 70.75

其中：人民币普通股 378,890,010 70.31 0 378,890,010 70.75

三、股份总数 538,873,335 100.00 -3,343,427 535,529,908 100.00

本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。本次回购注销完

成后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

本次回购注销股后，按新股本535,529,908股摊薄计算，2019年度，基本每

股收益为-0.3734元/股，稀释每股收益为-0.3734元/股。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

                                                    董事会

                                               2020 年 9 月 14 日