证券代码：002646               证券简称：青青稞酒               公告编号：2020-069

青海互助青稞酒股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海华实科技

投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）《简式权益变动报告书》。公司控股股东华实投资

自 2019 年 5 月 20 日至本公告披露日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统、深圳证券交

易所大宗交易系统累计减持股份 22,500,000 股，占公司总股本的 5.00%。

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，华实投资持有本公司股份为294,825,540股，占公司总股本的65.5168%；

本次权益变动后，华实投资持有本公司股份为 272,325,540 股，占公司总股本的 60.5168%。

具体股份变动情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股）
占总股本

比例

华实投资 大宗交易 2019年5月20日 10.59 8,160,000 1.8133%

华实投资 大宗交易 2019年5月21日 10.59 740,000 0.1644%

华实投资 集中竞价交易 2019年7月18日 12.333 70,000  0.0156%

华实投资 集中竞价交易 2019年7月19日 12.315 415,000  0.0922%

华实投资 集中竞价交易 2019年7月22日 12.250 15,000  0.0033%

华实投资 集中竞价交易 2019年7月23日 12.193 60,000  0.0133%

华实投资 集中竞价交易 2019年7月25日 12.528 170,000  0.0378%

华实投资 集中竞价交易 2019年8月30日 12.093 330,000  0.0733%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月16日 12.094 450,000  0.1000%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月17日 11.968 120,000  0.0267%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月18日 12.047 570,000  0.1267%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月19日 11.721 470,000  0.1044%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月20日 11.885 340,000  0.0756%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月23日 11.516 250,000 0.0556%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月24日 11.813 610,000 0.1356%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月25日 12.074 630,000 0.1400%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月26日 12.325 326,200 0.0725%

华实投资 集中竞价交易 2019年9月27日 11.795 170,000 0.0378%

华实投资 大宗交易 2019年12月11日 9.5 2,300,000 0.5111%

华实投资 大宗交易 2019年12月12日 9.38 2,300,000 0.5111%

华实投资 集中竞价交易 2020年8月25日 11.1878 256,300  0.0570%

华实投资 集中竞价交易 2020年8月27日 10.6217 425,000  0.0944%

华实投资 集中竞价交易 2020年8月28日 10.7280 330,000  0.0733%

华实投资 大宗交易 2020年8月28日 9.62  1,460,000 0.3244%

华实投资 集中竞价交易 2020年8月31日 11.2195 790,000 0.1756%

华实投资 集中竞价交易 2020年9月1日 10.9958 412,500 0.0917%

华实投资 集中竞价交易 2020年9月2日 10.8001 330,000 0.0733%

合计 —— —— —— 22,500,000 5.00%

二、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。

2、控股股东华实投资作为信息披露义务人披露的《简式权益变动报告书》详见指定信息

披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

                                               2020 年 9 月 3 日