金龙机电股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：金龙机电股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：金龙机电

股票代码：300032

信息披露义务人 1：金龙控股集团有限公司

住所：浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园

通讯地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园

信息披露义务人 2：金美欧

住所：浙江省温州市学院东路**花园

通讯地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园

信息披露义务人 3：徐微微

住所：浙江省乐清市纬一路**花园

通讯地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园

股份变动性质：减持（股票质押违约遭遇平仓、部分股票被司法处置、可交换公司债

券持有人实施换股、集中竞价）

签署日期：2020年8月19日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书（2020年修订）》及相关

法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已

全面披露信息披露义务人在金龙机电股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报

告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增

加或减少其在金龙机电中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有

委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说

明。

五、信息披露义务人保证本权益变动报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、

完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带

的法律责任。

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
第一节 释义

在本报告书中，除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：

信息披露义务人 指 金龙控股集团有限公司、金美欧、徐微微

金龙集团 指 金龙控股集团有限公司

金龙机电、上市公司 指 金龙机电股份有限公司

本报告书 指 《金龙机电股份有限公司简式权益变动报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元 指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1.名称：金龙控股集团有限公司

住所：浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园

法定代表人：金绍平

注册资本：180,000,000元

统一社会信用代码：913303821455519629

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：电子元器件、电气、汽车配件、船舶、信息通讯设备、电动玩具及其

电子产品销售；对实业投资；对房地产投资、对酒店投资；货物进出口、技术进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：长期

主要股东：金绍平，持有90.56%股权。

通讯方式：浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园

执行董事及总经理：

姓名 性别 职务 国籍 居住地
是否取得其他国家或者

地区的居留权

金绍平 男 执行董事 中国 温州 否

截至本报告书签署日，金龙集团不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份

达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

2.姓名：金美欧

性别：女

国籍：中国

通讯地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

截至本报告书签署日，金美欧不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达

到或超过该公司已发行股份5%的情况。

3.姓名：徐微微

性别：女

国籍：中国

通讯地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益

的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

二、信息披露义务人及其一致行动人关系

金绍平持有金龙集团90.56%股份，系金龙集团实际控制人，金绍平与金美欧系父女关

系，金绍平与徐微微系夫妻关系。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

2018年8月15日及2018年8月16日，金龙集团因发行的可交换公司债券投资人进行换股，

导致金龙集团持有的公司股票数量减少1,987,275股；2019年3月1日至2019年6月25日，金

龙集团持有的12,800,000股质押股份遭债权人兴业证券股份有限公司通过集中竞价的方式

被动减持；2019年7月26日，金龙集团持有的8,200,000股无限售流通股被浙江省温州市中

级人民法院于阿里巴巴司法拍卖平台被司法处置；2019年11月21日，金龙集团持有的

13,812,154股限售流通股股份被浙江省温州市中级人民法院于阿里巴巴司法拍卖平台被司

法处置；2019年12月31日，金龙集团持有的25,176,339股股份被浙江省高级人民法院于阿

里巴巴司法拍卖平台被司法处置；2020年1月15日至2020年2月7日，金龙集团持有的

8,000,000股股份被温州市中级人民法院通过集中竞价方式被司法处置；2020年3月10日，

金美欧持有的2,000,000股股份被温州市中级人民法院人民法院于阿里巴巴司法拍卖平台被

司法处置。2019年3月13日，徐微微以集中竞价方式卖出金龙机电股份318,434股。因上述

事项导致信息披露义务人股份稀释，持股比例减少。

二、未来12个月内继续增持或减少的计划

截至本报告书签署之日，金龙集团、金美欧女士、徐微微女士尚无明确的在未来十二

个月内增加或减少其在金龙机电拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将按

照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前后持有金龙机电的股份情况

本次权益变动之前，信息披露义务人金龙集团为公司控股股东，持有公司202,402,481

股股份，持股比例为25.20%；信息披露义务人金美欧持有公司30,825,000股股份，持股比

例为3.84%；徐微微持有公司318,434股股份，持股比例为0.04%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人金龙集团持股数量减少69,975,768股后共计持

有132,426,713股，持股比例为16.49%；本次权益变动完成后，信息披露义务人金美欧持股

数量减少2,000,000股后共计持有28,825,000股股份，持股比例为3.59%；信息披露义务人

徐微微持股数量减少318,434股后不再持有公司股份。

二、信息披露义务人本次权益变动方式

1.2018年8月15日及2018年8月16日，金龙集团因发行的可交换公司债券投资人进行换

股，导致金龙集团持有的公司股票数量减少1,987,275股，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持股数

（股）

减持均价

（元/股）

减持股数占公司总

股本比例（%）

金龙集团
可交债换

股
2018 年 8 月 15 日 326,264 6.13 0.21

金龙集团
可交债换

股
2018 年 8 月 16 日 1,661,011 6.13 0.04

合计 1,987,275 - 0.25

2.2019年3月1日至2019年6月25日，金龙集团持有的12,800,000股质押股份遭债权人兴

业证券股份有限公司通过集中竞价的方式被动减持，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持股数

（股）

减持均价

（元/股）

减持股数占公司

总股本比例（%）

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 1 日 1,629,779 3.633 0.2029

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 4 日 1,252,665 3.779 0.1560

9

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 5 日 978,405 3.641 0.1218

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 6 日 773,825 3.908 0.0963

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 7 日 618,107 4.032 0.0770

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 8 日 497,637 4.007 0.0620

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 11 日 403,200 3.772 0.0502

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 12 日 328,369 3.91 0.0409

金龙集团 集中竞价 2019 年 4 月 29 日 268,548 3.797 0.0334

金龙集团 集中竞价 2019 年 4 月 30 日 220,378 3.79 0.0274

金龙集团 集中竞价 2019 年 5 月 6 日 181,356 3.614 0.0226

金龙集团 集中竞价 2019 年 5 月 7 日 44,590 3.5 0.0056

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 5 日 224,700 3.125 0.0280

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 6 日 610,137 2.994 0.0760

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 11 日 1,075,209 3.008 0.1339

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 12 日 868,624 3.036 0.1081

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 13 日 709,714 3.02 0.0884

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 14 日 585,253 3.049 0.0729

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 17 日 486,305 2.959 0.0605

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 18 日 406,645 2.951 0.0506

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 19 日 341,835 3.022 0.0426

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 20 日 288,631 3.009 0.0359

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 21 日 3,151 3.31 0.0004

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 25 日 2,937 4.00 0.0004

合计 12,800,000 - 1.59

3.2019年7月26日，金龙集团持有的8,200,000股无限售流通股被浙江省温州市中级人

民法院于阿里巴巴司法拍卖平台被司法处置，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持股数

（股）

减持均价

（元/股）

减持股数占公司

总股本比例

（%）

金龙集团 司法拍卖 2019 年 7 月 26 日 100,000 2.635 0.01245

金龙集团 司法拍卖 2019 年 7 月 26 日 2,000,000 2.635 0.2490

金龙集团 司法拍卖 2019 年 7 月 26 日 2,000,000 2.635 0.2490

金龙集团 司法拍卖 2019 年 7 月 26 日 2,000,000 2.635 0.2490

金龙集团 司法拍卖 2019 年 7 月 26 日 2,100,000 2.636 0.26146

合计 8,200,000 - 1.02

4.2019年11月21日，金龙集团持有的13,812,154股限售流通股被浙江省温州市中级人

民法院于阿里巴巴司法拍卖平台被司法处置，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持股数

（股）

减持均价

（元/股）

减持股数占公司

总股本比例

（%）

金龙集团 司法拍卖 2019年11月21日 13,812,154 2.58 1.72

5.2019年12月31日，金龙集团持有的25,176,339股被浙江省高级人民法院于阿里巴巴

司法拍卖平台被司法处置，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持股数

（股）

减持均价

（元/股）

减持股数占公司

总股本比例

（%）

金龙集团 司法拍卖 2019年12月31日 25,176,339 3.01 3.13

6.2020年1月15日至2020年2月7日，金龙集团持有的8,000,000股股票被温州市中级人

民法院通过集中竞价方式被司法处置，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持股数

（股）

减持均价

（元/股）

减持股数占公司

总股本比例

（%）

金龙集团 集中竞价 2020年1月15日 1,090,000 3.873 0.1357

金龙集团 集中竞价 2020年1月16日 900,000 3.892 0.1121

金龙集团 集中竞价 2020年1月16日 3,000,000 3.87 0.3735

金龙集团 集中竞价 2020年1月17日 620,000 4.108 0.0772

金龙集团 集中竞价 2020年1月20日 520,000 4.026 0.0647

金龙集团 集中竞价 2020年1月21日 450,000 3.993 0.056

金龙集团 集中竞价 2020年1月22日 190,000 3.878 0.0237

金龙集团 集中竞价 2020年1月22日 190,000 3.898 0.0237

金龙集团 集中竞价 2020年1月23日 330,000 3.847 0.0411

金龙集团 集中竞价 2020年2月3日 290,000 3.465 0.0361

金龙集团 集中竞价 2020年2月4日 100,000 3.624 0.0125

金龙集团 集中竞价 2020年2月4日 150,000 3.665 0.0187

金龙集团 集中竞价 2020年2月7日 170,000 3.926 0.0212

合计 8,000,000 - 0.996

7.2020年3月10日，金美欧持有的2,000,000股被温州市中级人民法院人民法院于阿里

巴巴司法拍卖平台被司法处置，具体情况如下：

股东名称
减持方

式
减持时间

减持股数

（股）

减持均价

（元/股）

减持股数占公司

总股本比例

（%）

金美欧
司法拍

卖
2020年3月10日 2,000,000 3.70 0.25

8.2019年3月13日，徐微微以集中竞价方式卖出金龙机电股份共计318,434股，占金龙

机电总股本的0.04%，成交价格为4元/股。

二、信息披露义务人持有公司股份权利限制情况

截至本报告签署日，信息披露义务人所持公司股份权利限制情况如下：

股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
质押或冻结数量（股）

股份状态 股份数量

金龙集团 132,426,713 16.49
质押 132,185,112

冻结 132,425,997

金美欧 28,825,000 3.59
质押 28,820,000

冻结 28,825,000

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进

行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人

应当披露而未披露的其他重大信息。

14

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1：  金龙控股集团有限公司

  （公章）

（管理人章）

签署日期： 2020年8月19日

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 2：  金美欧

签署日期： 2020年8月19日

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 3：  徐微微

签署日期： 2020年8月19日

第八节 备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人金龙集团的法人营业执照，金美欧的身份证明文件，徐微微的

身份证明文件；

（二）信息披露义务人金龙集团董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

（三）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点：

金龙机电董事会办公室

联系电话：0755-26509862

联系人：郑雯雯

附表

简式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称
金龙机电股份有限公

司

上市公司所

在地

广东省深圳市南山区粤海街

道华润置地大厦  D 座  25

楼 01-05 单元

股票简称 金龙机电 股票代码 300032

信息披露义务人

名称

金龙控股集团有限公

司、金美欧、徐微微

信息披露义

务人注

册地

浙江省乐清市北白象镇进港

大道边金龙科技园

拥有权益的股份

数量变化

增 加 □  减 少  √

不变，但持股人发生

变 化 □

有无一致行

动人

有 √ 无 □

信息披露义务人

是否为上市公司

第一大股东

是 √ 否 □

信息披露义

务人是否为

上市公司实

际控制人

是 √ 否 □

权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易 √      协议转让

国有股行政划转或变更            间接方式转让

取得上市公司发行的新股          执行法院裁定 √

继承  赠与

其他  √（可交债换股、质押权人行权）

信息披露义务人

披露前拥有权益

的股份数量及占

上市公司已发行

股份比例

股票种类：普通股

持股数量：233,545,915

持股比例：29.08%

本次权益变动

后，信息披露义

务人拥有权益的

股份数量及变动

比例

股票种类：普通股

变动后持股数量：161,251,713

变动后持股比例：20.08%

变动比例：9%

信息披露义务

是   □ 否 √（尚无明确的在未来十二个月内增加或

减少其在金龙机电拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变

动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。）

人是否拟于未

来12个月内

继续增持或减

持

信息披露义务人

在此前6个月是

否在二级市场买

卖该上市公司股

票

是 □          否√

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内

容予以说明：

控 股 股 东 或

实 际 控 制 人

减 持 时 是 否

存 在 侵 害 上

市 公 司 和 股

东权益的问

题

是 □ 否 √

控 股 股 东 或

实 际 控 制 人

减 持 时 是 否

存 在 未 清 偿

其 对 公 司 的

负 债 ， 未 解

除 公 司 为 其

负 债 提 供 的

担 保 ， 或 者

损 害 公 司 利

益的其他情

形

是 □ 否 √

  （如是，请注明具体情况）

本 次 权 益 变

动 是 否 需 取

得批准

是 □ 否 √

是 否 已 得 到

批准 是  □ 否 □

（本页无正文，为《金龙机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人 1：  金龙控股集团有限公司

  （公章）

（管理人章）

签署日期： 2020年8月19日

（本页无正文，为《金龙机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人 2：  金美欧

签署日期： 2020年8月19日

（本页无正文，为《金龙机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人 3：  徐微微

签署日期： 2020年8月19日

	第一节 释义
	第二节 信息披露义务人介绍
	第三节 持股目的
	第四节 权益变动方式
	第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
	第六节 其他重大事项
	第七节 信息披露义务人声明
	第八节 备查文件
	附表