证券代码：300199  证券简称：翰宇药业 公告编号：2020-063

深圳翰宇药业股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称 “公司”）股票于 2020 年 7 月 22 日、

7 月 23 日、7 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司已于

2020 年 7 月 24 日披露《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2020-

060）。2020 年 7 月 29 日、2020 年 7 月 30 日公司股票连续两个交易日涨停，截止

2020 年 7 月 31 日连续三个交易日收盘价格累计涨幅偏离值达 19.09%，短期内涨幅

较大。请投资者注意风险，理性投资。

一、 业绩存在变动风险

公司 2020 年一季度归属于上市公司股东的净利润为 2,242.02 万元，较 2019 年

同期下降 56.93%。2020 年一季度新型冠状病毒感染肺炎疫情的出现及在全球的爆

发，导致全国各地企业复工延缓、海外市场需求暂缓，产品生产、终端销售及市场

推广等活动受到不同程度限制，公司生产经营受到一定影响，公司 2020 年一季度业

绩出现较大幅度下滑。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

二、 药品降价的风险

随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，医保支付改革、分级诊疗、一

致性评价和医药分开等政策的全面推进，国家持续加强对药品价格控制力度，特别

是带量采购、国家集采和价格谈判，造成药品价格大幅度下调，对制药行业的各环

节产生较大影响。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住降价和市场规模扩

大的机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。敬请广大投资者谨慎决

策，注意投资风险。

三、 注射用醋酸西曲瑞克销售不达预期的风险

2018 年 12 月，公司收到国家药品监督管理局下发的注射用醋酸西曲瑞克《药

品注册批件》，注射用醋酸西曲瑞克获批上市。近日，公司收到国家卫生健康委医

药卫生科技发展研究中心下发的《关于“重大新药创制”科技重大专项 2020 年度实施

计划立项课题的通知》（卫科专项函[2019]860 号），公司于 2020 年 7 月 31 日披露

了关于收到《关于“重大新药创制”科技重大专项 2020 年度实施计划立项课题的通知》

的公告。

西曲瑞克作为专科用药，目前在国内，市场推广尚处于初级阶段，市场培育需

要一个长期过程，且药品销售会受到市场、环境变化等不确定因素影响，可能面临

销售不达预期或增长缓慢的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、盐酸二甲双胍缓释片销售不达预期的风险

盐酸二甲双胍缓释片属于国家集采品种，公司将积极组织参与国家集采投标，

但由于该品种生产企业较多，面临的采购竞争非常激烈，将带来较大的价格压力，

集采中标与否存在较大不确定性，因此尚不能准确预测是否会对公司未来业绩产生

重大影响。

公司董事会确认，除已公告事项外，公司没有根据有关规定应披露而未披露的

事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉公司有根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股

票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司近期股票价格波动较大，公司

特别提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均

以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险，特

此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

                                    2020 年 8 月 1 日