证券代码：002079  证券简称：苏州固锝  公告编号：2020-039

苏州固锝电子股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

控股股东苏州通博电子器材有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动属于控股股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于近日收到控股

股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）出具的《苏州固锝电子股

份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“权益变动报告书”）。截至2020年6

月15日，苏州通博及其一致行动人吴念博先生通过深圳证券交易所系统累计减持

36,392,527股，占公司总股本比例的4.999%。本次权益变动前，苏州通博持有公司股

份266,377,429股，占公司总股本的36.592%，一致行动人吴念博先生持公司股份

1,380,660股，占公司总股本的0.190%；本次权益变动后，苏州通博持有公司股份

230,580,052股，占公司总股本的31.674%，吴念博先生持公司股份785,450股，占公

司总股本的0.108%。详细情况参见公司2014年5月19日、2015年5月12日、2019年9月9

日和2020年6月16日刊载于指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告（公告编号：2014-021、2015-013、2019-038、2020-038）。

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，苏州通博持有苏州固锝股份26637.7429万股,占苏州固锝总股

本的36.592%；吴念博先生直接持有苏州固锝138.066万股，占苏州固锝总股本的

0.190%。苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝26775.8029万股，占苏州固锝总股

本的36.781%。

2014年5月27日至2014年5月29日,苏州通博通过深圳证券交易所系统减持苏州固

锝股份700万股,减持后持有苏州固锝股份25937.7429万股，占苏州固锝总股本的

35.630%；吴念博先生直接持有苏州固锝138.066万股，占苏州固锝总股本的0.190%。

苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝26075.8089万股，占苏州固锝总股本的

35.820%。

2014年6月5日,苏州通博通过深圳证券交易所系统减持苏州固锝股份190万股,减

持后持有苏州固锝股份25747.7429万股，占苏州固锝总股本的35.369%；吴念博先生

直接持有苏州固锝138.066万股，占苏州固锝总股本的0.190%。苏州通博和吴念博先

生共同持有苏州固锝25885.8089万股，占苏州固锝总股本的35.559%。

2014年8月28日,苏州通博通过深圳证券交易所系统减持苏州固锝股份400万股,

减持后持有苏州固锝股份25347.7429万股，占苏州固锝总股本的34.820%；吴念博先

生直接持有苏州固锝138.066万股，占苏州固锝总股本的0.190%。苏州通博和吴念博

先生共同持有苏州固锝25485.8089万股，占苏州固锝总股本的35.009%。

2015年5月19日至2015年5月21日, 苏州通博通过深圳证券交易所系统减持苏州

固锝股份500万股,减持后持有苏州固锝股份24847.7429万股，占苏州固锝总股本的

34.133%；吴念博先生直接持有苏州固锝138.066万股，占苏州固锝总股本的0.190%。

苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝24985.8089万股，占苏州固锝总股本的

34.323%。

2015年5月14日，吴念博先生通过深圳证券交易所系统减持苏州固锝股份34.515

万股，减持后持有苏州固锝股份103.545万股，占苏州固锝总股本的0.142%；苏州通

博持有苏州固锝股份24847.7429万股，占苏州固锝总股本的34.133%。苏州通博和吴

念博先生共同持有苏州固锝24951.2879万股，占苏州固锝总股本的34.275%。

2015年9月24日至2015年9月25日, 苏州通博通过“华泰基石50号定向资产管理计

划”增持苏州固锝股份110万股,增持后持有苏州固锝股份24957.7429万股，占苏州固

锝总股本的34.284%。吴念博先生直接持有苏州固锝103.545万股，占苏州固锝总股本

的0.142%。苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝25985.8089万股，占苏州固锝总

股本的34.426%。

2019年9月9日，吴念博先生通过深圳证券交易所系统减持苏州固锝股份25万股，

减持后持有苏州固锝股份78.545万股，占苏州固锝总股本的0.108%；苏州通博持有苏

州固锝股份24957.7429万股，占苏州固锝总股本的34.284%。苏州通博和吴念博先生

共同持有苏州固锝25036.2879万股，占苏州固锝总股本的34.392%。

2020年5月8日至2020年5月15日, 苏州通博通过深圳证券交易所系统减持苏州固

锝股份617.5万股,减持后持有苏州固锝股份24340.2429万股，占苏州固锝总股本的

33.436%；吴念博先生直接持有苏州固锝78.545万股，占苏州固锝总股本的0.108%。

苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝24418.7879万股，占苏州固锝总股本的

33.544%。

2020年6月11日至2020年6月15日, 苏州通博通过深圳证券交易所系统减持苏州

固锝股份1282.2377万股,减持后持有苏州固锝股份23058.0052万股，占苏州固锝总股

本的31.674%。（其中：苏州通博通过“华泰基石50号定向资产管理计划”持有的110

万股减持完毕）;吴念博先生直接持有苏州固锝78.545万股，占苏州固锝总股本的

0.108%。苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝23136.5502万股，占苏州固锝总股

本的31.782%。

信息披露义务人苏州通博电子器材有限公司曾作出股份锁定承诺：非公开发行认

购的414万股自股份上市日起锁定三年,锁定期自2011年11月24日至2014年11月24日

止，其他股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份质押、冻结。本次减持未违反

该股份锁定承诺。

具体变动情况如下表所示:

股东名称 交易方式 股份变动期间
均价

（元/股）

股份变动情况

（股）

公司股本总额

（股）

变动比例

（占公司总

股本的比

例）

苏州通博

电子器材

有限公司

大宗交易

(减持)

2014.5.27至

2014.5.29
6.765 -7,000,000 727,971,487 -0.962%

2014.6.5 6.94 -1,900,000 727,971,487 -0.261%

2014.8.28 7.53 -4,000,000 727,971,487 -0.549%

2015.5.19至

2015.5.21
13.22 -5,000,000 727,971,487 -0.687%

集中竞价

(增持)

2015.9.24至

2015.9.25
7.01 +1,100,000 727,971,487 0.151%

大宗交易

(减持)

2020.5.8至

2020.5.15
9.36 -6,175,000 727,971,487 -0.848%

集中竞价

(减持)
2020.6.11 10.34 -1,100,047 727,971,487 -0.151%

大宗交易

(减持)
2020.6.11 9.27 -7,264,430 727,971,487 -0.998%

集中竞价

(减持,资

管计划)

2020.6.12 11.50 -1,100,000 727,971,487 -0.151%

集中竞价

(减持)
2020.6.12 11.53 -2,500,300 727,971,487 -0.343%

集中竞价

(减持)
2020.6.15 12.595 -857,600 727,971,487 -0.118

吴念博

（一致行

动人）

集中竞价 2015.5.14 13.03 -345,150 727,971,487 -0.047

集中竞价 2019.9.9 7.64 -250,000 727,971,487 -0.034

总计 —— -36,392,527 727,971,487 4.999%

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2014年5月27日至2020年6月15日期间，苏州通博及其一致行动人通过集中竞价、

大宗交易方式累计减持股份变动比例为4.999%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数（股）
占总股本比

例
股数（股）

占总股本比

例

苏州通博

合计持有股份数 266,377,429 36.592% 230,580,052 31.674%

其中：无限售条件股份 262,237,429 36.023% 230,580,052 31.674%

有限售条件股份 4,140,000 0.569% -- --

吴念博

合计持有股份数 1,380,660 0.190% 785,450 0.108%

其中：无限售条件股份 1,380,660 0.190% 785,450 0.108%

有限售条件股份 -- -- -- --

  合计： 267,758,089 36.781% 231,365,502 31.782%

注：苏州通博及其一致行动人累计持股变动幅度达到4.999%

三、承诺履行情况

1、苏州通博在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行

股票上市公告书》中承诺“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份”，

本次减持事项未违反上述承诺。

2、苏州通博承诺“非公开发行认购的414万股自股份上市日起锁定三年,

锁定期自2011年11月24日至2014年11月24日止，其他股份不存在任何权利限制,

包括但不限于股份质押、冻结”，本次减持事项未违反上述承诺。

3、苏州固锝2015年7月9日代为披露苏州通博拟增持苏州固锝股份110万股

的承诺，并承诺在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减

持所持有的公司股份（公告编号：2015-022）。截止2015年9月25日，苏州通博

通过“华泰基石50号定向资产管理计划”增持苏州固锝股份110万股，并切实履

行了相关承诺。

截至2020年6月15日，苏州通博切实履行其各项承诺，不存在违背上述承

诺的行为，本次减持计划未违反上述承诺。

四、其他相关说明

1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了披露，本次减持情况与此前披

露的减持计划一致，具体内容详见公司2020年2月19日刊载于指定媒体《证券时

报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东减持公司

股份的预披露公告》（公告编号：2020-004）。

3、苏州通博本次减持不存在需遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购

报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺的情形。

4、截至本公告披露日苏州通博及其一致行动人吴念博先生合计持有公司股

份231,365,502股，占公司总股本比例31.782%，仍为公司控股股东和实际控制

人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理

结构和持续经营。

5、截至本公告披露日，苏州通博通过“华泰基石50号定向资产管理计划”

所持有的公司股份已减持完毕。

6、截至本公告披露日，苏州通博累计减持股份数量未超过计划减持股份数

量，本次减持计划尚未实施完毕，在减持计划实施期间，公司将督促其严格遵

守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。

7、有关本次权益变动具体情况参见2020年6月16日刊登于《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《苏州固锝电子股份有限公司简式权益变

动报告书》（公告编号：2020-038）。按照相关规定，本公司代为履行公告义

务。

特此公告。

http://www.cninfo.com.cn/

苏州固锝电子股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年六月十六日

	2014年5月27日至2020年6月15日期间，苏州通博及其一致行动人通过集中竞价、大宗交易方式累计减持股份变动比例为4.999%。