证券代码：300045       证券简称：华力创通         公告编号：2020-046

北京华力创通科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人之一减持计划过半及

部分董事、高管减持计划实施完毕的公告

特别提示：

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公

司”）于2020年3月24日披露了《关于控股股东、实际控制人之一及部分董事、

高管股份减持的预披露公告》（公告编号：2020-008），公司控股股东、实际控制

人之一及部分董事、高管计划于减持预披露公告之日起十五个交易日后六个月内

以大宗交易、集中竞价等方式减持部分公司股份。

2020年6月10日，公司收到控股股东、实际控制人之一王琦先生、董事李宗

利先生、董事会秘书吴梦冰女士的通知，王琦先生的减持计划实施过半，李宗利

先生和吴梦冰女士的减持计划已实施完毕，现将具体减持情况公告如下：

一、股东减持的基本情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 交易时间
减持均价

（元/股）
减持股数（股）

占公司总

股本比例

王琦 集中竞价

2020 年 5 月 8日 13.16      307,000  0.0498%

2020 年 5 月 11 日 13.18    1,000,000  0.1624%

2020 年 5 月 13 日 13.23      137,600  0.0223%

2020 年 5 月 14 日 13.13      555,400  0.0902%

2020 年 5 月 15 日 13.12      294,000  0.0477%

2020 年 5 月 18 日 13.42      455,400  0.0739%

2020 年 6 月 10 日 13.76    1,250,600  0.2030%

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

李宗利 集中竞价

2020 年 5 月 20 日 12.51       43,000  0.0070%

2020 年 5 月 21 日 12.06      247,000  0.0401%

2020 年 6 月 10 日 13.82      530,000  0.0861%

吴梦冰 集中竞价 2020 年 6 月 10 日 13.79      550,000  0.0893%

合       计    5,370,000  0.8719%

     注：（1）王琦先生、吴梦冰女士所减持股份来源为公司首次公开发行前已

发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股

份）及通过公司实施股权激励获得的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而

相应增加的股份）。

（2）李宗利先生所减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（含

该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名

称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本比例

(%)
股数(股)

占总股本比例

(%)

王琦

合计持有股

份
   93,498,664  15.1805%     89,498,664  14.5311%

其中：有限

售条件股份
   70,123,998  11.3854%     70,123,998  11.3854%

无限售条件

股份
   23,374,666  3.7951%     19,374,666  3.1457%

李宗利

合计持有股

份
    3,828,604  0.6216%      3,008,604  0.4885%

其中：有限

售条件股份
    2,871,453  0.4662%      2,871,453  0.4662%

无限售条件

股份
      957,151  0.1554%        137,151  0.0223%

吴梦冰

合计持有股

份
2,600,000 0.4221%      2,050,000  0.3328%

其中：有限

售条件股份
1,950,000 0.3166%      1,950,000  0.3166%

无限售条件

股份
650,000 0.1055%        100,000  0.0162%

二、其他相关说明

1、王琦先生、吴梦冰女士的上述减持未违反《公司法》、《证券法》、《上市

公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、李宗利先生本次减持共计820,000股，占公司总股本的0.1331%，超出减

持计划20,000股，超出部分占公司总股本的比例为0.0032%，涉及金额约为27.4

万元，系因误操作所致。李宗利先生发现后及时将此情况报告了公司董事会，李

宗利先生已深刻认识到本次超比例减持构成违规减持，进行了深刻反省，对本次

超比例减持操作给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。

李宗利先生今后将加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的学习，以避免此类

错误再次发生。

3、高小离先生、王琦先生和熊运鸿先生为公司的实际控制人、控股股东及

一致行动人，王琦先生本次减持后，三人合计持有公司股份232,213,779股，占

公司总股本的比例为37.7024%，上述减持行为不会导致公司控制权发生变更，亦

不影响公司的治理结构和持续经营。

三、备查文件

1、王琦先生、李宗利先生、吴梦冰女士出具的《关于股份减持计划实施情

况的告知函》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日 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