证券代码：300090                    证券简称：盛运环保                公告编号：2020-101

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

●公司股票已连续 20个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被终止上

市,本次筹划重大资产重组是否继续推进存在重大不确定性；

●本次筹划重大资产重组的推进和实施完成存在不确定性。本次交易的前

提为公司的破产重整方案能够获得股东、债权人的同意以及相关监管机构的批

复、重大资产重组获得相关监管机构的同意，以及能否得到董事会、股东大会

的审议通过，均存在重大不确定性；

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）

因筹划重大资产重组，具体内容详见公司于2019年12月31日披露的《关于签署框

架协议暨筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-196）。2020年1

月15日、2020年2月6日、2020年2月19日、2020年3月3日、2020年3月17日、2020

年3月31日、2020年4月15日、2020年4月22日、2020年5月8日、2020年5月19日公

司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2020-008、2020-015、

2020-022、2020-026、2020-036、2020-040、2020-052、2020-054、2020-068、

2020-078）。

一、进展情况

自公司筹划重大资产重组以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工

作，虽然目前交易方案基本确定，各方也正准备提交审议本次交易的相关材料。

但是目前由于公司股票已连续 20个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定公司股票可能被终止上

市，导致本次重大资产重组工作推进受到重大影响，工作处于暂停状态。经过沟

通，交易对方茂田矿业表达了继续合作的意愿，至于后期以何种方式开展合作及

相关进展公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及时履

行信息披露义务。

二、特别说明

1、由于公司的关联方资金占用问题以及违规提供对外担保问题一直未能得

到解决，导致公司股票可能被终止上市。为维护公司投资者、债权人的利益，公

司将积极研究采取各项措施推进破产重整工作。

2、由于公司股票已连续 20个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被终止

上市，本次筹划重大资产重组是否继续推进存在重大不确定性。

鉴于本次重大资产重组签署的框架协议属于框架性约定，是对双方合作的原

则性约定，具体交易方案仍需进一步论证和沟通协商，协议的后续执行情况尚存

在不确定性。本次重组是以公司一揽子的破产重整方案申请能够获得相关监管机

构的批复为前提，关于公司的破产申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序、

能否提出债权人、法院和监管机构认可的重整方案并实施具有重大不确定性。敬

请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在

上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2020年6月2日