1

证券代码：000547       证券简称：航天发展          公告编号：2020-027

航天工业发展股份有限公司

关于公司股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 5 月 15 日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或

“公司”）接到公司股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“南京康海”）出具的《承诺函》，具体情况公告如下：

截至《承诺函》出具日，南京康海持有航天发展股份 5,125.02 万股,占航天

发展总股本的 3.19%。鉴于南京康海合伙人之一王文海先生目前担任航天发展的

总经理，南京康海特向航天发展承诺如下：

一、南京康海持有或增持后的航天发展股票股数将低于航天发展总股本的

5%。

二、南京康海承诺在未来 6个月内（自本承诺公告之日起计算）不减持航天

发展股份。

三、南京康海承诺不在航天发展的窗口期买卖航天发展股票，不利用未公开

信息买卖航天发展股票。

四、南京康海增持或减持航天发展股份达到 1%时将按法律法规及时向航天

发展报告。

上述承诺自王文海先生不再担任航天发展总经理时自然解除。

南京康海成立于 2019 年 9 月 16 日。王文海先生目前为南京康海执行事务合

伙人，同时担任航天发展董事、总经理。上述南京康海的承诺为自愿性承诺，公

司董事会将督促南京康海遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规

的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

                                       航天工业发展股份有限公司

董 事 会

                                             2020 年 5 月 15 日