# 华兰生物工程股份有限公司 关于股东减持原股改限售股达1%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"华兰生物")于2020 年5月8日收到股东永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙)(原新疆晟康 新开企业管理顾问有限合伙企业,以下简称"永新晟康")出具的《关于减持华 兰生物原股改限售股的函》,永新晟康通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易 系统减持股权分置改革形成的限售流通股的比例已达到1%,现将相关情况公告如 下:

# 一、股东减持情况

### 1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数	占当期华兰生 物总股本比例
永新晟康	集中竞价	2010年12月	48. 28	109	0. 00002%
	集中竞价	2014年1月29日 -2014年2月11日	30. 41	3, 356, 760	0. 5778%
	集中竞价	2020年5月6日	38. 43	5, 055, 697	0. 2771%
	集中竞价	2020年5月7日	38. 25	5, 843, 985	0. 3203%
	集中竞价	2020年5月8日	38. 20	7, 332, 910	0. 4019%
	大宗交易	2020年5月8日	36. 13	7, 000, 000	0. 3837%
合计				28, 589, 461	1. 9609%

## 2、股东减持前后持股情况

股东		减持前拐	有股份	目前持有股份*
名称	股份性质	持股数量(股)	占减持前公司 总股本比例	持股数量(股)	占目前公司 总股本比例
	合计持有股份	24, 604, 509	4. 2701%	41, 060, 045	2. 2506%
永新 晟康	其中: 无限售条件流通股	24, 604, 509	4. 2701%	41, 060, 045	2. 2506%
	限售条件流通股	0	0. 0000%	0	0. 0000%

\*注:持股数量有所增加为公司历次权益分派送红股所致;2010年12月减持前公司总股本为576,204,800股,目前公司总股本为1,824,366,726股。

### 二、股份锁定承诺履行情况

根据公司2005年9月21日披露的《股权分置改革说明书(修订稿)》,永新 晟康作出的股份锁定承诺如下:

- 1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让:
- 2、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让,并在该期限届满后24个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占其所持有本公司股份总数的比例,在每季度不超过20%。

上述承诺已履行完毕,永新晟康在减持股份期间未违反相关规定。

#### 三、其他相关说明

- 1、永新晟康在减持股份期间遵守了相关法律法规及业务规则的规定。
- 2、永新晟康在减持股份期间遵守了《股权分置改革说明书(修订稿)》等 文件中所作出的承诺,本次减持不存在违反永新晟康相关承诺的情况。

#### 四、备查文件

永新晟康出具的《关于减持华兰生物原股改限售股的函》。 特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会 2020年5月8日