证券代码：300312         证券简称：邦讯技术        公告编号：2020-037

邦讯技术股份有限公司

关于公司涉及违规担保事项及可能被暂停上市的风

险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司存在的违规担保事项可能导致公司承担相关偿付义务，造成

公司确认预计负债和损失，可能使公司 2019 年度业绩由盈转亏，存

在连续三年亏损触发暂停上市的风险。目前公司正与年度审计机构就

违规担保事项进行沟通，根据目前掌握资料，若审计机构判断公司应

计提预计负债，公司将及时进行业绩修正。敬请投资者理性决策，注

意投资风险。

一、违规担保情况

邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据监管要求及自

查发现存在未按有关规定履行审批及披露程序的违规担保事项，截至

本公告披露日，核查统计出公司存在如下违规担保事项：

1、公司为控股股东张庆文及其一致行动人戴芙蓉向彭娜娜借款

3,000 万元提供担保，法院终审判决公司不承担担保责任；

2、公司为控股股东张庆文及其一致行动人戴芙蓉及相关关联方

向安佰朋及东营经济技术开发区广源小额贷款股份有限公司合计

5,000 万元共同借款提供担保，因控股股东张庆文在共同借款中抵押

的房产已被债权人申请司法拍卖，借款本金已基本还清；

3、公司为控股股东实际控制的企业中基汇投资管理有限公司向

杨志英借款 10,000 万元提供担保，在控股股东偿还本金 1,000 万元

后，公司控股子公司汇金讯通网络科技有限公司、北京点翼科技有限

公司、厦门海纳通科技有限公司加入为剩余的 9,000 万元及相关利息

提供担保；

4、公司为控股股东张庆文及其一致行动人戴芙蓉向陈亚评借款

1,000 万元提供担保，目前本金未归还。

上述担保事项控股股东一直未告知公司，公司对此不知情，未履

行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露程序，法律效力根据人

民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。现将相关情况公告如下：

  单位：万元

债权人
被担保对

象名称
发生时间

担保方

式

借款

本金

逾期情

况
进展情况 后续解决措施

彭娜娜
张庆文、戴

芙蓉

2017年 12

月

连带责

任保证
3,000 已逾期

广东省深圳市中

级人民法院终审

判决公司不承担

连带清偿责任

——

安佰朋
张庆文、戴

芙蓉

2017年 12

月 19 日

共同借

款人
3,000 已逾期

控股股东所抵押

房产已被拍卖，借

款本金基本还清

——

东营经济技术开

发区广源小额贷

款股份有限公司

张庆文、戴

芙蓉、中基

能有限公

司（张庆文

实际控制）

2017年 12

月 26 日

共同借

款人
2,000 已逾期

控股股东所抵押

房产已被拍卖，借

款本金基本还清

——

杨志英

中基 汇投

资管理 有

限公司（张

庆文 实际

控制）

2017 年 6

月 12 日

连带责

任保证
8,000  已逾期

一审未开庭

公司督促控股股

东及其关联方立

即与债权人沟通，

尽快筹集资金偿

还借款，消除对公

司影响，同时委托

律师处理因违规

担保产生的诉讼

2018 年 1

月 31 日

连带责

任保证
2,000 已逾期

陈亚评
张庆文、戴

芙蓉

2018 年 7

日 2 日

连带责

任保证
1,000 已逾期

一审判决公司对

张庆文、戴芙蓉借

款承担连带保证

责任，目前公司在

二审上诉中

二、公司股票可能被暂停上市的情况

公司 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计净利润为亏

损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第（一）

项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披

露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股

票上市”的规定，若公司 2019 年度经审计净利润为亏损，深圳证券

交易所可能暂停公司股票上市。

三、公司股票停牌安排及暂停上市决定

若公司 2019 年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》第 13.1.6 条规定，公司股票将自公司披露

2019 年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后

十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

四、对外担保对公司的影响以及解决措施

上述违规担保事项可能导致公司承担相关偿付义务，可能造成公

司确认预计负债和损失。部分违规担保事项目前处于诉讼程序，公司

已委托律师处理因违规担保产生的诉讼事宜。公司将根据诉讼仲裁的

进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他风险提示

1、公司流动资金紧张，存在较多业务合同纠纷，公司部分银行

账户被冻结；由于缺乏资金进行游戏推广，子公司北京点翼科技有限

公司手游业务基本停滞；在资金短缺的情况下，不能及时支付供应商

货款；员工薪资不能按时支付，分公司及办事处大量员工离职，上述

情况对公司日常经营产生了较大影响。敬请广大投资者理性决策，注

意投资风险。

2、公司于 2020 年 3 月 5 日披露了《2019 年度业绩快报》，2019

年归属于上市公司股东的净利润为 618.75 万元。本次业绩快报数据

为公司初步核算结果，未经审计机构审计，2019 年业绩的具体财务

数据将在公司 2019 年度报告中详细披露。截至目前，公司 2019 年度

审计工作仍在进行，结果尚未出具，若年度审计机构对公司 2019 年

度财务数据的处理涉及相关调整，可能导致公司 2019 年度业绩盈亏

性质发生变化。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、公司于 2020 年 4 月 9 日披露了《2020 年第一季度业绩预告》，

2020 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,500 万元至

-1,000 万元。本次业绩预告为公司初步核算结果，未经审计机构审

计，2020 年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2020 年第一季度

报告中详细披露。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上

述指定媒体的正式公告为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风

险。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董  事  会

 2020 年 4 月 23 日