证券代码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证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简称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时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公告编号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2020
012

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于原持股 5%以上股东、董事减持计划实施完成的公告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月

6日披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持计划的预披露公告》（以下简称“减

持计划”，公告编号 2019-048），张列先生拟于减持计划披露之日起 15个交易

日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份不超过 14,800,000

股，占公司总股本的 1.99%；周云杉先生计划通过集中竞价交易或大宗交易方式

累计减持本公司股份不超过 6,000,000 股（占公司总股本的 0.81%），其中通过

集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个

月内进行，且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过

公司股份总数的 1%。通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划披露之日起 3

个交易日后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持

的股份总数不超过公司股份总数的 2%。（窗口期不减持）

近日，公司收到张列、周云杉先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告

知函》，张列先生于 2019 年 11 月 1日至 2020 年 3月 20 日期间通过集中竞价交

易累计减持股份 11,103,869 股，占公司总股本的 1.4962%；周云杉先生于 2019

年 11 月 1 日至 2020 年 3 月 27 日期间通过集中竞价交易和大宗交易累计减持股

份 4,983,700 股，占公司总股本的 0.6715%。截至本公告日，张列、周云杉先生

的本次股份减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、张列减持股份基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东名

称
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）
减持数量（股）

占当时公司

总股本比例

张列

集中竞价交易 2019 年 11 月 1日 12.28  500,000 0.0674%

集中竞价交易 2019 年 11 月 4日 12.31  40,000 0.0054%

集中竞价交易 2019 年 11 月 8日 12.29  309,600 0.0417%

集中竞价交易 2019 年 11 月 12 日 11.49  1,610,100 0.2169%

集中竞价交易 2019 年 12 月 2日 10.73  500,000 0.0674%

集中竞价交易 2019 年 12 月 5日 11.00  614,100 0.0827%

集中竞价交易 2019 年 12 月 6日 10.91  160,000 0.0216%

集中竞价交易 2019 年 12 月 9日 11.70  50,000 0.0067%

集中竞价交易 2019 年 12 月 10 日 11.08  100,000 0.0135%

集中竞价交易 2019 年 12 月 12 日 11.04  503,500 0.0678%

集中竞价交易 2019 年 12 月 13 日 11.14  200,000 0.0270%

集中竞价交易 2019 年 12 月 16 日 11.64  200,000 0.0270%

集中竞价交易 2020 年 1月 14 日 12.31  10,000 0.0013%

集中竞价交易 2020 年 1月 15 日 12.29  190,000 0.0256%

集中竞价交易 2020 年 1月 16 日 12.39  50,000 0.0067%

集中竞价交易 2020 年 1月 17 日 12.41  183,300 0.0247%

集中竞价交易 2020 年 2月 13 日 11.17  100,000 0.0135%

集中竞价交易 2020 年 2月 14 日 11.45  322,800 0.0435%

集中竞价交易 2020 年 2月 17 日 11.87  270,000 0.0364%

集中竞价交易 2020 年 3月 5日 12.99  253,100 0.0341%

集中竞价交易 2020 年 3月 6日 12.71  488,900 0.0659%

集中竞价交易 2020 年 3月 9日 11.99  330,000 0.0445%

集中竞价交易 2020 年 3月 10 日 11.84  1,408,000 0.1897%

集中竞价交易 2020 年 3月 11 日 11.91  599,069 0.0807%

集中竞价交易 2020 年 3月 13 日 10.81  50,000 0.0067%

集中竞价交易 2020 年 3月 17 日 10.55  147,000 0.0198%

集中竞价交易 2020 年 3月 18 日 10.77  100,000 0.0135%

集中竞价交易 2020 年 3月 19 日 10.57  1,298,500 0.1750%

集中竞价交易 2020 年 3月 20 日 10.76  515,900 0.0695%

合计 11,103,869 1.4962%

2、周云杉减持股份基本情况

股东名

称
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）
减持股数（股）

占当时总

股本比例

周云杉

大宗交易 2019 年 11 月 1日 10.91  1,000,000 0.1347%

大宗交易 2019 年 11 月 14 日 10.21  1,200,000 0.1617%

集中竞价交易 2020 年 3月 4日 13.20  81,000 0.0109%

大宗交易 2020 年 3月 17 日 9.33  1,000,000 0.1348%

集中竞价交易 2020 年 3月 23 日 10.42 182,000 0.0245%

集中竞价交易 2020 年 3月 24 日 10.54 30,000 0.0040%

集中竞价交易 2020 年 3月 25 日 10.82 10,000 0.0013%

集中竞价交易 2020 年 3月 26 日 10.66 110,000 0.0148%

大宗交易    2020 年 3月 27 日       9.43     1,200,000   0.1617%

集中竞价交易    2020 年 3月 27 日      10.52       170,700   0.0230%

合计：    4,983,700  0.6715%

二、股东减持前后持股情况

1、张列减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本阶段权益变动前持有股份 本阶段权益变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

张列

合计持有股份  48,147,300  6.4870%  37,043,431  4.9918%

其中：无限售条

件股份
 48,147,300  6.4870%  37,043,431  4.9918%

有限售条件股

份
0  0.00% 0  0.00%

注：2019 年 12 月 11 日，公司完成股权激励离职对象股份回购注销登记事项，公司总

股本由 742,214,580 股变更为 742,092,080 股，上述本阶段减持后的股权比例按照总股本

742,092,080 股计算。

2、周云杉减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本阶段权益变动前持有股份 本阶段权益变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

周云杉 合计持有股份  24,918,550 3.3579%  19,934,850  2.6863%

其中：无限售条

件股份
  6,229,638 0.8395%   2,895,938  0.3902%

有限售条件股

份
 18,688,912 2.5184%  17,038,912  2.2961%

注：2019 年 12 月 11 日，公司完成股权激励离职对象股份回购注销登记事项，公司总

股本由 742,214,580 股变更为 742,092,080 股，上述本阶段减持后的股权比例按照总股本

742,092,080 股计算。

三、其他相关说明

1、本阶段减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、张列、周云杉先生的股份减持计划已进行了预先披露，本阶段减持股份

情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，减持数量在已披露减持计划范围

内，本次减持计划已实施完成。

3、本次减持计划实施完成后，张列先生持有公司股份 37,043,431 股，占公

司总股本的 4.9918%，不再是公司持股 5%以上股东。

4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理

结构及未来持续经营产生影响。

三、备查文件

1、张列先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》

2、周云杉先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 30 日