证券代码：300032     证券简称：金龙机电     公告编号：2020-028

金龙机电股份有限公司

关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

一、公司股票可能被暂停上市的原因

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018 年度连续两个会

计年度经审计的净利润为负值，若公司 2019 年度经审计的净利润仍为负值，则公

司会因出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第（一）项“上

市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计

净利润为依据）”的情形，可能被深圳证券交易所暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定

若公司 2019 年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》13.1.6 的规定，公司股票将于公司披露 2019 年年度报告之日起

停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施

2018 年下半年以来，由于国内终端手机客户对手机马达进行技术升级和产品换

代，对马达产品品质要求也大幅提升，而公司近几年对马达业务的销售、研发、生

产、品质等方面重视以及资源投入不足，相关不利影响逐渐显现，市场份额和盈利

面临较大压力。公司线性马达产品在过去 3年并未取得国际大客户的新项目，老项

目的生命周期也将在 2019年接近尾声，产品价格及销量均出现下滑。触控显示业务

由于行业产能严重过剩，低水平竞争严重，加之公司进入该行业以来，并未形成核

心竞争力，公司虽然对该部分业务进行收缩调整，对部分落后产能进行处置或关闭，

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

但要走出低谷仍需时间和行业机遇。

面对上述不利局面，公司将保持战略定力，坚持 2018年下半年以来的经营策略：

（1）马达业务方面，加强产品研发和生产自动化投入，优化销售、品质管理和供应

链体系，对温州、淮北、东莞和深圳工厂进一步进行整合以降低管理费用和生产成

本，力争逐步提升国产手机马达市场份额。同时积极开拓智能穿戴、智能家居、汽

车、其他消费电子的马达市场，提升非手机马达业务比重。（2）触控显示业务方面，

进一步处置落后产能，同时调整业务模式和客户结构，在调整过程中，逐步构建有

竞争力的管理团队和业务模式。（3）结构件业务方面，做好国际大客户量产项目，

通过更好的品质和交付提升市场份额。

四、其他事项

1、公司于 2020年 2月 25日披露了《2019年度业绩快报》（公告编号：2020-022），

预计公司 2019年度归属于上市公司股东的净利润为 55,935,991.23 元，其中，公司

实现的非经常性损益影响净利润约为 1.5 亿元。本次业绩预告是公司财务部门初步

测算的结果，未经过注册会计师审计，具体财务数据在公司 2019 年年度报告中详细

披露。请广大投资者理性投资、注意投资风险。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2 条第（一）项的规

定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司

股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市

风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。

3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为

准。

投资者联系方式：

电话：0755-26509862

传真：0755-26509839

电子信箱：ir@kotl.com.cn

   特此公告。

                                        金龙机电股份有限公司

                                                    董 事 会

                                            2020年 03月 18日