本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

股票代码：000995            股票简称：皇台酒业             公告编号：2020-090

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于公司股票恢复上市首日的提示性公告

一、股票恢复上市提示

1.甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2020年12月16日起恢复上

市，股票简称“皇台酒业”，股票代码“000995”。

2.公司股票恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为公司股票停牌前一日的收盘价，

即7.47元/股。

3.公司股票恢复上市首日（即2020年12月16日）不实行价格涨跌幅限制，公司股票自

恢复上市次一交易日（即2020年12月17日）起，日涨跌幅限制为10%。

二、公司最新股本结构

1.公司股本结构表（截至2020年11月30日）

股份性质 股份数量（股） 比例（%）

一、限售条件股/非流通股 0 0%

二、无限售条件流通股 177,408,000 100%

三、总股本 177,408,000 100%

2.公司前十名股东情况（截至2020年11月30日）

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质

1 上海厚丰投资有限公司 34,770,000 19.60% 无限售条件流通股

2 北京皇台商贸有限责任公司 24,667,908 13.90% 无限售条件流通股

3 甘肃西部资产管理股份有限公司 8,501,583 4.79% 无限售条件流通股

4 卫波 7,593,864 4.28% 无限售条件流通股

5 吴浩东 3,540,766 2.00% 无限售条件流通股

6 彭汉光 2,812,500 1.59% 无限售条件流通股

7 田亚南 2,546,600 1.44% 无限售条件流通股

8 吴东魁 2,357,002 1.33% 无限售条件流通股

9 甘肃盛达集团有限公司 2,126,500 1.20% 无限售条件流通股

10 霍永莉 1,765,800 1.00% 无限售条件流通股

三、风险提示

1.宏观经济波动风险

近年来，全球经济弱势复苏，但后劲不足，新兴发展中国家进入发展瓶颈。中国正积极

推进深化改革，国内经济发展步入“新常态”，多层次多领域的改革成为主题。宏观经济的

波动将影响上市公司的整体经营状况，酒类作为日常饮料消费品，其销售量在一定程度上受

到宏观经济波动以及居民购买力下降的影响，若未来宏观经济发生不利变化，公司经营业绩

将存在大幅下滑的风险。

2.行业竞争风险

近年来，白酒行业有集中度提高的趋势，贵州茅台、五粮液及洋河股份等白酒企业的收

入及净利润远高于其他上市白酒企业；未来几年行业竞争可能更加激烈。针对日益加剧的行

业竞争，若公司未能及时促进产品结构优化升级、有效拓展营销网络和企业品牌、持续提升

公司治理水平、提高公司的行业竞争能力和市场占有率，公司将存在无法改善经营业绩的风

险。

3.原材料价格上涨风险

公司白酒生产所需原料为高粱、小麦、大米、糯米、玉米等粮食，所需包装材料为包装

箱盒、酒瓶、瓶盖、手提袋等，上述原材料是公司营业成本中的重要组成部分。国家可能会

调整粮食生产、流通、消费政策，同时粮食生产受自然气候、地理环境等因素的影响；包装

材料可能受到市场价格波动的影响。若公司未能通过有效手段控制原材料及包装材料的采购

成本，则相关材料成本的上升将会对公司生产经营造成不利影响。

4.新增土地房产导致折旧摊销增加风险

2019年12月，公司控股股东盛达集团与公司全资子公司皇台酿造公司签订股权赠予协议并

约定将盛达皇台的100%股权无偿赠予皇台酿造公司。盛达皇台的核心资产为商铺、工业土地及

地上附着物等。2019年度，公司因上述事项固定资产原值增加6,304.03万元，无形资产原值增

加7,649.01万元，根据公司的会计政策，公司将对上述固定资产及无形资产计提折旧和摊销，

公司未来的折旧及摊销将相应增加，对净利润造成一定的负面影响。

5.资产受限风险

截至2019年12月31日，上市公司部分房屋、土地使用权及存货处于抵押或法院查封状态，

所有权或使用权受到限制的资产的账面价值为12,955.52万元。若未来公司无法清偿到期债务

或妥善解决相关诉讼纠纷，受限资产被债权人行使权利，将导致公司无法拥有或使用日常经

营所需的土地、厂房以及可能失去下属重要子公司股权，从而对公司的财务状况、盈利能力

及持续经营产生不利影响。

6.控制权不稳定风险

2019年4月12日，公司控股股东变更为盛达集团，盛达集团控制公司35,295,991股股份，

占公司总股本的19.90%，与上海厚丰所持股份数量较为接近。虽然目前上海厚丰所持股份被六

批轮候冻结，但是盛达集团与上海厚丰所持公司股权较为接近，公司存在控制权不稳定的风

险。

7.股价波动风险

公司的股票价格不仅取决于自身盈利水平及发展前景，还受国际及国内政治形势、宏观

经济周期、利率及资金供求关系、投资者心理预期、股票市场投机行为及其他各种不可预测

因素的影响。我国证券市场近年来发展迅速，各项法律法规不断完善，但是仍然存在着因投

机行为及其他不确定因素致使公司股票价格偏离公司内在价值的风险，使投资者直接或间接

遭受损失。因此，公司提请投资者注意股市风险。

8.股民诉讼的风险

2020年9月30日，公司收到甘肃证监局出具的[2020]2号《行政处罚决定书》，认定皇台酒

业存在以下违法事实：……2016年年报虚假记载库存商品账面余额86,298,783.30元，并依据

2005年《证券法》第一百九十三条第一款之规定，我局决定：1.对皇台酒业给予警告,并处以

30万元罚款。……”

如中小股东因公司2016年年报虚假记载库存商品账面余额86,298,783.30元的违法事实受

到侵害，公司存在被中小股东诉讼并面临民事赔偿的风险。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

                                                        董 事 会

二〇二〇年十二月十六日 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