证券代码：300703         证券简称：创源股份       公告编号：2020-111

宁波创源文化发展股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于以集中竞价

交易方式回购公司股份方案的公告》，根据深圳证券交易所信息披露的相关要求，

现对上述公告内容补充披露如下：

原披露内容：

（二）持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

经询问：股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司及其一致行动人截止问询回

复之日，有权机构没有减持的决定，尚没有明确的减持计划，不排除未来六个月

减持公司股份的可能。

持股 5%以上股东若未来六个月内因资金安排而减持，将按照相关法律法规

的规定及时履行信息披露义务。

补充更正后为：

（二）持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

经询问：截止问询回复之日，股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司及其一

致行动人未来六个月及回购股份期间不存在增减持公司股份的计划。

除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，

公司深表歉意，敬请谅解。

 特此公告。

  宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日