1

证券代码：000995        证券简称：*ST皇台        公告编号：2020-082

甘肃皇台酒业股份有限公司

 关于收到《关于同意甘肃皇台酒业股份有限公司

股票恢复上市决定》的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日收到

深圳证券交易所下发的《关于同意甘肃皇台酒业股份有限公司股票恢复上市决

定》（深证上〔2020〕1200 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相

关规定及深圳证券交易所上市委员会的审议意见，深圳证券交易所决定公司股票

自 2020 年 12 月 16 日起恢复上市。

公司将按照相关规定做好公司股票恢复上市相关工作，并根据《深圳证券交

易所股票上市规则》规定，在公司股票恢复上市五个交易日前披露《股票恢复上

市公告书》。

特此公告。

                                        甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月七日