证券代码：000760                证券简称：*ST斯太             公告编号：2020-112

斯太尔动力股份有限公司

关于公司股票可能被终止上市的风险提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日收到中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚及市场禁入事

先告知书》（处罚字[2020]36号）。《行政处罚及市场禁入事先告知书》认为，公

司2014-2016年连续三年净利润实际为负，根据公司披露的2017年年度报告及

2018年年度报告，2017年及2018年净利润均为负，导致公司2015年至2018年连

续四年净利润为负，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办

法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重

大违法强制退市，公司将在每月披露一次风险提示公告。

2、经公司决定及部分当事人反馈信息，公司及部分当事人对中国证券监督管理

委员会拟实施的行政处罚将进行陈述、申辩和要求听证。

3、根据深圳证券交易所《关于斯太尔动力股份有限公司股票暂停上市的决定》

（深证上 [2020]588号）,公司股票自2020年7月6日起暂停上市。 根据《股票

上市规则》第14.1.14 条的规定，公司在其股票暂停上市期间，应当继续履行

上市公司的有关义务，并至少在每月前五个交易日内披露一次为恢复上市所采

取的措施及有关工作进展情况。

一、公司股票可能被终止上市的风险提示

1、公司股票可能被终止上市的原因

《行政处罚及市场禁入事先告知书》认为，公司 2014-2016 年连续三年净利

润实际为负，根据公司披露的 2017 年年度报告及 2018 年年度报告，2017 年及

2018 年净利润均为负，导致公司 2015 年至 2018 年连续四年净利润为负，触及

《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定

的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

2、公司股票安排及终止上市决定

经公司申请，公司股票已自 2020 年 6月 4日起停牌。又因 2017 年、2018

年、2019 年三个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票自 2020 年 7 月

6日起暂停上市。

待公司收到行政处罚决定书，若公司涉及的违法行为触及《深圳证券交易所

上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条或第五条规定的重大违法

强制退市情形，深交所上市委员会将在公司披露相关行政机关行政处罚决定书之

日起的十五个交易日内，就是否对公司股票实施重大违法强制退市进行审议，作

出独立的专业判断并形成初步审核意见，深交所根据审核意见作出是否对公司股

票实施重大违法强制退市决定。因公司股票已被暂停上市，在暂停上市期间，深

交所作出对公司股票实施重大违法强制退市决定的，不再对公司股票实施相应退

市风险警示，并根据《股票上市规则》第 14.1.3 条的规定对公司股票做出暂停

上市决定，公司股票在被终止上市前不再进行交易。深交所决定不对公司股票实

施重大违法强制退市的，公司在收到深交所相关决定后及时披露。

根据《股票上市规则》的规定，自深交所作出上市公司股票终止上市的决定

后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市整理期，退市整理期的期

限为三十个交易日。

二、其他风险提示

1、受债务逾期、诉讼及仲裁案件的影响，公司及子公司多个银行账户被冻

结，公司资金十分紧张、流动性严重短缺，已对公司生产经营造成较大影响，敬

请广大投资者注意风险。

2、公司因于 2020 年 8 月 7 日公司收到《上海仲裁委员会裁决书》【（2019）

沪仲案字第 3240 号】，裁决公司应向武进国家高新技术产业开发区管理委员会

（以下简称“武进管委会”）退还相关奖励款 50%，共计人民币 94,555,050 元，

并承担相应的仲裁及律师费用。但裁决应退还的原奖励款中包含武进管委会未经

公司授权，直接于 2015 年 6 月至 9 月，实际支付给常州誉华企业管理有限公司

（以下简称“常州誉华”）8050 万元（裁决应退还 50%），常州誉华为公司前控

股股东山东英达钢构有限公司（以下简称“英达钢构”）在常州设立的全资子公

司。该事项属于控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》第 13.1.1 条、第 13.3.1 条第（四）款的规定，公

司股票于 2020 年 9 月 29 日被深圳证券交易所叠加实行其他风险警示。为维护公

司及广大投资者合法权益，公司通过包括不限于法律途径对常州誉华企业管理有

限公司进行追责。但是基于山东英达钢构和常州誉华的实际情况，预计该笔债权

收回可能性不高，敬请广大投资者注意风险。

3、因仲裁案件和武进管委会有经济纠纷，以及厂房拖欠房租一事武进管委

会已于 2020 年 9月 17日对公司进行停电处理，目前正常生产受到影响，公司领

导层正在筹措资金寻找其他合适生产基地并和武进管委会积极沟通协议解决。

4、2020 年 11 月 29 日，公司收到公司第一大股东成都国兴昌贸易有限公司

与上海宝力企业集团资产管理有限公司通知，获悉双方已于 2020 年 11 月 26 日

签署了《表决委托协议》，详细情况已在编号：12 月 1 号公告的“斯太尔动力股份有

限公司关于公司第一大股东签署《表决权委托协议》的提示性公告”编号为：2020-110 的

公告文件中披露。

5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》， 有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020 年 12月 3日