证券代码：000815    证券简称：美利云    公告编号：2020—052

中冶美利云产业投资股份有限公司

持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供

的信息一致。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 9月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公

司持股 5%以上股东赛伯乐投资集团有限公司（以下简称“赛伯乐”）

及其一致行动人吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“卓创众银”）、北京云诺投资中心（有限合伙）（以下

简称“北京云诺”）和宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“宁波赛客”）的股份减持计划，详情请见《中冶美利云产业

投资股份有限公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编

号：2020-050）。

赛伯乐及其一致行动人计划减持股份如下：

1、通过证券交易所集中竞价交易则自该公告发布之日起 15个交

易日后的 90 个自然日内合计减持股份不超过 6,952,630 股，不超过

公司总股本的 1%。

2、通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为该减持计划公告

之日起 3个交易日之后的 90个自然日内合计减持股份不超过

13,905,260 股，不超过公司总股本的 2%，并且受让方在受让后六个

月内不得转让所受让的股份。

3、如通过协议转让方式进行减持，则遵守以下规定：

自减持计划公告发布之日起 3个交易日后实施，且单个受让方的

受让比例不低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的

规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易

所业务规则另有规定的除外；

通过协议转让方式减持股份后，转让方及受让方于减持后六个月

内的任意连续 90 日通过集中竞价交易减持股份数量不超过公司股份

总数的 1%。

若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事

项，将对拟减持股份数量进行相应调整。若减持后赛伯乐及其一致行

动人不再具有大股东身份，赛伯乐及其一致行动人及受让方于减持后

六个月内的任意连续 90日通过集中竞价交易减持股份数量不超过公

司股份总数的 1%，并按照大股东通过集中竞价交易减持股份的要求

进行信息披露。

近日，赛伯乐及其一致行动人向公司发送了减持实施情况的通知

函。现将相关减持情况具体公告如下：

一、减持情况

1、减持股份情况

减持主体 减持日期 减持人 减持方式 减持数量
占总股本

比例（%）

赛伯乐 - - - 0 0

卓创众银 - - - 0 0

宁波赛客

2020 年 9月 28 日

东北

证券股份

有限公司

集中竞价 500,000 0.07

2020 年 10 月 12 日

东北

证券股份

有限公司

集中竞价 1,846,033 0.27

小计 2,346,033 0.34

北京云诺

2020 年 11 月 20 日 - 集中竞价 701,900 0.10

2020 年 11 月 23 日 - 集中竞价 215,300 0.03

2020 年 11 月 24 日 - 集中竞价 50,000 0.01

小计 967,200 0.14

共计 3,313,233 0.48

说明：因宁波赛客与东北证券股份有限公司办理的股票质押式回

购交易业务触发协议约定的违约条款，东北证券股份有限公司对宁波

赛客所持有的公司股票进行了违约处置。截止公告日，宁波赛客被动

减持股份 2,346,033 股。

2、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本期减持前持有股份 本期减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例(%)
股数(股)

占总股本

比例(%)

赛伯乐 无限售条件股份 68,093,385 9.79 68,093,385 9.79

卓创

众银
无限售条件股份 30,431,792 4.38 30,431,792 4.38

宁波

赛客
无限售条件股份 3,725,223 0.54 1,379,190 0.20

北京

云诺
无限售条件股份 23,254,520 3.34 22,337,320 3.21

说明：2020 年 11 月 24 日，由于操作失误，北京云诺将一笔“卖

出”50,000 股的指令误操作成“买入”50,000 股，导致错误买入成
交 50,000 股，买入价格为 5.87 元/股，买入股票成交金额为 293,500

元。北京云诺买入公司股份行为虽然属于工作人员操作失误，但根据

《中华人民共和国证券法》及深圳证券交易所的相关规定，上述交易

行为客观上构成了短线交易。北京云诺发现上述问题后，已暂停减持

操作并向公司出具了买入公司股票的情况说明。经公司调查，该笔买

入行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信

息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

二、其他相关说明

1、上述股东减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公

司基本面未发生重大变化。

2、截至本公告日，赛伯乐及其一致行动人已披露的减持计划尚

未实施完毕。公司将持续关注减持计划实施的进展情况，并按照相关

法律法规的规定及时督促其履行信息披露义务。敬请广大投资者理性

投资，注意投资风险。

三、备查文件

通知函

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                            2020 年 12 月 2日