民生证券股份有限公司

关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司

重大资产重组新增股份部分解除限售的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为广东新劲刚新材料科技

股份有限公司（以下简称“新劲刚”、“公司”）发行股份、可转换公司债券及支

付现金购买资产的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产

重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等有关规定，对新劲刚募集配套资金的部分限售股份解除

限售事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股份上市类型

本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1430 号《关于核准广东新劲刚新材

料科技股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金

的批复》核准，为募集配套资金，上市公司向 11 名投资者非公开发行 10,270,568

股股份（其中兴业全球基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、东海基金管理

有限责任公司通过担任多只证券投资基金的管理人分别持有公司股票），其中限售

股数量为 10,270,568 股。

本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股

份登记手续，并于 2020 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市。新劲刚本次非公开发

行新股数量为 10,270,568 股（其中限售股数量为 10,270,568 股），非公开发行后新

劲刚总股本为 131,526,341 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺

本次申请解除股份限售的共有 21 位股东，分别是分别是袁军华、东海基金-天

津高和远致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-东海基金-金龙 124 号单一资产管

理计划、东海基金-南京银行-东海基金-再融资精选集合资产管理计划、佛山晓邦股

权投资合伙企业（有限合伙）、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券

投资基金、观富（北京）资产管理有限公司-观富平衡私募证券投资基金 2 号、官建

国、中国农业银行股份有限公司-东吴价值成长双动力混合型证券投资基金、中国建

设银行股份有限公司-东吴新产业精选混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司

-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴业银行股份有限公司

-兴全趋势投资混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债券型

证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金

中基金（FOF）、招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型

基金中基金（FOF）、兴全基金-映山红兴享回报 90 天人民币理财-兴全-华兴银行 2

号 FOF 单一资产管理计划、兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略 1 号特定客户

资产管理计划、兴全基金-招商银行-兴全金选 5 号集合资产管理计划、兴全基金-兴

业银行-兴全特定策略 52 号集合资产管理计划、南方天辰（北京）投资管理有限公

司-南方天辰景丞价值精选 1 期私募证券投资基金、黄嘉强、招球杰。截至本核查意

见出具日，上述股东涉及的主要承诺包括：

股份限售承诺：本公司/本人承诺，参与广东新劲刚新材料科技股份有限公司发

行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金获配

的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，

不存在违反承诺的情形。

（三）公司资金占用及担保情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上

市公司资金的情形，公司对本次申请解除股份限售的股东也不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排

（一）本次解除限售股份上市流通日期为 2020 年 11 月 26 日；

（二）本次解除限售股股东数量为 21 名，股份的数量为 10,270,568 股，占总股

本比例 7.81％；实际可上市流通数量为 10,270,568 股，占总股本比例 7.81%。

（三）本次解除限售股份上市流通情况如下：

序

号
股东全称

所持限售股

份总数

本次解除限

售数量

本次实际可上

市流通数量

1 袁军华 715,896 715,896 715,896

2

东海基金-天津高和远致企业管理咨询合

伙企业（有限合伙）-东海基金-金龙 124

号单一资产管理计划

338,218 338,218 338,218

3
东海基金-南京银行-东海基金-再融资精选

集合资产管理计划
225,479 225,479 225,479

4 佛山晓邦股权投资合伙企业（有限合伙） 1,014,656 1,014,656 1,014,656

5
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定

晟私募证券投资基金
563,697 563,697 563,697

6
观富（北京）资产管理有限公司-观富平衡

私募证券投资基金 2 号
225,479 225,479 225,479

7 官建国 563,697 563,697 563,697

8
中国农业银行股份有限公司-东吴价值成

长双动力混合型证券投资基金
1,071,026 1,071,026 1,071,026

9
中国建设银行股份有限公司-东吴新产业

精选混合型证券投资基金
620,067 620,067 620,067

10
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活

配置定期开放混合型发起式证券投资基金
1,691,093 1,691,093 1,691,093

说明：上述本次实际可上市流通股份数量按照四舍五入原则计算，最终数据以中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次股票解除限售并上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

股份数量

（股）

比例

（%）

股份数量

（股）

比例

（%）

股份数量

（股）

比例

（%）

11
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混

合型证券投资基金
1,691,093 1,691,093 1,691,093

12
中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债

券型证券投资基金
281,849 281,849 281,849

13
中国工商银行股份有限公司-兴全优选进

取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
304,397 304,397 304,397

14

招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养

老目标三年持有期混合型基金中基金

（FOF）

152,199 152,199 152,199

15

兴全基金-映山红兴享回报 90 天人民币理

财-兴全-华兴银行 2 号 FOF单一资产管理

计划

62,007 62,007 62,007

16
兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略

1 号特定客户资产管理计划
33,822 33,822 33,822

17
兴全基金-招商银行-兴全金选 5 号集合资

产管理计划
19,729 19,729 19,729

18
兴全基金-兴业银行-兴全特定策略 52 号集

合资产管理计划
19,729 19,729 19,729

19
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方

天辰景丞价值精选 1 期私募证券投资基金
563,697 563,697 563,697

20 黄嘉强 56,369 56,369 56,369

21 招球杰 56,369 56,369 56,369

合计 10,270,568 10,270,568 10,270,568

一、限售条

件流通股/非

流通股

59,848,640 45.50 -10,270,568 -7.81 49,578,072  37.69

二、无限售

条件流通股
71,677,701 54.50 10,270,568 7.81 81,948,269  62.31

三、总股本 131,526,341 100.00 0 0 131,526,341 100.00

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问民生证券认为：

（一）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》

《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的

要求；

（二）截至本核查意见出具日，新劲刚与本次有限售条件的流通股相关的信息

披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行

为；

（三）独立财务顾问民生证券对本次新劲刚限售股份解除限售并上市流通无异

议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东新劲刚新材料科技股份有

限公司重大资产重组新增股份部分解除限售的核查意见》之签字盖章页）
民生证券股份有限公司

年    月    日

财务顾问主办人： a               b a               b

 蓝  天 李东茂 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