证券代码：000939      证券简称：凯迪退       编号：2020-111

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于子公司资产将被拍卖的公告

特别提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的

相关规定，公司股票退市整理期为三十个交易日。公司股票自 2020

年 11 月 5日进入退市整理期交易的第一个交易日，预计最后交易日

期为 2020 年 12 月 16 日。

敬请投资者审慎投资，注意风险。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公

司”）于近日收到《甘孜藏族自治州中级人民法院拍卖通知书》（【2020】

川 33 执恢 5 号）（以下简称《通知书》），公司子公司巴塘巴久河

水电开发有限责任公司的部分资产将被拍卖。

《通知书》具体内容如下：

本院在执行中科信德建设有限公司与巴塘巴久河水电开发有限

责任公司建设工程施工合同纠纷一案中，依照《中华人民共和国民事

诉讼法》第二百四十七条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和

国民事诉讼法>的解释》第四百八十八条、《最高人民法院关于人民

法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十四条规定，委托有关中

介机构对被执行人巴塘巴久河水电开发有限责任公司的在建工程巴

塘巴久河水电站(包括水电开发权)进行评估、拍卖。经当事人协商，

已选定拍卖机构。现将有关事宜通知如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拍卖标的:在建工程巴塘巴久河水电站( 包括水电开发权)

拍卖标的权属所有人:巴塘巴久河水电开发有限责任公司

拍卖机构:淘宝网阿里拍卖

人民法院:甘孜藏族自治州中级人民法院

联系人:段法官

联系电话: 18015783530

需要了解上述拍卖物的拍卖底价、拍卖时间、地点、拍卖公告刊

登的报刊以及拍卖过程中拍卖物的降价情况等有关事宜的，请直接与

段法官联系。

优先购买权人经通知未到场的，视为放弃优先购买权。

特此通知。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

                     2020年11月19日