证券代码：000793  证券简称：华闻集团   公告编号：2020-086

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次解除限售股份可上市流通数量为 18,349,085 股，占目前

公司已发行股份的 0.9187%。

（二）本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 11 月 12 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻集团”）

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1467 号《关于核准华闻

传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股

份购买资产的批复》，于 2013 年 12 月实施了向陕西华路新型塑料建材有

限公司等发行股份购买资产事项，合计发行股份 486,130,401 股。本次新

增股份于 2014 年 1 月 2 日在深圳证券交易所上市，其中：公司向拉萨澄

怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）发行 21,543,210 股股份、

向拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）发行 33,391,975

股股份、向天津大振资产管理有限公司（以下简称“天津大振”）发行

52,780,864 股股份购买其合计持有的北京澄怀科技有限公司（以下简称

“澄怀科技”）100%股权。

因澄怀科技 2013 年度业绩承诺未完成，公司已于 2014 年 7 月 25 日

无偿回购并注销拉萨澄怀持有的公司股份 906,247 股和拉萨观道持有的

公司股份 3,624,989 股，拉萨澄怀所认购股份总数扣除公司无偿回购部分

后剩余 20,636,963 股，拉萨观道所认购股份总数扣除公司无偿回购部分

后剩余 29,766,986 股。

天津大振所认购全部股份以及拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数的

40%，合计 74,754,938 股，已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通；

拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后的 20%，合

计 10,080,790 股，已解除限售并于 2016 年 1 月 27 日上市流通。

因拉萨澄怀、拉萨观道与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证

券”）之间股票质押融资业务发生违约，德邦证券采取提起诉讼的形式回

收债权，2020 年 7 月至 10 月，拉萨澄怀、拉萨观道原分别持有的限售股

份 7,892,286 股、10,456,799 股被司法划转给德邦证券。至此，拉萨澄

怀、拉萨观道不再持有公司股份。

本次申请解除股份限售的股东为德邦证券。

二、本次申请解除股份限售的股东德邦证券未曾做出有关承诺事项，原持有该等限售股份的股东拉萨澄怀、拉

萨观道在发行中做出的承诺及履行情况如下：

承诺方 承诺内容 承诺时间
承诺期

限
履行情况

拉萨澄怀、拉萨观道
关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2013年 12月 27日在巨潮资讯

网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-095），下同。

2013年 06月

07日
长期

承诺已履行完毕，无违反该承诺的

情况

拉萨澄怀、拉萨观道

关于股份锁定的承诺：拉萨澄怀、拉萨观道认购的所有股份（包括但不限于送红股、转

增股本等原因增持的股份）自本次股份上市之日（2014年 1月 2日）起 12个月内不进

行转让，24个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%，36个月内转让股

份数量不超过其本次认购股份总数的 60%，48个月内转让股份数量不超过其本次认购股

份总数的 80%，60个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。

2013年 09月

18日

自 2014

年 1月 2

日起，5

年

承诺已履行完毕

拉萨澄怀、拉萨观道

关于标的资产利润的承诺：澄怀科技 100.00%股权于 2013年度、2014年度、2015年度、

2016年度和 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不

低于4,750.33万元、6,449.87万元、8,750.33万元、8,750.33万元和8,750.33万元。

拉萨澄怀和拉萨观道根据《盈利预测补偿协议》规定向华闻集团作出的业绩补偿承诺相

互承担连带责任，如澄怀科技实际盈利数不足的具体补偿方式为股份补偿（即华闻集团

无偿回购股份）；其股份补偿不足部分以现金支付；拉萨澄怀及拉萨观道股东为其在本

次盈利预测补偿协议项下的所有义务和责任承担连带责任。

2013年 09月

18日

自 2013

年起，5

年

承诺已履行完毕。澄怀科技 2013年

度的业绩承诺未实现，公司已于

2014年7月25日无偿回购并注销拉

萨澄怀持有的公司股份 906,247 股

和 拉 萨 观道 持 有的 公 司股 份

3,624,989 股。2014年度至 2017年

度的业绩承诺已实现

三、本次解除限售股份的上市流通情况

（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 11 月 12 日。

（二）本次可上市流通的股份总数为 18,349,085 股，占目前公司已

发行股份的 0.9187%。

（三）本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号

限售股份

现持有人

名称

持有限售股
份数（股）

本次可上市

流通股数

（股）

本次可上市流通

股数占公司总股

本的比例（％）

冻结的

股份数

量（股）

备注

1 德邦证券 18,349,085 18,349,085  0.9187 0

拉萨澄怀、拉萨观道持有

的限售股份被司法划转给

德邦证券

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前 本次变动增减

（+、-）（股）

本次限售股份上市流通后

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

一、有限售条件股份 54,585,927 2.73 -18,349,085 36,236,842 1.81

其中：国有法人持股 0 0.00 - 0 0.00

二、无限售条件股份 1,942,659,530 97.27 +18,349,085 1,961,008,615 98.19

三、股份总数 1,997,245,457 100.00 - 1,997,245,457 100.00

五、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情况

本次解除限售股份的股东德邦证券不存在对公司非经营性资金占用

情况，公司也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。

六、备查文件

（一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

（二）上市公司新发行的限售股份解除限售确认书。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二〇二〇年十一月九日