南极电商股份有限公司                      2020-081                   限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：002127                  证券简称：南极电商                 公告编号：2020-081

南极电商股份有限公司

 限售股份解除限售的提示性公告

特别提示：

1、本次限售股份可解除限售数量为 43,693,412股，占总股份比例为 1.7799%。

2、本次限售股份可上市日为 2020年 11月 9日。

一、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“南极电商”）非公开发行情况

及股本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准南极电商股份有限公司向刘睿等发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

公司向刘睿发行34,235,524股股份、向葛楠发行25,226,176股股份、向虞晗青发行3,603,739股股份、

向陈军发行3,243,365股股份、向张明发行2,882,991股股份购买相关资产；同时公司分别向张玉祥、

南极电商第二期员工持股计划非公开发行23,809,523股、5,319,419股，共29,128,942股新股募集本

次发行股份购买资产的配套资金。

上述股份已于2017年11月9日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,538,259,532股增加至

1,636,580,269股。

2、公司第五届董事会第四十次会议、2017年年度股东大会审议通过了公司 2017 年年度权益

分派方案：以公司现有总股本 1,636,580,269 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.62 元人民币现金，

分红总额共计 101,467,976.67 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增

818,290,134 股。本次权益分派实施前公司总股本为 1,636,580,269 股，实施后总股本增至

2,454,870,403股。

截止目前，公司总股本为 2,454,870,403 股，有限售条件流通股为 501,228,404 股，本次解除

限售后公司有限售条件流通股为 493,249,276 股。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、本次解除限售股东出具的承诺：

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

南极电商股

份有限公司-

关于认购股份锁

定期的承诺

本人/本计划在本次交易过程中认购的南极电商人民币普通股

股票的限制流通或转让事项承诺如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

性陈述或重大遗漏。

第二期员工

持股计划;张

玉祥

1、通过本次非公开发行认购的南极电商股份，自发行结束之

日起 36 个月内不进行转让，36 个月后根据中国证监会和深圳

交易所的有关规定执行。

2、本次配套募集资金发行结束后，由于公司送红股、转增股

本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

3、如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对本人本次

认购南极电商股份的锁定期有其他规定的，还应同时符合该

等规定的要求。

2、本次申请解除限售的股东均严格履行了作出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违

规担保的情况。

4、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市安排

1、本次解除限售股份的上市日期：2020 年 11 月 9 日。

2、本次限售股份可解除限售数量为 43,693,412 股，占总股份比例为 1.7799%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 2人。

4、限售股份持有人本次限售股份解除限售具体情况如下：

单位：股

序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注

1 张玉祥 459,119,412 35,714,284 董事长、总经理

2
南极电商股份有限公司

－第二期员工持股计划
7,979,128 7,979,128

合计 467,098,540 43,693,412

注：

1、公司董事、监事、高级管理人员，解除限售后股份转让按照董事、监事、高级管理人员相

关股票变动规定执行，张玉祥本次解除限售的股份将全部变为高管锁定股；

2、张玉祥持有股份总数为612,159,216股，其中限售股份总数为459,119,412股，质押股份总数

为42,910,000股；

四、本次限售股份解禁解除限售后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类型 本次变动前
本次变动

本次变动后
增加 减少

一、有限售条件流通股 501,228,404 35,714,284 43,693,412 493,249,276

首发后限售股 54,072,190  43,693,412 10,378,778

高管锁定股 447,156,214 35,714,284  482,870,498

二、无限售条件流通股 1,953,641,999 7,979,128  1,961,621,127

三、股份总数 2,454,870,403 43,693,412 43,693,412 2,454,870,403

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月三日

	本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。