证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2019054

华邦生命健康股份有限公司

关于董事股份减持时间过半的公告

一、董事减持公司股份计划

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6 月 1 日披露

了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019038），对公司董

事于俊田先生的股份减持计划进行了预披露，公司董事于俊田先生拟自该预披露

公告发布之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2019 年 6 月 25日-2019 年 12月

24日）以大宗交易方式或集中竞价方式减持股份合计不超过 14,552,078 股，不

超过公司总股本的 0.73%。

二、董事减持公司股份进展情况

截至 2019 年 9 月 26日，上述预披露公告所述的减持时间区间已过半，公司

董事于俊田先生未在上述减持区间内减持本公司股份。后续，公司将继续关注于

俊田先生股份减持计划的相关情况，并将督促其严格遵守相关法律法规和公司规

章制度，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

于俊田先生出具的《关于减持公司股份进展的告知函》

特此公告。

                                华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

                                                    2019 年 9月 27 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。