证券代码：000048          证券简称：*ST 康达        公告编号：2019-081

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于申请撤销退市风险警示的公告

特别提示：

公司撤销退市风险警示的申请尚需深圳证券交易所审核，能否获得审核通过

存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实行退市风险警示的原由

因深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）未在法定期限

内披露 2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告，并在自 2018 年 5 月 2 日停牌起

的两个月内未披露上述定期报告，公司股票自 2018 年 7 月 2 日起被深圳证券交易

所实行退市风险警示，股票简称由“康达尔”变更为“*ST 康达”，日涨跌幅限制

由 10%变更为 5%。2018 年 8 月 31 日，公司披露了 2017 年年度报告及 2018 年第

一季度报告，但由于公司 2017 年年度报告被信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“信永中和”）出具无法表示意见的审计报告，公司股票自 2018

年 9 月 3 日开市起被继续实行退市风险警示。

二、公司非标准审计报告所涉事项影响的消除情况

信永中和为公司出具的 2017 年度审计报告（更正前）中形成无法表示意见所

涉事项包括：1、前管理层部分人员因涉嫌背信损害上市公司利益罪被采取刑事强

制措施事项；2、房地产业务的成本归集与分配事项；3、房地产收入确认事项；4、

询证函回函事项。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司

先后出具的 2017 年度（更正后）、2018 年度及 2019 年半年度审计报告中形成保

留意见所涉事项则主要为：1、前管理层部分人员因涉嫌背信损害上市公司利益罪

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
被采取刑事强制措施事项；2、资产负债表日后大额异常预付款项事项。

公司现将前述非标准审计意见所涉事项影响的消除情况逐项进行说明：

（一）前管理层部分人员因涉嫌背信损害上市公司利益罪被采取刑事强制措

施事项及资产负债表日后大额异常预付款项事项

1、相关事项形成非标准审计意见基础的原因

（1）公司于 2018 年 8 月 13 日、2018 年 8 月 15 日分别收到深圳市公安局信

息，公司原董事长罗爱华、原董事李力夫和原监事张明华因涉嫌背信损害上市公

司利益罪先后被刑事拘留，详见公司 2018 年 8 月 14 日和 2018 年 8 月 16 日披露

于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项公告》（公告编号：

2018-094、2018-099）。因截至 2017 年度审计报告（更正前）签发日（即 2018 年

8 月 29 日），深圳市公安局对前述人员涉嫌犯罪的调查尚未结束，信永中和表示：

虽然其按照审计准则的规定恰当计划和执行了审计工作，但仍无法获取前述管理

层涉嫌背信损害上市公司利益的相关事实以及可能对公司财务报表造成影响的充

分适当的审计证据，因此无法确定公司年初余额及同期比较数、2017 年年末余额

或本年损益是否公允反映。

因截至 2017 年度（更正后）、2018 年度及 2019 年半年度审计报告签发日，

公司尚未收到司法机关就上述案件的结论性意见或决定，中审亚太表示无法判断

经侦调查结果对公司财务报表的影响程度。

（2）根据公司 2017 年度（更正后）、2018 年度及 2019 年中期财务报表附注

显示，公司大额异常预付款项中的深圳君合民汇股权投资基金管理有限公司（以

下简称“君合民汇”）1,500 万元，深圳前海光信创新并购投资有限公司（以下简

称“前海光信”）3,650 万元，深圳市启晖新能源投资有限公司（以下简称“启晖

公司”）3,600 万元，合计 8,750 万元。截至前述各期审计报告签发日，该部分大

额异常的预付款项均尚未收回。虽于 2019 年中期资产负债表日后，公司收到深圳

市华超投资控股集团有限公司（现已更名为“深圳市京基时代实业有限公司”，

以下简称“华超投资”）代华宁馨还款 1,650 万元、代启晖公司还款 1,400 万元、

代陈明高还款 600 万元、代启晖公司还款 3,600 万元，代君合民汇还款 1,500 万元，

合计 8,750 万元，但由于审计过程中未收到上述投资预付款的回函，管理层未能提

供合理的解释及充分的支持性资料，中审亚太无法获取充分、适当的审计证据证
实上述交易及代付款的商业实质及其对财务报告的影响。

2、相关事项的进展情况

截止目前，相关事项进展如下：

（1）公司于 2019 年 8 月 22 日收到深圳市人民检察院（简称“市检察院”）

送达的《不起诉决定书》（深检刑不诉[2019]108 号、109 号、110 号），市检察院

决定对李力夫、张明华、徐春燕三人不起诉。具体内容详见公司 2019 年 8 月 24

日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到不起诉决定

书的公告》（公告编号：2019-064）。

（2）公司已收到罗爱华委托华超投资代其向公司支付的共计 8,750 万元还款：

①根据深公（经）诉字[2018]00098 号《深圳市公安局起诉意见书》（以下简

称“《起诉意见书》”），罗爱华涉嫌背信损害上市公司利益、挪用资金案事项

涉及公司与君合民汇、前海光信、启晖公司之间的三笔大额资金异常付款，公司

支出款项共计 8,750 万元。具体包括：向深圳君合民汇付款 1,500 万元；公司转出

5,000 万元至前海光信账户，前海光信归还公司 1,350 万元后，先后付款 1,650 万

元至“华宁馨”个人账户，付款 600 万元至“陈明高”个人账户，付款 1,400 万元

至启晖公司账户；向启晖公司付款 3,600 万元。

②2019 年 7 月 1 日，公司收到中国建设银行网上银行电子回执显示，华超投

资通过网络转账方式分三笔向公司名下中国建设银行账户转入款项共计人民币

3,650 万元，转账备注分别为：“代深圳市启晖新能源投资有限公司还款 1,400 万

元”；“代陈明高还款 600 万元”；“代华宁馨还款 1,650 万元”。经华超投资事

后说明，该等款项系罗爱华委托华超投资代替启晖公司、陈明高和华宁馨向公司

还款。

③2019 年 8 月 15 日，公司收到华超投资送达的《代付款申请书》及中国建设

银行网上银行电子回执，并于 2019 年 8 月 23 日收到罗爱华及其关联方的相关说

明。罗爱华及其关联方将 5,100 万元款项付至华超投资，并委托华超投资将该笔款

项付至公司，用于代君合民汇向公司还款 1,500 万元人民币，代启晖公司向公司还

款 3,600 万元人民币，两项合计 5,100 万元人民币。

截止目前，公司已收到罗爱华委托华超投资支付的共计 8,750 万元代还款，且

根据《起诉意见书》，深圳市公安局就该刑事案件已采取包括冻结共计 3,817 万元
款项在内的保障公司财产利益的有效措施。

（3）公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）于 2019 年 8

月 15 日与罗爱华、陆伟民及华超投资签订关于华超投资的《股权转让协议》，约

定由京基集团受让罗爱华、陆伟民合计持有的华超投资 100%股权，并于 2019 年 9

月 12 日完成华超投资 51%股权的工商变更登记手续。前述股权转让完成后，京基

集团及其一致行动人将合计控制公司 71.50%股权，而罗爱华将不再通过华超投资

持有公司股份。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日、2019 年 9 月 17 日及 2019

年 9 月 21 日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东股

权变更重大事项的提示性公告》（公告编号：2019-059）、《关于股东股权变更重

大事项的进展公告》（公告编号：2019-075、2019-080）。

综上所述，公司“资产负债表日后大额异常预付款项”已经全部收回，罗爱

华涉嫌刑事犯罪案件给公司造成的损害风险可控且已基本消除。

（二）房地产业务的成本归集与分配事项

公司 2017 年度审计报告（更正前）审定的房地产开发成本与开发产品期末余

额合计为 107,798.96 万元，已结转销售成本 43,419.96 万元。信永中和表示：因山

海上园 2 期 1 栋存在每平方米建筑成本较山海上园 1 期上升较快、暂估工程成本

较大等情况，而公司提供的解释及资料未能消除信永中和的疑虑，基于注册会计

师审计手段的局限性，加之公司前管理层人员涉嫌背信损害上市公司利益罪可能

的影响，其无法实施必要的替代程序，以获取充分、适当的审计证据。

2019 年 6 月，中审亚太对公司 2017 年度财务报表进行重新审计时将房地产业

务的成本归集与分配识别为关键审计事项，并采取了以下审计应对措施：

1、了解房地产成本业务流程，识别成本归集与分配的关键控制点，测试并评

价关键控制设计、运行的有效性；

2、获取公司合同台账、经第三方监理确认的房地产开发成本的产值以及与主

要承建商的结算书等资料，检查主要供应商的合同、付款情况，并对主要的供应

商函证合同、工程形象、往来款余额等，通过对比分析房地产业务成本归集的完

整性；

3、获取公司房地产成本核算的动态成本计算表，检查成本的归集与分配是否

准确，检查并分析本期平均结转成本、期末未销商品房成本、在建商品房平均成
本的合理性。

在此基础上，中审亚太对公司 2017 年度财务报表进行了会计差错调整。调整

后的房地产开发成本与开发产品期末余额为 150,210.38 万元，2017 年度已结转销

售成本为 0.元。

（三）房地产收入确认事项

公司 2017 年度审计报告（更正前）审定的房地产销售收入为 139,311.33 万元，

信永中和表示：在审计过程中其获取的支持公司确认收入的证据是售房合同及售

房合同约定的相关交房文件，包括竣工面积测绘报告、竣工验收报告、消防验收

报告、电梯验收报告、建设工程竣工验收备案（回执），房屋（毛坯房）办理了

移交手续交付予业主委托的收房人等，且公司已于期后为部分购房人办理了房产

证。但是经多方查询，其认为公司销售的山海上园 2 期 1 栋为精装房；购房者均

委托总承包施工单位装修、收楼；公司在以不高于毛坯房备案价格对外销售的情

况向购房者赠送装修材料并委托总承包施工单位采购装修材料等与已完成商品房

交房的履约义务存在矛盾的信息。公司提供的解释未能消除信永中和对上述矛盾

信息的疑虑；同时公司山海上园 2 期 1 栋参与竣工验收的 5 家单位中除公司和总

承包施工单位外，其他 3 家单位中监理单位、设计单位为公司关联方。由于信永

中和于 2018 年 8 月才接受公司审计委托，故未能在 2017 年 12 月 31 日对山海上

园 2 期 1 栋房屋实施实地检查等程序也导致其无法获取收入确认的充分、适当的

审计证据。

中审亚太于 2019 年 6 月对公司 2017 年度财务报表进行重新审计。考虑到公

司对房地产项目一系列合同及协议的特殊设计，对于销售精装修商品房还是毛坯

商品房、风险报酬转移时点的判断较为困难，同时由于房地产销售收入对公司的

重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对公

司的利润产生重大影响，中审亚太将房地产销售收入的确认识别为关键审计事项，

并采取了以下审计应对措施：

1、了解房地产销售业务流程，识别销售收款的关键控制点，测试并评价关键

控制设计、运行的有效性；

2、检查公司销售合同及补充协议、业主与公司主承建商签订的代为接收保管

装修材料的授权委托书，业主与公司主承建商签订的收楼授权委托书、公司给业
主发放的（毛坯）入伙通知书、公司主承建商确认的收楼意见书、公司物业给业

主发放的装修验收通知书、经业主确认的（精装）收楼意见书，以评价公司有关

房地产开发项目的销售收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

3、对本期房地产销售收入确认时点的判断，与监管部门、行业专业人士沟通

咨询；

4、对于本期确认房地产销售收入的项目，核查竣工备案表（回执）；选取样

本，检查销售合同及补充协议以及可以证明房产已交付的支持性文件，以评价相

关房地产销售收入是否符合公司的收入政策；

5、检查资产负债表日前后确认房地产销售收入的项目，选取样本，检查售房

合同及售房合同约定的相关交房文件、竣工备案表及可以证明房产已交付的支持

性文件，以评价相关房地产销售收入是否在恰当的期间确认。

在此基础上，中审亚太对公司 2017 年销售收入及相关财务数据进行了追溯调

整。

（四）询证函回函事项

因现场审计时间有限，截至 2017 年度审计报告（更正前）签发日（即 2018

年 8 月 29 日），信永中和独立发送的询证函部分未能收到回函，包括银行存款

6,518.66 万元、应收账款 8,152.00 万元、应付账款 8,298.37 万元。信永中和表示：

虽然执行了相应的替代程序，但由于公司原管理层涉嫌舞弊可能导致相关内部控

制薄弱甚至失效，其对替代程序获取的主要是内部生成的审计证据的可靠性存有

疑虑。

2019 年，中审亚太对公司 2018 年度财务报表进行审计以及对公司 2017 年度

财务报表进行重新审计时，已对银行账户余额和往来款余额重新实施询证程序，

在其出具的最终审计报告中对该事项的真实性和准确性未再提出疑虑。

以上内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日、2019 年 6 月 15 日、2019 年 4 月 15

日及 2019 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度

审计报告》（更正前）、《2017 年年度审计报告》（更正后）、《2018 年年度审

计报告》及《2019 年半年度审计报告》。

三、要约收购事项的进展及所涉风险的消除情况

1、要约收购事项的基本情况及预受要约情况
因京基集团履行就其受让罗爱华、陆伟民所持有的华超投资 100%股权而触发

的法定要约收购义务，公司于 2019 年 9 月 3 日披露京基集团送达的《深圳市康达

尔（集团）股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）。

要约收购的基本情况如下：

（1）要约收购价格：18.97 元/股

（2）要约收购支付方式：现金

（3）预定收购股份的数量

本次要约收购的股份为公司除京基集团及其一致行动人和华超投资以外的其

他股东所持有的公司全部 111,309,794 股无限售条件流通股，占公司已发行股份的

比例 28.49%。

（4）要约收购期限

本次要约收购期限为 35 个自然日，即自 2019 年 9 月 4 日（包括当日）起至

2019 年 10 月 8 日（包括当日）止。要约收购期限届满前最后 3 个交易日，即 2019

年 9 月 27 日、2019 年 9 月 30 日和 2019 年 10 月 8 日，预受股东不得撤回其对要

约的接受。

（5）预受要约情况

截至 2019 年 9 月 20 日，预受要约的股份数量合计 600 股。

2、要约收购事项所涉风险及相关措施

本次要约收购不以终止公司上市地位为目的。若本次要约收购期限届满时社

会公众股东持有的公司股份比例低于上市公司股份总数的 25%，公司将面临股权

分布不具备《股票上市规则》第 14.5.1 条规定的上市条件的风险。

京基集团在《要约收购报告书》中表示将运用其股东表决权或者通过其他符

合法律、法规以及《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》规定的方式提出

相关建议或者动议，促使公司在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以

实施，以维持公司的上市地位。具体将包括但不限于以下各种方式之一或者其组

合：

（1）向公司董事会或股东大会提交议案，建议通过转股、送股等方式，增加

公司的股本总额，使公司的股本总额超过 4 亿元，降低维持公司上市地位所需的

社会公众持股比例要求；
（2）向公司董事会或股东大会提交议案，建议通过公开发行、非公开发行等

方式增加社会公众持有公司股份的数量，使社会公众持有的股份不低于公司股份

总数的 10%，增加公众股后总股本超过 4 亿股；

（3）京基集团在符合有关法律和法规的前提下，通过交易所集中竞价交易、

大宗交易或其他方式出售超比例持有的流通股份。

3、要约收购所涉风险的消除情况

公司于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于

2019 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。公司拟以截至 2019 年 6 月 30

日的股份总数 390,768,671 股为基数，向全体股东以每 10 股转增股份 0.3 股，转增

完成后公司股本将增至 402,491,731 股。根据《股票上市规则》第 14.5.1 条第（二）

款规定，公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上。

前述资本公积金转增股本方案实施完成后，公司面临社会公众股持股比例不

足而不具备上市条件的风险阈值将由 25%降至 10%，届时公司面临股权分布不具

备上市条件的风险较小。

四、公司股票被实行退市风险警示的情形消除情况

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

第 13.2.1 条及第 13.3.1 条规定，结合公司实际情况逐项进行对照和排查后，认为

公司股票被实行退市风险警示的情形已全部消除，且不存在需要实行退市风险警

示的其他情形。具体如下：

1、公司股票自 2018 年 7 月 2 日起被实行退市风险警示的依据为《股票上市

规则》第 13.2.1 条第（六）款“未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，

且公司股票已停牌两个月”。公司于 2018 年 8 月 31 日披露 2017 年年度报告及 2018

年第一季度报告后，该情形已消除。

2、公司股票自 2018 年 9 月 3 日起被继续实行退市风险警示的依据为《股票

上市规则》第 13.2.1 条第（四）款“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无

法表示意见或者否定意见的审计报告”。股票被实行退市风险警示后，公司最近

一个会计年度即 2018 年度的财务会计报告被出具保留意见，且如前述第二章所述，

公司 2017 年度（更正前）、2017 年度（更正后）、2018 年度及 2019 年半年度审

计报告非标准审计意见所涉事项的影响均已消除。
3、公司最近一个会计年度即 2018 年度经审计的营业收入为 343,694.09 万元，

归属于上市公司股东的净利润为 43,739.50 万元，归属于上市公司股东的净资产为

101,525.81 万元。公司不存在《股票上市规则》第 13.2.1 条规定的需要对公司股票

实行退市风险警示的以下情形：最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或

者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值；最近一个会计年度经审

计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负

值；最近一个会计年度经审计的营业收入低于一千万元或者因追溯重述导致最近

一个会计年度营业收入低于一千万元。

4、公司不存在《股票上市规则》第 13.2.1 条规定的需要实行退市风险警示的

其他情形，也不存在《股票上市规则》第 13.3.1 条所规定的需要对公司股票实行

其他风险警示的以下情形：公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内

不能恢复正常；公司主要银行账号被冻结；公司董事会无法正常召开会议并形成

董事会决议；公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供

担保且情形严重的；深交所认定的其他情形。

五、申请撤销退市风险警示的情况

根据《股票上市规则》第 13.2.11 条的规定，公司股票被实行退市风险警示的

情形已消除，且不存在《股票上市规则》第 13.2.1 条规定的其他需要实行退市风

险警示或第 13.3.1 条规定的需要实行其他风险警示的情形，因此，公司于 2019 年

9 月 23 日向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。如

获审核通过，公司股票简称将由“*ST 康达”变更为“康达尔”，日涨跌幅限制将

由 5%恢复为 10%。

六、风险提示

公司撤销退市风险警示的申请尚需深圳证券交易所审核，能否获得审核通过

仍存在不确定性，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意

投资风险。

特此公告。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十三日