证券代码：300234         证券简称：开尔新材        公告编号：2019-093

浙江开尔新材料股份有限公司

关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票可能被暂停上市的原因

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）2017

年度、2018 年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损

（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券

交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019 年度经审计净利润为亏

损（2019 年 1-6 月实现归属于上市公司普通股股东的净利润 7,053.37 万元），深

圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌安排及暂停上市决定

若公司 2019 年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》第 13.1.6 条规定，公司股票将自公司披露 2019 年年度报告之日起

停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司

股票上市的决定。

三、董事会已采取和将采取的措施

针对近两年业绩亏损状况，2019 年以来，公司多措交举，积极改善、提升

经营状况，具体措施如下：

1、主营业务契合行业发展契机，订单与业绩创同期历史新高，2019 年以

来，公司深入贯彻“推动绿色建筑，构建环保中国”的理念，牢记初心使命，

强化责任担当，围绕全年“创量增收”的目标，抓住行业发展的大机遇，坚定

立足主业，大力推进三大主营业务，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺

优化、改进，持续降本增效，实现了产销量的大幅提升，2019 年半年度经营业

绩创同期历史新高。

2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 27,405.48 万元，较上年同期上升

183.31%，实现营业利润 8,058.86 万元，较上年同期上升 8995.28%，实现利润

总额 8,052.41 万元，较上年同期上升 9324.22%，实现归属于上市公司普通股股

东的净利润 7,053.37 万元，较上年同期上升 10079.27%；

2019 年以来，公司已披露的中标或签订的重大合同（单笔标的金额达

3,000 万元或公司认为拟将产生重大影响的合同）如下：

单位：万元

序号 项目名称 合同状态 金额 披露日

1
上海市轨道交通 14 号线工程装饰安装材料供应搪

瓷钢板（封浜站（含）~ 桂桥路站（含））项目
中标 4,584.82

2019 年 4

月 22 日

2 台二发电风粉在线监测与调整改造采购合同 签订 1,444.00
2019 年 9

月 10 日

3
浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目厂外热网配

套工程 EPC 总承包预制成品保温管及相关附件
中标 5,732.41

2019 年 9

月 11 日

合    计 -- 11,761.23 --

2、公司将时刻保持紧迫性，深度挖掘产能潜力，强化项目管理，提高项目

运行效率，重点做好降本增效、应收账款管理等工作，增厚产品毛利率水平。

同时加强往年应收账款的跟催和管理，多渠道回笼资金，为生产经营提供资金

保障；

3、梳理、优化内部结构，计划对部分效益不佳的子公司、部门进行优化整

合，精兵简政，降本增效，加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，

降低公司运营成本，提高公司运营成果；

4、在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利

用资本市场平台，计划在行业上游及其他业务积极拓展，寻求创新经营模式，

采取战略投资与财务投资并行的多种模式，开展投资并购，进一步优化资本结

构，促进公司可持续发展。

2018 年，公司通过杭州义通投资合伙企业（有限合伙）参股了江西祥盛环

保科技有限公司，自公司投资以来该公司经营情况稳定，行业地位不断提升，

业绩体现符合投资预期；2019 年 9 月 9 日，公司董事会决议通过将义通投资所

持有的祥盛环保 25%的股权转让给浙江华沃投资管理有限公司，该交易若顺利

实现将有利于盘活公司资金，实现公司整体利益最大化。详见公司于 2019 年 9

月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其

参股公司股权的公告》（公告编号：2019-090）。

2019 年 5 月，公司参股了上海舜华新能源系统有限公司（以下简称“舜华

新能源”），该公司为加氢站投资建设领域的标杆性企业，在氢能技术领域已

深耕 15 载。随后，2019 年 8 月，公司与舜华新能源及浙江省新能源投资集团

股份有限公司签署了《浙江浙能舜华新能源装备制造项目投资合作意向书》，

拟合资设立新能源装备公司开发油、氢、电综合能源站核心装备，用于配套建

设综合能源站核心装备及系统生产项目，旨在构建先进、清洁、安全、高效的

氢能源产业生态系统。该次投资是公司继增资舜华新能源后在氢能源领域的进

一步深入布局，与浙能投资的合作标志着公司在氢能源产业发展中开始迈出实

质性的一步。氢能作为国家大力发展的终极清洁能源，氢能产业作为国家重点

发展的战略性新兴产业，公司认为未来该产业前景极为可观。详见公司分别于

2019 年 5 月 15 日、8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟向上海舜华新

能源系统有限公司增资的公告》（公告编号：2019-053）、《关于签订投资合作意

向书的公告》（公告编号：2019-080）。

综合上述，公司将牢牢把握行业发展大机遇，做好主业营销拓展，提升项

目管理水平，加快应收账款回收，推进产能优化，加强降本增效，积极优化资

本结构，挖潜盈利增长点，多措并举，力争全年业绩突破历史水平，实现新高。

公司对长期关注和支持开尔新材发展的广大股东和朋友表示衷心感谢，并

表示诚挚的歉意。公司将根据业绩具体实现情况及信息披露相关要求，及时履

行披露义务。

四、其他事项

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2 条第（一）项的

规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发

布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直

至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司

将严格按照相关规定履行信息披露义务。

2、公司 2019 年度经营业绩数据将在 2019 年年度报告中详细披露。公司指

定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网，敬请广大投资者理

性投资，注意投资风险。

投资者咨询方式：

电话：0579-82888566

传真：0579-82886066

邮箱：stock@zjke.com

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日 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