证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2019-084

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

 特别提示：

1、本次权益变动性质属于减持，未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东变化。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）近日收

到西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）、朱旭华先生、李琴芳女

士、朱旭东先生（以下简称“信息披露义务人”）提交的《简式权益变动报告书》。

本次权益变动后，硕贝德控股及其一致行动人（朱坤华先生、朱旭东先生、朱旭华

先生、李琴芳女士）合计持有本公司股份105,649,394股，占公司总股本的25.9729%。

与公司于2019年2月18日披露的《简式权益变动报告书》相比，信息披露义务人因

可交换公司债券换股、股份转让（非交易过户）、集中竞价、大宗交易减持公司股

份，导致持股比例合计减少5.00%。现将权益变动的具体情况公告如下：

一、股东本次权益变动的情况

（一） 被动减持硕贝德股份情况

硕贝德控股、朱旭东先生于2019年2月18日至2019年8月28日分别因可交换债换

股、非交易过户共减持公司股份共计12,239,743股，占公司总股本的3.0090%，具

体情况如下：

股东名称 变动方式 变动期间
变动数量

（股）

占公司总股本的

比例

硕贝德控股 17硕控EB”换股
2019年2月18日起至2019年2月22

日止
9,406,681 2.3125%

朱旭东
股份转让（非交易过

户）
2019年8月28日 2,833,062 0.6965%

合    计 12,239,743 3.0090%

（二）主动减持硕贝德股份情况

朱旭华先生、李琴芳女士因偿还自身及其一致行动人的债务，降低股权质押比

例以及满足自身对资金的需求等，于2019年4月23日至2019年9月12日通过大宗交易

方式、集中竞价方式共减持公司无限售条件流通股共计8,098,730股，占公司总股

本的1.9910%，具体情况如下：

股东姓名 减持方式 减持日期
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持股数占总股本比例

李琴芳 集中竞价

2019年4月23日 17.301 1,338,300 0.3290%

2019年4月24日 16.688 2,625,430 0.6454%

2019年9月11日 20.186 3,514,200 0.8639%

2019年9月12日 20.663 485,800 0.1194%

朱旭华 大宗交易 2019年9月12日 18.770 135,000 0.0332%

合   计 8,098,730 1.9910%

(三)信息披露义务人一致行动关系说明

朱坤华、朱旭东、朱旭华三人为兄弟关系，三人分别持有西藏硕贝德控股有限

公司（以下简称“硕贝德控股”）57%、33%、10%的股权，朱坤华是硕贝德控股实

际控制人；朱坤华与李琴芳为夫妻关系。综上，硕贝德控股、朱坤华、朱旭东、朱

旭华、李琴芳为一致行动人。

二、本次权益变动前后持股情况如下：

证券账户名

称
股份性质

权益变动前 权益变动后

变动幅度

股数（股）
占当时总

股本比例
股数（股）

占当时总

股本比例

硕贝德控股

合计持有股数 95,049,885 23.3670% 85,643,204 21.0545%

2.3125% 其中：有限售条件股份 0 0 0 0

     无限售条件股份 95,049,885 23.3670% 85,643,204 21.0545%

朱坤华

合计持有股数 15,619,377 3.8399% 15,619,377 3.8399%

0% 其中：有限售条件股份 11,714,533 2.8799% 11,714,533 2.8799%

     无限售条件股份 3,904,844 0.9600% 3,904,844 0.9600%

李琴芳

合计持有股数 7,963,730 1.9578% 0 0

1.9578% 其中：有限售条件股份 0 0 0 0

     无限售条件股份 7,963,730 1.9578% 0 0

朱旭东

合计持有股数 5,666,123 1.3930% 2,833,061 0.6965%

0.6965% 其中：有限售条件股份 4,249,592 1.0447% 2,833,061 0.6965%

     无限售条件股份 1,416,531 0.3483% 0 0

朱旭华

合计持有股数 1,688,752 0.4152% 1,553,752 0.3820%

0.0332% 其中：有限售条件股份 1,266,564 0.3114% 1,266,564 0.3114%

无限售条件股份 422,188 0.1038% 287,188 0.0706%

合计 125,987,867 30.9729% 105,649,394 25.9729% 5.0000%

三、其他相关说明

1、信息披露义务人的减持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务

规则的规定。

2、信息披露义务人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

3、本次权益变动完成后，硕贝德控股及其一致行动人合计持有本公司股份

105,649,394股，占公司总股本的25.9729%。不影响硕贝德控股的控股股东地位，

且公司实际控制人不会发生变化。

4、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

        惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

                                              2019 年 9 月 12 日