证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信           公告编号：2019-091

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于公司控股股东所持部分公司股票被动减持进展

暨减持比例达到 1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司控股股东本次被动减持背景

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉

信”）于 2019 年 9 月 4 日、9 月 6 日分别披露了《关于控股股东及实际控制人所

持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-087）、

《关于公司控股股东所持部分公司股票强制执行暨被动减持的公告》（公告编号：

2019-090）。公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及华泰证

券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）了解到华泰证券对 2,824,217 股股份

解除冻结并通过竞价卖出的方式进行强制平仓，强制平仓股份数为 2,824,217 股，

占刘伟持有公司股份的 1.71%，占公司总股本的 0.42%。

二、公司控股股东本次被动减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持数量占总

股本的比例

刘伟 集中竞价 2019-9-6 2.92  55.95 0.08%

刘伟 集中竞价 2019-9-9 2.92 123.45 0.18%

刘伟 集中竞价 2019-9-10 3.04 103.02 0.15%

合计 282.42 0.41%

截至到本公告披露日，公司控股股东刘伟持有的公司股份于2019年9月5日首

次被动减持至2019年9月10日已累计被动减持3,741,448股，占公司总股本的

0.55%，被动减持数量过半。

三、股东本次被动减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占公司总

股本比例
股数（股）

占公司总

股本比例

刘伟
直接持有公

司股份数量
167,985,420 24.76% 165,161,203 24.34%

四、其他情况说明

1、本次减持股份为质权人对控股股东刘伟先生质押的部分股份进行违约处

置导致的被动减持。目前公司生产经营情况正常，本次被动减持不会对公司经营

产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。

2、刘伟先生本次被动减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，但本

次被动减持计划因债权人的原因无法按照减持细则的约定在预披露十五个交易

日后进行减持。

3、刘伟先生自 2019 年 6 月 10 日-2019 年 9 月 9 日期间通过集中竞价交易方

式累计被动减持数量为 7,111,229 股，占公司总股本的 1.05%。

股东

名称
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持数量占总

股本的比例

刘伟 集中竞价 2019/6/10 3.14 120 0.18%

刘伟 集中竞价 2019/6/11 3.25 114.76 0.17%

刘伟 集中竞价 2019/6/12 3.32 72.91 0.11%

刘伟 集中竞价 2019/6/13 3.33 46.76 0.07%

刘伟 集中竞价 2019/6/14 3.38 30.17 0.04%

刘伟 集中竞价 2019/6/17 3.39 19.54 0.03%

刘伟 集中竞价 2019/6/18 3.37 12.68 0.02%

刘伟 集中竞价 2019/6/19 3.41 8.25 0.01%

刘伟 集中竞价 2019/6/20 3.37 5.37 0.01%

刘伟 集中竞价 2019/6/21 3.78 3.50 0.01%

刘伟 集中竞价 2019/6/24 3.7 2.28 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/6/25 3.63 1.49 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/6/26 3.56 0.97 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/6/27 3.46 0.63 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/6/28 3.4 0.41 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/7/1 3.47 0.27 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/7/2 3.48 0.01 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/9/5 3.10 91.72 0.14%

刘伟 集中竞价 2019/9/6 2.92 55.95 0.08%

刘伟 集中竞价 2019/9/9 2.92 123.45 0.18%

合计 711.12 1.05%

4、公司将持续关注控股股东及实际控制人刘伟减持计划的后续实施情况，

并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为

准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2019年9月11日