证券代码：300505       证券简称：川金诺       公告编号：2019-050

昆明川金诺化工股份有限公司

关于公司控股股东及部分股东减持进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日披

露了《关于公司持股 5%以上控股股东及部分股东减持股份预披露的公告》（公告

编号：2019-021），公司董事长及实际控制人刘甍先生、董事兼总经理魏家贵先

生、董事唐加普先生、董事訾洪云先生、副总经理刘明义先生、副总经理张和金

先生、副总经理周永祥先生、总工程师曾润国先生、已离任的前副总经理兼董事

会秘书陈勇先生及已离任的前副总经理冯发钧先生拟自上述公告之日起十五个

交易日后的六个月内，合计减持股份数量不超过 8,955,824 股，占公司目前总股

本比例 8.9090%。

公司于 2019 年 8 月 16 日收到上述股东出具的《关于川金诺股份减持计划进

展告知函》。截至本公告日，上述股东减持计划实施时间过半。根据《上市公司

股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及深圳证券交易

所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，

公司现将股东减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 日期
均价

（元/股）
减持股数

占公司

总股本

比例

刘甍 大宗交易 2019.7.23 20.500 1,000,000 0.9948%

魏家贵 竞价交易 2019.6.24 22.799 390,000 0.3880%

唐加普 竞价交易 2019.7.18 24.735 226,000 0.2248%

竞价交易 2019.7.17 25.108 270,300 0.2689%

竞价交易 2019.6.25 23.188 142,158 0.1414%

訾洪云

竞价交易 2019.6.24 22.735 45,800 0.0456%

竞价交易 2019.5.29 21.708 197,678 0.1966%

竞价交易 2019.5.27 21.574 100,000 0.0995%

竞价交易 2019.5.24 21.603 32,413 0.0322%

竞价交易 2019.5.23 21.828 58,000 0.0577%

竞价交易 2019.5.22 22.828 113,500 0.1129%

曾润国

竞价交易 2019.5.27 21.453 96,000 0.0955%

竞价交易 2019.5.17 22.713 60,000 0.0597%

张和金 竞价交易 2019.6.21 23 15,500 0.0154%

冯发钧

竞价交易 2019.5.20  22.75 3,500 0.0035%

竞价交易 2019.5.17  22.757 12,100 0.0120%

陈勇 竞价交易 2019.6.28  22.87 38,100 0.0379%

合计 2,801,049 2.7864%

2、股东减持前后持股变动情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数
占总股本

比例
股数

占总股本

比例

刘甍

合计持有 41,373,164 41.1566% 40,373,164 40.1619%

无限售条件 10,343,291 10.2892% 9,343,291 9.2944%

有限售条件 31,029,873 30.8675% 31,029,873 30.8675%

魏家贵

合计持有 4,381,425 4.3585% 3,991,425 3.9705%

无限售条件 1,095,356 1.0896% 705,356 0.7017%

有限售条件 3,286,069 3.2689% 3,286,069 3.2689%

唐加普

合计持有 2,816,630 2.8019% 2,178,172 2.1668%

无限售条件 704,157 0.7005% 65,699 0.0654%

有限售条件 2,112,473 2.1014% 2112473 2.1014%

訾洪云

合计持有 2,190,712 2.1792% 1,643,321 1.6347%

无限售条件 547,678 0.5448% 287 0.0003%

有限售条件 1,643,034 1.6344% 1,643,034 1.6344%

刘明义

合计持有 3,442,548 3.4245% 3,442,548 3.4245%

无限售条件 860,637 0.8561% 860,637 0.8561%

有限售条件 2,581,911 2.5684% 2,581,911 2.5684%

张和金

合计持有 62,592 0.0623% 47,092 0.0468%

无限售条件 15,648 0.0156% 148 0.0001%

有限售条件 46,944 0.0467% 46,944 0.0467%

周永祥

合计持有 6,166 0.0061% 6,166 0.0061%

无限售条件 1,542 0.0015% 1,542 0.0015%

有限售条件 4,624 0.0046% 4,624 0.0046%

曾润国

合计持有 625,918 0.6226% 469,918 0.4675%

无限售条件 156,479 0.1557% 479 0.0005%

有限售条件 469,439 0.4670% 469,439 0.4670%

陈勇

合计持有 156,479 0.1557% 118,379 0.1178%

无限售条件 39,119 0.0389% 1,019 0.0010%

有限售条件 117,360 0.1167% 117,360 0.1167%

冯发钧

合计持有 62,592 0.0623% 46,992 0.0467%

无限售条件 15,648 0.0156% 48  0.0000%

有限售条件 46,944 0.0467% 46,944 0.0467%

二、其他相关说明

1、以上减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规

及规范性文件的规定。本次减持是上述股东的正常减持行为，不会对公司的

治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

2、以上股东的股份减持计划已进行了预先披露，本次股份减持进展与此前

已披露的承诺、减持股份计划一致。

3、刘甍先生为公司控股股东，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及

持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、实际控制人刘甍及其他股东《关于川金诺股份减持计划进展告知函》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2019 年 8 月 16 日