证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019-048

中材科技股份有限公司关于

董事、监事、高级管理人员自愿延长股权投资计划锁定期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权投资计划基本情况

2016 年 5 月，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会相

关批复实施发行股份购买泰山玻璃纤维有限公司 100%股权，同时向长江中材启

航 1 号定向资产管理产品（以下简称 “启航 1 号”）等 7 家机构发行股份募集配

套资金。

启航 1 号系公司首期员工股权投资计划。为充分调动员工的积极性，实现股

东、公司和员工利益的一致，更好地促进公司持续、健康发展，公司董事（不含

独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干参与认购了本次股权投资计划（合

计认购 154,498,794.69 份额），由启航 1 号认购公司发行的 10,781,493 股股份。

上述股份于 2016 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市，锁定期 36 个月，于

2019 年 5 月 10 日解除限售。截至目前，启航 1 号尚未减持所持公司股份。

二、自愿锁定情况

基于对公司未来发展前景的信心及内在投资价值的认可，公司现任董事薛忠

民、唐志尧、刘颖、宋伯庐，监事鲁博、郭伟、禹琦、赵长胜以及高级管理人员

赵谦、赵俊山、黄再满、朱建勋、陈志斌等 13 人及部分核心骨干自愿延长所持

股权投资计划份额（合计份额 44,499,100 份，占总份额的 28.80%，其中现任董

事、监事及高级管理人员份额 24,711,400 份）的锁定期。锁定期自 2019 年 5 月

10 日起 12 个月。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十二日