证券代码：300210         证券简称：森远股份        公告编号：2019-053

鞍山森远路桥股份有限公司

关于控股股东实际控制人、部分董事高级管理人员减持计划

实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

1、控股股东、实际控制人郭松森减持情况

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日披露

了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-057），

股东郭松森先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超

过 24,210,900 股（占公司总股本比例 5%）。其中以集中竞价方式减持的，自本

减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施，且在任意连续 90 个自然日

内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自

本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内实施，且在任意连续 90 个自然

日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。截至本公告日，郭松森先生

股份减持计划已实施完毕

郭松森先生减持股份情况：自 2018 年 12 月 7 日本次减持计划公告之日起至

2019年 6月 25日，郭松森先生通过集中竞价和大宗交易共计减持股份 24,192,320

股（占本公司总股本比例 4.9961%），减持计划已实施完毕。具体情况为：公司

于 2019 年 3 月 8 日披露了《关于公司股东减持公司股份比例达到 1%的公告》（公

告编号：2019-019）；于 2019 年 3 月 15 日披露了《关于公司股东减持公司股份

比例达到 1%暨减持计划数量过半、时间过半的公告》（公告编号：2019-022）；于

2019 年 6 月 11 日披露了《关于公司控股股东减持公司股份比例达到 1%的公告》

（公告编号：2019-048），上述三次公告累计减持股份 20,172,620 股（占本公司

总股本比例 4.166%）。自 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 25 日，通过集中竞价

交易和大宗交易共计减持股份 4,019,700 股（占本公司总股本比例 0.8301%），合

计减持股份 24,192,320 股（占本公司总股本比例 4.9961%）。现将减持明细公告

如下：

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万股） 减持比例（%）

郭松森
集中竞价

交易

2019 年 1 月 18 日 3.97 5.6 0.0116%

2019 年 1 月 21 日 4.05 5.822 0.0120%

2019 年 1 月 22 日 4.01 5.6 0.0116%

2019 年 1 月 23 日 4.04 5.4 0.0112%

2019 年 1 月 24 日 4.08 5.05 0.0104%

2019 年 1 月 25 日 4.04 5.05 0.0104%

2019 年 1 月 28 日 3.99 4.87 0.0101%

2019 年 1 月 29 日 3.84 4 0.0083%

2019 年 1 月 30 日 3.88 4.57 0.0094%

2019 年 1 月 31 日 3.83 4.42 0.0091%

2019 年 2 月 1 日 3.86 4.28 0.0088%

2019 年 2 月 11 日 3.93 4.14 0.0085%

2019 年 2 月 12 日 4.01 4.01 0.0083%

2019 年 2 月 13 日 4.10 3.89 0.0080%

2019 年 2 月 14 日 4.12 3.77 0.0078%

2019 年 2 月 15 日 4.45 2.65 0.0055%

2019 年 2 月 28 日 4.73 20.9 0.0432%

2019 年 3 月 1 日 4.62 24.7 0.0510%

2019 年 3 月 4 日 4.68 208.076 0.4297%

2019 年 3 月 5 日 4.7 1.3 0.0027%

2019 年 3 月 6 日 4.8 1.28 0.0026%

2019 年 3 月 7 日 4.9 1.26 0.0026%

2019 年 3 月 8 日 4.73 146.3840 0.3023%

2019 年 3 月 11 日 4.68 6 0.0124%

2019 年 4 月 25 日 4.88 13 0.0268%

2019 年 4 月 26 日 4.56 7.55 0.0156%

2019 年 5 月 15 日 4.00 43.7 0.0902%

2019 年 5 月 16 日 4.02 9 0.0186%

2019 年 5 月 24 日 5.29 0.85 0.0018%

2019 年 5 月 29 日 4.68 21 0.0434%

2019 年 6 月 3 日 4.05 10 0.0207%

2019 年 6 月 4 日 3.92 34.14 0.0705%

2019 年 6 月 5 日 3.84 15 0.0309%

2019 年 6 月 6 日 3.70 10 0.0207%

2019 年 6 月 10 日 3.69 20 0.0413%

2019 年 6 月 11 日 3.83 60 0.1239%

2019 年 6 月 12 日 3.76 25 0.0516%

2019 年 6 月 13 日 3.77 39.95 0.0825%

2019 年 6 月 14 日 3.85 31.54 0.0651%

2019 年 6 月 17 日 3.75 25.64 0.0530%

2019 年 6 月 18 日 3.79 16.92 0.0349%

2019 年 6 月 19 日 3.83 17.83 0.0368%

2019 年 6 月 20 日 3.81 14.61 0.0302%

2019 年 6 月 21 日 4.4 11.99 0.0249%

2019 年 6 月 24 日 4.84 10.52 0.0217%

2019 年 6 月 25 日 5.32 45.97 0.0949%

大宗交易

2019 年 3 月 8 日 4,5 222 0.4585%

2019 年 3 月 12 日 4.29 450 0.9293%

2019 年 3 月 13 日 4.46 296 0.6113%

2019 年 6 月 10 日 3.27 181 0.3738%

2019 年 6 月 11 日 3.31 141 0.2912%

2019 年 6 月 12 日 3.45 83 0.1714%

2019 年 6 月 13 日 3.38 79 0.1631%

合  计 2419.232 4.9961%

2、董事总经理孙斌武先生减持情况

公司于 2019年 4月 19日收到公司董事总经理孙斌武先生关于减持公司股份

计划的告知函，持有本公司股份 238,601 股（占公司总股本比例 0.0493%）的股

东孙斌武先生计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方

式合计减持本公司股份不超过 59,650 股（占本公司总股本比例 0.0123%）。具体

内容详见 2019 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告。截至本公告日，孙斌武先生股份减持计划已实施完毕。现将相关事项公

告如下：

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例（%）

孙斌武 集中竞价交易 2019 年 6 月 25 日 5.32 59,650 0.0123

3、 股东本次减持前后持股情况

股东

名称

股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股

本比例

（%）

郭松森

合计持有股份 192,577,122 39.77 188,557,422 38.94

其中：无限售条件

股份
192,577,122 39.77 188,557,422 38.94

有限售条件股份 - - - -

孙斌武

合计持有股份 238,601 0.0493 178,951 0.0370

其中：无限售条件

股份
59,650 0.0123 - -

有限售条件股份 178,951 0.0370 178,951 0.0370

    二、其他相关说明

1、郭松森先生、孙斌武先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范

性文件的相关规定。

2、郭松森先生、孙斌武先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在

违反已披露的减持计划的情形。

3、郭松森先生、孙斌武先生未做过关于最低减持价格的承诺。

4、郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，但本次减持计划实施不会导

致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

三、备查文件

1、郭松森先生、孙斌武先生《持股变动申报表》。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日