证券代码：300032     股票简称：金龙机电     公告编号：2019-040

金龙机电股份有限公司

关于股东减持计划完成的公告

一、控股股东被动减持计划完成

金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）于 2019 年 1 月 16

日，披露了《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：

2019-002），兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）将按照福州中院出具

的《协助执行通知书》的要求，采取集中竞价或大宗交易等方式，处置金龙集团持

有的 1,280 万股金龙机电流通股股票。公司分别于 2019 年 3 月 13 日、2019 年 6

月 12 日披露了该减持计划的进展公告。

2019 年 6 月 25 日，公司收到了兴业证券的通知，截止 2019 年 6 月 25 日，兴

业证券通过集中竞价方式累计卖出金龙集团持有的公司股票 1,280 万股，本次减持

计划已完成。具体情况如下：

    1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持日期
减持股数

(股)

成交均价(元/

股)

占公司总

股本比例

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 1 日 1,629,779 3.633 0.2029%

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 4 日 1,252,665 3.779 0.1560%

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 5 日 978,405 3.641 0.1218%

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 6 日 773,825 3.908 0.0963%

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 7 日 618,107 4.032 0.0770%

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 8 日 497,637 4.007 0.0620%

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 11 日 403,200 3.772 0.0502%

金龙集团 集中竞价 2019 年 3 月 12 日 328,369 3.910 0.0409%

金龙集团 集中竞价 2019 年 4 月 29 日 268,548 3.797 0.0334%

金龙集团 集中竞价 2019 年 4 月 30 日 220,378 3.790 0.0274%

金龙集团 集中竞价 2019 年 5 月 6 日 181,356 3.614 0.0226%

金龙集团 集中竞价 2019 年 5 月 7 日 44,590 3.500 0.0056%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 5 日 224,700 3.125 0.0280%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 6 日 610,137 2.994 0.0760%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 11 日 1,075,209 3.008 0.1339%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 12 日 868,624 3.036 0.1081%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 13 日 709,714 3.020  0.0884%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 14 日 585,253 3.049  0.0729%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 17 日 486,305 2.959  0.0605%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 18 日 406,645 2.951  0.0506%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 19 日 341,835 3.022  0.0426%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 20 日 288,631 3.009  0.0359%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 21 日 3,151 3.310  0.0004%

金龙集团 集中竞价 2019 年 6 月 25 日 2,937 4.000  0.0004%

合计 12,800,000 － 1.5937%

   2、减持前后金龙集团持股情况

股东名称 股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数(股)
占总股本比例

(%)
股数(股)

占总股本比

例(%)

金龙集团

有限售条件流

通股
13,812,154 1.7197 13,812,154 1.7197

无限售条件流

通股
176,627,523 21.9913 173,803,052 21.6396

合计 193,933,219 23.7110 187,615,206 23.3594

二、持股 5%以上股东减持计划完成

公司于2019年 3月 7日披露了《关于持股5%以上股东股份减持预披露公告》（公

告编号：2019-007），兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全基金”）在公告披露

之日起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价方式，或者在公告披露之日起 3个交易

日后的 6个月内以大宗交易方式减持本公司股份 5,330,700 股。2019 年 6 月 25 日，

公司收到兴全基金的通知，本次减持计划已经完成，具体情况如下：

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持日期
减持股数

(股)

成交均价(元/

股)

占公司总股

本比例

兴全基金 集中竞价 2019 年 6 月 25 日 5,330,700 4.000 0.6637%

2、减持前后兴全基金持股情况

股东名称 股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数(股)
占总股本比例

(%)
股数(股)

占总股本比

例(%)

兴全基金
无限售条件流

通股
45,489,069 5.66369 40,158,369 4.99999

    三、其他说明

1、以上公司股东减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，减持情况与此前

已披露的减持计划一致。

2、本次减持计划完成后，兴全基金不再是公司持股 5%以上股东，详见公司同

日披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、《兴业证券关于金龙机电减持情况的告知函》；

2、兴全基金《股份减持计划完成告知函》；

3、中国证券登记结算有限责任公司相关文件

4、深交所要求的其他文件

    特此公告。

                                    金龙机电股份有限公司董事会

                                          2019 年 6 月 25 日