证券代码：300423    证券简称：鲁亿通   公告编号：2019-041

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满的公告

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20

日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员

及相关股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2018-083)，公司部分董事、监

事、高级管理人员计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞

价方式减持其所持有的公司股份，合计减持不超过 141.1 万股（若计划减持期间

公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量相应进

行调整），占当时公司总股本的比例为 0.48%。

公司于 2019 年 3 月 12 日、2019 年 3 月 16 日分别披露了《关于部分董事、

监事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-018）、《关

于部分监事股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2019-020），具体内容详

见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司总股本 291,400,700 股为基数，

向全体股东每 10 股派 2.28 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每

10 股转增 7 股。分红前公司总股本为 291,400,700 股，分红后总股本增至

495,381,190 股。权益分派股权登记日为：2019 年 4 月 10 日，除权除息日为：

2019 年 4 月 11 日。

截至 2019 年 6 月 11 日，上述股东本次减持计划的期限已届满，公司近日收

到部分董事、监事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述

股东本次减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至本公告日，股东柳云鹏在预披露的减持计划期间内未减持公司股份，股

东崔静、魏春梅、贺智波、于相勇、姚京林、徐克峰、刘德业在预披露的减持计

划期间减持情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价（元

/股）
 减持股数（股）

占公司总股

本比例

崔静
集中竞价

2018/12/28 17.819        34,200  0.0117%

2019/1/2 17.459        48,200  0.0165%

2019/3/15 28.206        53,900  0.0185%

2019/5/7 14.367       312,080  0.0630%

合计       448,380  0.1098%

魏春梅
集中竞价

2019/1/7 18.026        10,259  0.0035%

2019/1/8 18.5        10,000  0.0034%

2019/3/14 27.239        25,000  0.0086%

2019/6/11 13.75        20,000  0.0040%

合计        65,259  0.0195%

贺智波
集中竞价

2019/1/15 18.544        20,000  0.0069%

2019/3/14 28.687        49,091  0.0168%

2019/6/11 13.7        14,588  0.0029%

合计        83,679  0.0266%

于相勇
集中竞价 2019/1/28 19.35           190  0.0001%

合计           190  0.0001%

姚京林
集中竞价

2019/1/28 19.21        30,000  0.0103%

2019/6/4 13.601        40,000  0.0080%

2019/6/10 13.17        90,000  0.0180%

合计       160,000  0.0363%

徐克峰
集中竞价

2019/1/28 19.314        30,000  0.0103%

2019/3/22 28.22        10,000  0.0034%

2019/6/10 13.176        53,100  0.0106%

2019/6/11 13.684        23,400  0.0047%

合计       116,500  0.0290%

刘德业
集中竞价 2019/1/28 28        17,000  0.0058%

合计        17,000  0.0058%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

 股数(股)
占总股本比例

(%)
 股数(股)

占总股本

比例(%)

崔静

合计持有股份数 1,436,484 0.49% 1,898,233 0.38%

期中：无限售条件股份 359,121 0.12% 110,321 0.02%

      有限售条件股份 1,077,363 0.37% 1,787,912 0.36%

魏春梅
合计持有股份数 786,885 0.27% 1,240,765 0.25%

期中：无限售条件股份 196,721 0.07% 237,486 0.05%

      有限售条件股份 590,164 0.20% 1,003,279 0.20%

贺智波

合计持有股份数 661,550 0.23% 992,593 0.20%

期中：无限售条件股份 191,382 0.07% 142,873 0.03%

      有限售条件股份 470,168 0.16% 849,720 0.17%

于相勇

合计持有股份数 79,961 0.03% 135,611 0.03%

期中：无限售条件股份 19,990 0.01% 0 0.00%

      有限售条件股份 59,971 0.02% 135,611 0.03%

姚京林

合计持有股份数 441,392 0.15% 569,366 0.11%

期中：无限售条件股份 110,349 0.04% 6,591 0.00%

      有限售条件股份 331,043 0.11% 562,775 0.11%

徐克峰

合计持有股份数 353,327 0.12% 456,156 0.09%

期中：无限售条件股份 88,332 0.03% 5,664 0.00%

      有限售条件股份 264,995 0.09% 450,492 0.09%

刘德业

合计持有股份数 145429 0.05%  218,329  0.04%

期中：无限售条件股份 17168 0.01%   32,907  0.01%

      有限售条件股份 128261 0.04% 185422 0.04%

二、其他相关情况说明

1、在上述减持公司股份期间，上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业

务规则的规定。

2、截至本公告日，公司上述董事、监事、高级管理人员股东减持计划期限

已届满，其减持数量未超过预披露的计划减持数量，并严格遵守其股份锁定及减

持相关承诺。

3、上述股东非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计

划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

三、备查文件

相关股东出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。

  山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

                                              2019 年 6 月 12 日