证券代码：300121          证券简称：阳谷华泰          公告编号：2019-056

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员减持公司股份计划实施完成的公告

一、股东已披露的股份减持计划

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 3日

在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于部分董事、高级管理人员计

划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-135）,公司股东贺玉广先生、

董瑞国先生、赵凤保先生、杜孟成先生拟自该公告发布之日起 15 个交易日后的

6 个月内，合计减持所持公司股份不超过 59 万股（含 59 万股，占目前公司总

股本的 0.1518%），拟减持数量和比例如下：

姓名 拟减持数量 （股） 占目前公司总股本的比例

贺玉广 不超过160,000（含160,000） 不超过 0.0412%

董瑞国 不超过150,000（含150,000） 不超过 0.0386%

赵凤保 不超过170,000（含170,000） 不超过 0.0438%

杜孟成 不超过110,000（含110,000） 不超过 0.0284%

二、股东股份减持计划的实施进展

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若

干规定》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至 2019年 5月 24日，高管贺

玉广先生、董瑞国先生、赵凤保先生、杜孟成先生披露的前述股份减持计划时间

已过，贺玉广先生减持数量达到减持计划的 100%，董瑞国先生减持数量达到减

持计划的 99.99%，赵凤保先生减持数量达到减持计划的 39.61%，杜孟成先生减

持数量达到减持计划的 50%。具体减持计划实施情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占目前总股本

比例（%）

贺玉广 集中竞价

2018 年 12月 12 日 9.432 28,100 0.0072

2018年 12月 13 日 9.542 51,900 0.0134

2018年 12月 28 日 8.637 80,000 0.0206

董瑞国 集中竞价

2018年 12月 19 日 9.2 5,000 0.0013

2018 年 12月 24 日 9.026 50,000 0.0129

2018 年 12月 25 日 8.98 20,000 0.0051

2018 年 12月 28 日 8.603 43,300 0.0111

2019 年 4月 18 日 11.09 6,990 0.0018

2019 年 4月 19 日 11.08 24,700 0.0064

赵凤保 集中竞价

2018年 12月 14 日 9.05 30,000 0.0077

2018 年 12月 28 日 8.635 22,000 0.0057

2019 年 1月 4 日 8.5 15,342 0.0039

杜孟成 集中竞价
2018 年 12月 24 日 9.04 30,000 0.0077

2019 年 1月 7 日 8.62 25,000 0.0064

合计 — — — 432,332 0.1113

注：1、2019年 1 月 2 日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事

和高级管理人员 2018 年 12月 28 日所持公司股份重新计算了 2019 年度可转让额度。

2、公司已完成 2018 年限制性股票激励计划的授予登记工作，股份总数由 375,131,706

股增加至 388,611,706 股。

三、其他事项

1、贺玉广先生、董瑞国先生、赵凤保先生、杜孟成先生本次减持公司股份

均符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件的规定。

2、贺玉广先生、董瑞国先生、赵凤保先生、杜孟成先生本次减持股份总数

均未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

                                        董事会

                                       二〇一九年五月二十七日