证券代码：002070           证券简称：*ST众和        公告编号：2019－038

福建众和股份有限公司

更正公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或 者重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日披露了《2019

年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》，《关于公司股票可能终止上市

的风险提示公告》、《关于 2018 年度计提资产减值准备和预计负债的公告》、《第六届

董事会第六次会议决议公告》，由于工作疏忽，部分公告内容有误，现将相关内容更

正如下：

一、《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》中“第三节重

要事项之四对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计” 部分相关数据更正如下：

更正前

对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元） 7,000 至 10,000

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净

利润（万元）
-11,721.3

业绩变动的原因说明
公司债务压力过大，财务压力持续增加，预计 2019 年 1-6 月持

续亏损。

   更正后

对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元） -10,000 至 -7,000

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 -11,721.3

利润（万元）

业绩变动的原因说明
公司债务压力过大，财务压力持续增加，预计 2019 年 1-6 月持

续亏损。

    二、《关于公司股票可能终止上市的风险提示公告》中“第一项公司股票可能

被终止上市的情形及相关风险提示” 部分描述更正如下：

更正前

2018年年度经营业绩亏损、2018年期末净资产为负值，根据上市规则13.1.6 条

规定，深圳证券交易所在公司 2018 年年度报告披露后 15 个交易日内作出是否终止

公司股票上市的决定。

更正后

2018 年年度经营业绩亏损、2018 年期末净资产为负值，根据《上市规则》14.4.1

及 14.4.4 条规定，深圳证券交易所在公司 2018 年年度报告披露后 15 个交易日内

作出是否终止公司股票上市的决定。

三、《关于 2018 年度计提资产减值准备和预计负债的公告》中“第一项本次计

提资产减值准备相关情况”部分描述更正如下：

更正前

（一）本次计提资产减值准备概况

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对截止 2018 年 12

月 31 日的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公

司对应收账款、其他应收款、存货等计提金额合计为 26,083.58 万元的资产减值准

备，其中，应收账款、其他应收款计提坏帐准备 12,498.98 万元，存货计提跌价准

备 13,5684.6 万元。

更正后

（一）本次计提资产减值准备概况

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对截止 2018 年 12 月

31 日的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司

对应收账款、其他应收款、存货等计提金额合计为 26,083.58 万元的资产减值准备，

其中，应收账款、其他应收款计提坏帐准备 12,498.98 万元，存货计提跌价准备

13,584.6 万元。

四、《第六届董事会第六次会议决议公告》中“会议审议情况之三《公司关于

计提 2018 年度资产减值准备的议案》”部分相关数据更新如下：

更正前

报告期内，公司对应收账款、其他应收款、存货等科目合计计提 26,085.58 万

元的坏账准备。其中，应收账款、其他应收款计坏帐准备 13,450.24 万元，存货计

提跌价准备 12,633.33 万元。

更正后

报告期内，公司对应收账款、其他应收款、存货等科目合计计提 26,083.58 万

元的坏账准备。其中，应收账款、其他应收款计提坏帐准备 12,498.98 万元，存货

计提跌价准备 13,584.6 万元。

除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，

公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

    2019 年 5 月 7 日

 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