证券代码：000939     证券简称：*ST 凯迪      编号：2019-47

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于暂停上市前停牌的公告

特别提示：公司股票将于 2019 年 4 月 29 日开市起停牌。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年

7月2日开市起被实行退市风险警示，股票简称由“凯迪生态”变更为

“*ST凯迪”。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月25日对公司出具

了无法表示意见的审计报告，详见公司2019年4月29日披露的《公司

2018年年度报告》。

公司因连续两年被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证

券交易所股票上市规则（2018 年修订）》14.1.4条的规定，公司股

票将自公司2018年年度报告披露之日起停牌，即2019年4月29日开市

起停牌。

深圳证券交易所将自公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂

停公司股票上市交易的决定。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及

网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

                            2019 年 4 月 26 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。