证券代码：300199  证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-024

深圳翰宇药业股份有限公司

关于实际控制人协议转让公司部分股权

暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）实际控制

人之曾少贵先生、曾少强先生于 2019 年 3 月 23 日与深圳市投控资本有限公司（以

下简称“深投控资本”）管理的深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“共赢基金”）签署了《曾少贵、曾少强与深圳投控共赢股权投资基金

合伙企业（有限合伙）关于深圳翰宇药业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称

“《股份转让协议》”），其中，曾少贵先生通过协议转让方式向共赢基金转让其持

有的 18,565,340 股公司股份（约占公司总股本的 2%）、曾少强先生通过协议转让方

式向共赢基金转让其持有的 37,130,681 股公司股份（约占公司总股本的 4%）。

2、本次协议转让股份涉及的公司股份比例未触及要约收购，本次协议转让股份

事项不会导致上市公司控制权发生变化。

3、本次协议转让需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进行合规性确认

后方能在中国证券登记结算有限有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）

办理股份协议转让过户手续。

一、本次权益变动概述

公司近日收到公司实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生的通知，获悉其与共

赢基金签署了《股份转让协议》，协议约定由曾少贵先生将其持有的 18,565,340 股公

司股份（约占公司总股本的 2%）、曾少强先生将其持有的 37,130,681 股公司股份（约

占公司总股本的 4%）通过协议转让方式向共赢基金进行转让。

本次权益变动前后转让双方持股情况如下：

股东名称

本次变动前持有公司股份 本次变动后持有公司股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

曾少贵 218,529,589 23.54% 199,964,249 21.54%

曾少强 179,861,135 19.38% 142,730,454 15.38%

共赢基金 0 0% 55,696,021 6.00%

二、交易双方基本情况

1、转让方基本情况

转让方一：

曾少贵，身份证号：44030619***********，住所：广东省深圳市南山区******

转让方二：

曾少强，身份证号：44030619***********，住所：广东省深圳市宝安区******

2、受让方基本情况

名称：深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5FDMJYXJ

执行事务合伙人：深圳市投控资本有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 8A1

经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，

依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得以公

开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不

得从事信托、金融资产管理等业务）。

合伙期限：2018 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日

股权结构：

建信信托有限责任公司 33.33%，

深圳市鲲鹏股权投资有限公司 33.33%，

国信证券股份有限公司 16.67%，

深圳投控湾区股权投资基金合伙企业(有限合伙)15.83%，

深圳市投控资本有限公司 0.83%。

三、股份协议转让主要内容

（一）协议签署主体

转让方：曾少贵、曾少强

受让方：深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）标的股份

转让方向受让方以协议转让方式转让其所持有的翰宇药业股份合计55,696,021

股，约占公司总股本的 6%，即协议中“标的股份”。

（三）转让对价及支付

经双方协商确定，本次股份转让的价格为翰宇药业于本协议签署日的前一交易

日的收盘价的 90%，即 10.287 元/股。标的股份总数为 55,696,021 股，本次交易的

交易总价款为 572,944,968.03 元，交易总价款包含转让方应当缴纳的个人所得税，

受让方全部以现金方式向转让方支付。

本次交易的对价由受让方分期进行支付，第一期支付：受让方应在本次交易取

得深交所合规确认之日起 5个工作日内，向转让方指定银行账户支付转让款合计

114,588,994.00 元；第二期支付：自转让方向受让方转让 55,696,021 股股份交割

完成后 10 个工作日内，受让方向转让方支付剩余股份转让款，本次支付的价款为交

易总价款与已支付价款的差额。

（四）标的股份交割

双方应自行做好充分准备，提供必要材料，配合完成标的股份交割手续，即完

成向深交所、中登公司申请办理股份过户登记的法定手续。

自本协议签订之日起至交割日期间，上市公司发生送股、资本公积金转增股本、

配股等除权事项或定增、回购等变更股本事项的，标的股份数量、标的股份比例应

作相应调整。相应调整对本次交易的调整，应得到双方对本次交易的书面确认。

（五）违约责任

任何一方违反、不履行或不完全履行《股份转让协议》项下的任何义务、保证

或承诺，给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任（包括律师费、仲裁费、公证费

等）。

因转让方中任意一方的故意或重大过失，导致各方及上市公司未按本协议约定

及时办理标的股份过户登记手续的，每迟延一日，转让方中的过错方应按未过户股

份对应的转让价款的万分之五向受让人支付违约金，转让方中的另一方应对过错方

支付违约金的义务承担连带保证责任；迟延超过 30 日的，受让方有权解除本协议，

转让方中的过错方应按交易总价款的 5%向受让方支付违约金，转让方中的另一方应

对过错方支付违约金的义务承担连带保证责任。

因受让方的故意或重大过失，导致受让方未及时足额支付标的股份转让价款及

本协议约定的其他款项的，每逾期一日，受让方按照应付未付金额的万分之五向转

让方支付违约金；延迟超过 30 日的，转让方有权解除本协议，受让方应按交易总价

款的 5%向转让方支付违约金。

（六）协议的成立、生效

本协议自转让方及受让方双方盖章、签字之日起成立并生效。

四、本次权益变动对公司的影响

本次协议转让的受让方共赢基金为深圳市投控资本有限公司（以下简称“深投

控资本”）联合多家投资机构设立的全国首批按照市场化原则运作的上市公司纾困私

募基金之一。深投控资本的母公司深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）是深

圳市级科技金控平台和市属国有资本投资公司，积极打造“科技金融、科技园区、

科技产业”三大产业集群，资本实力雄厚。翰宇药业是一家专业从事多肽药物研发、

生产和销售的国家级高新技术企业，2011 年在深交所上市，作为多肽细分领域龙头，

专注于多肽药品的研发及生产、销售，同时凭借对医药行业的趋势判断，积极打造

慢病管理闭环，并通过对外投资、外延并购等方式，从治疗药物到器械协同，积极

尝试互联网医疗手段，为深圳市产业政策支持的重点产业方向。

本次共赢基金协议受让公司 6%的股份，有助于公司实际控制人降低负债比例，

缓解流动性风险。本次协议转让完成后，深投控资本管理的基金将成为公司重要股

东之一，未来可充分发挥深投控资本在产业基金运营、行业资源整合以及投融资等

方面的优势。结合公司近年来构建的医药产业平台，响应国家战略导向，不断深入

拓展在生物医药领域的布局，提高公司核心竞争力，共同为深圳市全力打造粤港澳

大湾区生物医药产业创新平台提供支持。

五、其他事项

1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等

的规定，不存在违反上述规定的情形。

2、本次股份转让不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规

章、规范性文件等规定的情况。

3、本次协议转让完成后，转让方和受让方承诺其股份变动将严格按照中国证监

会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》和《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相

关规定执行。

4、交易各方能否按协议严格履行各自义务，本交易是否能够最终完成尚存在不

确定性，同时本次协议转让尚需通过深交所合规性确认，并在中登公司办理协议股

份过户相关手续，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交

易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

六、备查文件

1、《曾少贵、曾少强与深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于

深圳翰宇药业股份有限公司之股份转让协议》

2、《简式权益变动报告书（一）》

3、《简式权益变动报告书（二）》

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 25 日