证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2019-006

完美世界股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动属于持股5%以上股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

3、本次权益变动后，恒泰稳增不再是公司持股5%以上股东。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”或“完美世界”）近日收到深圳

市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒泰稳增”）提交的《简式

权益变动报告书》，现将权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称：深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EYYQW47

企业类型：有限合伙企业

认缴出资：人民币 281,000 万元

执行事务合伙人：深圳市恒泰永成投资管理有限公司（委派代表：陈新立）

成立时间：2018年 1月 26 日

经营期限：自 2018年 1月 26 日起

主要经营场所：深圳市盐田区海山街道深盐路 2092号昊海君悦大厦 8楼 801

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；娱乐行业项目投资（具体

项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）

主要股东：

序号 合伙人 合伙人性质 认缴出资额 认缴出资比例

 （万元）

1
深圳市恒泰永成投资管理有限

公司
普通合伙人 1,000 0.36%

2
前海嘉永（深圳）投资有限公

司
有限合伙人 140,000 49.82%

3
华创证券有限责任公司-华创

中信173号定向资产管理计划
有限合伙人 140,000 49.82%

 合计  281,000 100.00%

（二）本次权益变动情况

2019年 2月 18日，恒泰稳增通过大宗交易方式减持其持有的公司 12,200,000

股股票，减持价格为 24.26 元/股，占公司总股本的 0.9279%。

本次股份减持前后持股变动情况如下：

股东名称 股份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量

（股）

占总股本比

例

持股数量

（股）

占总股本

比例

深圳市恒泰

稳增投资合

伙企业（有

限合伙）

无限售条件

股份
77,890,000 5.9241% 65,690,000 4.9962%

（三）前次权益变动后买卖公司股票情况

2018年4月17日，恒泰稳增受让公司91,890,000股股份。受让完成后，除本次

权益变动外，恒泰稳增存在卖出公司股票的情形，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持日期 减持数量（股） 减持比例

深圳市恒泰稳增

投资合伙企业

（有限合伙）

大宗交易 2018/12/24 400,000 0.0304%

大宗交易 2019/1/16 2,500,000 0.1901%

大宗交易 2019/1/17 11,000,000 0.8366%

大宗交易 2019/2/14 100,000 0.0076%

合计 14,000,000 1.0648%

二、其他相关说明

（一）本次权益变动完成后，恒泰稳增持有公司 65,690,000 股股票，占公司

总股本的 4.9962%，恒泰稳增不再是公司持股 5%以上的股东。

（二）本次权益变动后90日内，恒泰稳增仍需遵循深圳证券交易所《上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于持股5%以上股东

的减持规定。

（三）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营

产生影响。

（四）本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

（五）2018年4月17日，恒泰稳增受让完美世界股票，同时承诺受让完成后6

个月内不减持其受让的完美世界股票。截至2018年10月16日，该承诺事项已履行

完毕。恒泰稳增卖出公司股票未违反上述承诺。

（六）关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》详见同日刊登于巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、《简式权益变动报告书（深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙））》。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019年2月19日

http://www.cninfo.com.cn/