证券代码：300071            证券简称：华谊嘉信              公告编号：2019-191

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载载，误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）

于 2019 年 12 月 20 日收到公司控股股东刘伟先生出具的《股份变动的通知函》

和《简式权益变动报告书》，公司获悉刘伟先生所持的公司部分股票被司法拍卖，

拍卖股份数为 34,760,027 股，股份变动比例为 5.18%；另在 2019 年 9 月 5 日

至 2019 年 12 月 19 日之间，其质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“质权

人”）的部分股票因强制平仓导致被动减持，被动减持股份数为 12,753,239 股，

股份变动比例 1.90%。上述刘伟先生所持公司股份合计变动比例超过 5%，其所

持有的股份比例减少（以下简称“本次权益变动”）。有关上述司法拍卖及强制平

仓的具体信息详见公司在创业板指定信息披露网站发布的《关于公司控股股东所

持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-186）、《关于公司控股股东所

持部分公司股票强制执行暨被动减持实施完毕的公告》（2019-110）、《关于公司

控股股东所持部分公司股票被动减持的进展公告》（公告编号：2019-172）。

本次权益变动后，刘伟持有公司股份 121,389,385 股，占公司总股本的

18.08%。刘伟仍为公司控股股东及实际控制人。

一、股东减持情况

（一）强制平仓暨集中竞价交易变动情况

股东名

称
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持数量占总股本的

比例

刘伟 集中竞价 2019/9/5 3.1 91.72 0.14%

刘伟 集中竞价 2019/9/6 2.92 55.95 0.08%

刘伟 集中竞价 2019/9/9 2.92 123.45 0.18%

刘伟 集中竞价 2019/9/10 3.04 103.02 0.15%

刘伟 集中竞价 2019/9/11 2.99 81.09 0.12%

刘伟 集中竞价 2019/9/12 2.94 61.7 0.09%

刘伟 集中竞价 2019/9/16 2.9 50.53 0.08%

刘伟 集中竞价 2019/9/17 2.86 34.9 0.05%

刘伟 集中竞价 2019/9/18 2.8 24.09 0.04%

刘伟 集中竞价 2019/9/19 2.74 16.59 0.02%

刘伟 集中竞价 2019/9/20 2.77 10.59 0.02%

刘伟 集中竞价 2019/9/23 2.61 8.12 0.01%

刘伟 集中竞价 2019/9/24 2.62 5.54 0.01%

刘伟 集中竞价 2019/9/25 2.6 3.77 0.01%

刘伟 集中竞价 2019/9/26 2.71 2.57 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/9/27 2.55 1.64 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/9/30 2.49 1.15 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/10/8 2.33 0.74 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/10/9 2.29 0.47 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/10/10 2.36 0.3 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/10/11 2.35 0.05 0.00%

刘伟 集中竞价 2019/12/5 2.31 52.61 0.08%

刘伟 集中竞价 2019/12/6 2.32 33.54 0.05%

刘伟 集中竞价 2019/12/9 2.36 101.14 0.15%

刘伟 集中竞价 2019/12/10 2.34 92.64 0.14%

刘伟 集中竞价 2019/12/11 2.43 80.67 0.12%

刘伟 集中竞价 2019/12/12 2.38 52.12 0.08%

刘伟 集中竞价 2019/12/13 2.42 33.96 0.05%

刘伟 集中竞价 2019/12/16 2.4 51.06 0.08%

刘伟 集中竞价 2019/12/17 2.45 41.52 0.06%

刘伟 集中竞价 2019/12/18 2.51 32.85 0.05%

刘伟 集中竞价 2019/12/19 2.78 25.21 0.04%

合计 1,275.31 1.90%

（二）司法拍卖变动情况

公司于2019年12月20日在巨潮资讯披露了《关于公司控股股东所持股份被

司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-186），经公开竞价，竞买人杭州福

石资产管理有限公司以最高价竞得刘伟所持有公司的34,760,027股股份。本次拍

卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，公

司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。

（三）股东本次权益变动前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数（股）
占公司总股

本比例
股数（股）

占公司总股

本比例

刘伟
直接持有公司

股份数量
168,902,651 25.16% 121,389,385 18.08%

二、其他相关说明

1、本次因强制平仓和司法拍卖减持股票，刘伟先生的部分股份减持存在违

反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》的规定未提前十五个交易日预披露的情形。

2、目前公司生产经营情况正常，本次权益变动不会对公司经营产生直接影

响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

3、上述权益变动具体情况详见同日公司在巨潮咨询网上披露的《简式权益

变动报告书》。

三、备查文件

1、简式权益变动报告书

特此公告。

   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日