证券代码：300032      证券简称：金龙机电     编号：2019-093

金龙机电股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

、

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为13,812,154股，占公司股本总额的比例为

1.7197%；实际可上市流通的数量为13,812,154股，占公司股本总额的比例为

1.7197%；

2、本次限售股份可上市流通日为2019年11月28日。

一、限售股份概况

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙机电”）经中国证券监

督管理委员会《关于核准金龙机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监

许可【2016】240 号）文核准，核准公司非公开发行不超过 2 亿股新股。2016

年 07 月 15 日公司取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记受理确

认书》，公司向金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）等 5名发行对

象（共计 8 名认购对象）发行合计 138,121,546 股人民币普通 A股股票已办理完

毕股份登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行

的发行价格为 18.10 元/股，上市日为 2016 年 07 月 26 日，其中，金龙集团获配

股份（13,812,154 股）限售期限为 36 个月，其余 4名发行对象（共计 7 名认购

对象）获配股份（124,309,392 股）限售期限为 12 个月。金鹰基金管理有限公

司等4名发行对象获配的124,309,392股公司股票已于2017 年7 月27日上市流

通。具体内容见公司于 2017 年 07 月 22 日披露的《限售股份上市流通提示性公

告》（公告编号：2017-061）。

自然人高星于 2019 年 10 月 17 日通过浙江省温州市中级人民法院阿里巴巴

司法拍卖网络平台，以 35,660,000 元的价格拍得金龙集团持有的上述

13,812,154 股限售股份，并于 2019 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限责任

公司办理完成上述股份过户手续。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露

的《关于控股股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-075）

及 2019 年 11 月 22 日披露的《关于控股股东被司法拍卖的公司部分股份完成过

户的公告》（公告编号：2019-091）。

二、申请解除股份限售股东承诺情况

1、自然人高星通过司法拍卖受让金龙集团持有的公司138,121,546股限售股

份。

2、本次申请解除股份限售的股东高星就上述限售股份不存在承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份的上市流通日为2019年11月28日。

2、本次解除限售股份数量为13,812,154股，占公司股本总额的比例为

1.7197%；实际可上市流通的数量为13,812,154股，占公司股本总额的比例为

1.7197%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况 ：

   单位：股

   四、股份变动情况表

   本次股票解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类型 股份变动前 本次变动 本次变动后

  增加 减少

 一、限售条件流通股 13,812,154  13,812,154 0

首发后限售股 13,812,154  13,812,154 0

 二、无限售条件流通股 789,357,454 13,812,154  803,169,608

股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
本次实际可上市

流通数量

高星 13,812,154 13,812,154 13,812,154

 三、股份总数 803,169,608   803,169,608

   五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表

3、限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

 特此公告。

                                             金龙机电股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2019 年 11 月 26 日