# 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满暨实施进展的公告

股东南京奥联投资管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年4月10日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2019-022),公司股东南京奥联投资管理中心(有限合伙)(以下简称"奥联投资")计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价方式减持公司股份数量累计不超过1,704,000股(占公司总股本的1.0650%)。(持股比例较《关于公司股东减持股份的预披露公告》中的数据有差异,主要系公司回购股权激励股份的影响,公司总股本由161,767,000股减至160,000,000股,具体内容见公告2019-045)

公司于近日收到奥联投资出具的关于股份减持计划期限届满及实施进展的告知函。截至 2019 年 11 月 15 日,奥联投资前述减持计划期限已届满,减持计划实施完毕。在该减持计划期间,奥联投资计划减持公司股份 1,704,000 股(占公司总股本的1.0650%),实际通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持 1,617,900 股(占公司总股本的 1.0112%)。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9 号)以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,将具体情况公告如下:

## 一、股东减持情况

## 1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式   | 减持期间  | 减持均价   | 减持股数(股)   | 减持比例<br>(%) |
|------|--------|-------|--------|-----------|-------------|
| 奥联投资 | 集中竞价交易 | 5月21日 | 9.182  | 2,500     | 0.0016      |
|      |        | 5月22日 | 9.360  | 3,500     | 0.0022      |
|      |        | 5月27日 | 9.186  | 10,500    | 0.0066      |
|      |        | 5月28日 | 9.295  | 8,500     | 0.0053      |
|      |        | 5月29日 | 9.390  | 19,000    | 0.0119      |
|      |        | 5月30日 | 9.224  | 70,000    | 0.0438      |
|      |        | 5月31日 | 9.449  | 65,500    | 0.0409      |
|      |        | 6月5日  | 9.394  | 212,500   | 0.1328      |
|      |        | 6月10日 | 9.447  | 77,000    | 0.0481      |
|      |        | 6月11日 | 9.832  | 38,500    | 0.0241      |
|      |        | 6月13日 | 9.954  | 12,000    | 0.0075      |
|      |        | 6月14日 | 10.004 | 18,000    | 0.0113      |
|      |        | 6月18日 | 9.859  | 50,000    | 0.0313      |
|      |        | 6月19日 | 10.038 | 6,500     | 0.0041      |
|      |        | 6月21日 | 10.812 | 256,000   | 0.1600      |
|      |        | 6月24日 | 10.650 | 2,000     | 0.0013      |
|      |        | 6月26日 | 10.269 | 16,000    | 0.0100      |
|      |        | 6月27日 | 10.509 | 35,000    | 0.0219      |
|      |        | 6月28日 | 10.822 | 27,000    | 0.0169      |
|      |        | 7月1日  | 11.146 | 126,000   | 0.0788      |
|      |        | 7月15日 | 13.034 | 500,700   | 0.3129      |
|      |        | 8月29日 | 25.42  | 61,200    | 0.0383      |
| 合计   | _      | _     | -      | 1,617,900 | 1.0112      |

#### 2、股东本次减持前后持股情况

| 股东    | 88 W M. ES  | 本次减持前持有股份 |               | 本次减持后持有股份 |               |
|-------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 名称    | 股份性质        | 股数(股)     | 占总股本<br>比例(%) | 股数(股)     | 占总股本<br>比例(%) |
| 奥联 投资 | 合计持有股份      | 5,184,000 | 3.2400        | 3,566,100 | 2.2288        |
|       | 其中: 无限售条件股份 | 5,184,000 | 3.2400        | 3,566,100 | 2.2288        |
|       | 有限售条件股份     | 0         | 0             | 0         | 0             |

#### 二、其他相关说明

- 1、奥联投资本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
- 2、奥联投资本次减持与其2019年4月10日披露于巨潮资讯网的减持计划一致。
- 3、奥联投资不属于公司控股股东和实际控制人。
- 4、截至 2019 年 11 月 15 日,本次减持计划实施期限已届满,减持计划实施完毕, 并按相关法律法规及时履行了信息披露义务。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2019年11月18日