证券代码：000018、200018   证券简称：*ST神城、*ST神城B    公告编号：2019-150

神州长城股份有限公司

关于李巧丽承诺不减持公司部分股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

公司股价已连续 18 个交易日(2019 年 9 月 26 日-2019 年 10 月 28 日)收盘

价格均低于股票面值（即 1 元），若连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌

的交易日）的 A 股、B 股每日股票收盘价同时均低于股票面值，深圳证券交易所

有权决定终止公司股票上市交易，公司股票存在被深圳证券交易所终止上市交易

的风险。

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）实际控制人的一致

行动人何飞燕女士所持公司股份于 2019 年 10 月 23 日被司法拍卖 5400 万股，

竞拍人为李巧丽。目前，股票过户手续尚未办理完成。近日公司收到李巧丽发《关

于不减持神州长城股份有限公司股票的承诺函》，承诺内容如下：

1、在办理完 5400 万股股票过户手续后的三个月内，除 900 万股外，李巧

丽持有另外的 4500 万股在股价低于 1.5 元/股时不会在二级市场进行减持。

2、本人将严格按照监管要求进行减持，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、

短线交易等，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。

特此公告。

                                          神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日