关于对安徽华信国际控股股份有限公司及

相关当事人给予纪律处分的决定

当事人：

安徽华信国际控股股份有限公司，住所：安徽省马鞍山市和县

乌江镇；

上海华信国际集团有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试

验区新金桥路 27号 13号楼 2层，安徽华信国际控股股份有限公司

控股股东；

苏卫忠，安徽华信国际控股股份有限公司实际控制人之一；

郑雄斌，安徽华信国际控股股份有限公司实际控制人之一；

李勇，安徽华信国际控股股份有限公司董事长；

孙为民，安徽华信国际控股股份有限公司董事、总经理兼董事

会秘书、时任副总经理；

王世雄，安徽华信国际控股股份有限公司时任董事兼总经理；

孟繁明，安徽华信国际控股股份有限公司时任董事兼总经理；

陈斌，安徽华信国际控股股份有限公司时任董事兼总经理；

赵克斌，安徽华信国际控股股份有限公司时任董事、副总经理

兼董事会秘书；

张娟，安徽华信国际控股股份有限公司时任财务负责人；

郁志高，安徽华信国际控股股份有限公司时任副总经理兼财务

总监。

一、有关违规事实

经查明，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）

及相关当事人存在以下违规行为：

（一）2017年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告

公司 2017年度财务报告被上会会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“上会事务所”）出具无法表示意见的审计报告。形成

无法表示意见的基础包括持续经营存在重大不确定性、无法确定保

理业务以及转口业务逾期应收款项减值准备计提的充分性、无法识

别并合理保证关联方及其关联交易的完整性。同时，公司全体董事、

监事、高级管理人员无法保证 2017年年报信息披露的真实、准确、

完整，且公司 2017 年度内部控制被上会事务所出具拒绝表示意见

的鉴证报告。

（二）2017 年度财务报告追溯重述前后主要财务数据存在重

大差异

2019年 4月 30日，公司对 2017年度财务报告进行追溯重述，
追溯重述前后2017年末归属于上市公司股东的净资产分别为35.22

亿元、0.64 亿元，差异值 34.58 亿元；追溯重述前后 2017 年度归

属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）分别为 4.47亿

元、-30.99亿元，差异值 35.46亿元。公司 2017年度主要财务数据

在财务报告追溯重述前后存在重大差异，且追溯重述后 2017、2018

年连续两个会计年度净利润为负值，导致公司股票交易被实行退市

风险警示。

（三）2018 年度业绩预告、业绩快报信息披露不准确、不及

时

2018年 10月 31日，公司披露 2018年第三季度报告，预计 2018

年度净利润为-24.24 亿元至-22.04 亿元。2019 年 1月 31 日，公司

披露业绩预告修正公告，预计 2018 年度净利润为-36.40 亿元至

-34.20亿元。2019年 2月 23日，公司披露业绩快报，预计 2018年

度净利润为-34.87亿元。2019年 4月 30日，公司在 2018年年度报

告中披露 2018年度经审计的净利润为-12.10亿元。公司在 2018年

业绩预告和业绩快报中预计的净利润均不准确，与实际净利润存在

重大差异。公司未按规定对业绩预告、业绩快报作出及时、准确的

修正。

（四）违规对关联方提供担保

2019年 5月 10日，公司在《关于公司诉讼事项的公告》中披

露，公司为控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海

华信”）关联方上海华信国际集团工业装备有限公司于 2018年 2月
2日签订的对外借款合同提供担保。2019年 6月 11日，公司在《关

于公司诉讼事项的公告》中披露，公司为控股股东上海华信于 2018

年 2 月 5日签订的对外借款合同提供担保。上述担保金额共计 5.5

亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的 854.64%。公司未就上述

担保事项履行审议程序和信息披露义务。

（五）未就关联交易事项及时履行审议程序和信息披露义务

2019 年 3 月 7 日，公司在《关于补充确认以前年度关联方暨

补充披露关联交易的公告》中补充确认以前年度关联方 25 家，将

公司及下属子公司 2015年度至 2018年度与相关方发生的交易补充

确认为关联交易，分别追加确认 2015年度至 2018年度关联交易发

生额 3.53 亿元、52.30 亿元、82.14 亿元、5.08 亿元。公司未就上

述关联交易事项及时履行审议程序和信息披露义务。

（六）上海华信违规减持公司股份

公司于 2018 年 8月 22 日收到中国证监会《调查通知书》，因

公司披露的 2017 年年度报告涉嫌虚假记载，中国证监会决定对公

司立案调查。截至目前，公司尚未收到立案调查事项的结论性意见。

2019年 1月 23日至 2019年 5月 22日，公司控股股东上海华信以

集中竞价交易方式减持公司股份合计 34,158,584股，占公司总股本

比例 1.50%。上海华信作为公司大股东，在通过集中竞价交易减持

公司股份时，未按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

（证监会公告〔2017〕9号）（以下简称“《减持若干规定》”）第六

条规定，在公司被中国证监会立案调查期间不得减持股份，且未按
照《减持若干规定》第八条规定，在首次卖出的 15 个交易日前预

先披露减持计划。

二、当事人申辩情况

在纪律处分过程中，相关当事人提交了书面申辩意见。公司董

事长李勇，董事、总经理兼董事会秘书、时任副总经理孙为民，时

任财务负责人张娟提出了听证申请。

李勇的主要申辩理由为：一是 2017 年年报审计受到突发事件

影响，审计的相关证据和流程是否充分尚存不确定性；二是其本人

不掌握 2017 年年报追溯调整涉及的补充确认关联方和关联交易的

信息；三是公司的担保合同效力并未明确，公司公章管理存在重大

缺陷，违规担保不涉及个人主观违规。

孙为民的主要申辩理由为：一是任职期间未完整覆盖违规行为

发生期间；二是对违规行为不负有主要责任，并已积极采取报告及

整改措施。

张娟的主要申辩理由为：公司 2017 年年报审计受到突发事件

影响，其本人已积极配合年报审计机构开展工作，并主动向监管机

构汇报，无主观违规动机。

除上述申请听证的当事人外，王世雄、孟繁明、陈斌、赵克斌、

郁志高提交了书面申辩意见，主要申辩理由为 2017 年年报审计受

突发事件影响导致会计师无法获取充分适当的审计证据、控股股东

刻意隐瞒关联交易、任职时间较短、本人未参与相关违规行为、已

向监管机构汇报情况等。

三、纪律处分委员会审议情况

本所纪律处分委员会召开纪律处分听证会，听取了相关当事人

的现场申辩。根据违规事实和情节，结合当事人的书面申辩和现场

申辩情况，纪律处分委员会审议后认为：

1．公司第（一）项至第（五）项行为违反了本所《股票上市

规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11条、第 10.2.4

条、第 10.2.5 条、第 10.2.6 条，本所《股票上市规则（2018 年 4

月修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 11.3.3条、第 11.3.7条，本所《股

票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 9.11条、

第 10.2.4条、第 10.2.5条、第 10.2.6条、第 11.3.3条、第 11.3.7条

和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 1.3

条、第 8.3.4条的规定。

2．上海华信违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第

1.4条、第 2.1条、第 2.3条，本所《股票上市规则（2018年 11月

修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.3条，本所《中小企业板上市公

司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 4.1.1 条、第 4.2.2

条、第 4.2.3条、第 4.2.7条、第 4.2.11条和本所《上市公司股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第九条、第十三条

的规定，对上述第（四）项违规行为负有重要责任，对第（五）项、

第（六）项违规行为负有责任。

3．公司实际控制人苏卫忠、郑雄斌违反了本所《股票上市规

则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.3条，本所《股票上
市规则（2018 年 11月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条和本

所《中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第

4.1.1条、第 4.2.2条、第 4.2.3条、第 4.2.7条、第 4.2.11条的规定，

对上述第（四）项违规行为负有重要责任。

4．公司董事长李勇未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反

了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第

3.1.5 条、第 3.1.6 条，本所《股票上市规则（2018年 4 月修订）》

第 1.4 条、第 2.2条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条和本所《股票上市规

则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.1.6

条的规定，对上述第（二）项、第（四）项违规行为负有重要责任，

对第（一）项、第（三）项、第（五）项违规行为负有责任。李勇

作为公司董事长，对公司财务、对外担保等事项的内部控制失效负

有直接责任，其知悉并参与了公司违规担保行为，同时，其在任职

期间内未能勤勉尽责地就相关问题履行必要有效的核查程序，违规

事实清楚，情节严重，其提出的申辩理由不成立，对其申辩不予采

纳。

5．公司董事、总经理兼董事会秘书、时任副总经理孙为民未

能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014

年修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.2.2条，本所《股

票上市规则（2018年 4月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、

第 3.1.6条、第 3.2.2条和本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》

第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.1.6条、第 3.2.2条的规定，
对上述第（二）项、第（三）项、第（五）项违规行为负有责任。

综合考虑孙为民任职期间及采取的整改措施，对其申辩予以部分采

纳。

6．公司时任董事兼总经理王世雄未能恪尽职守、履行诚信勤

勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、

第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.1.6条，本所《股票上市规则（2018年

4月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.1.6条的规定，

对上述第（四）项违规行为负有重要责任，对第（一）项、第（二）

项、第（五）项违规行为负有责任。王世雄作为公司时任董事兼总

经理，对公司财务、对外担保等事项的内部控制失效负有直接责任，

其知悉并参与了公司违规担保行为，同时，其在任职期间内未能勤

勉尽责地就相关问题履行必要有效的核查程序，未能尽到勤勉尽责

义务，其提出的申辩理由不成立，对其申辩不予采纳。

7．公司时任财务负责人张娟未能恪尽职守、履行诚信勤勉义

务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.2

条、第 3.1.5条，本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第 1.4

条、第 2.2条、第 3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年 11月修

订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对上述第（一）项

至第（五）项违规行为负有责任。综合考虑张娟任职期间及采取的

整改措施，对其申辩予以部分采纳。

8．公司时任董事兼总经理孟繁明、陈斌未能恪尽职守、履行

诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4
条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.1.6条的规定，对上述第（五）项

违规行为负有责任。孟繁明、陈斌作为公司时任董事兼总经理，未

能勤勉尽责地就关联方及关联交易事项履行必要有效的核查程序，

不知情、未参与不构成免责理由，其提出的申辩理由不成立，对其

申辩不予采纳。

9．公司时任董事、副总经理兼董事会秘书赵克斌未能恪尽职

守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014 年修

订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.1.6条、第 3.2.2条的

规定，对上述第（五）项违规行为负有责任。赵克斌作为公司时任

董事、副总经理兼董事会秘书，未能勤勉尽责地就关联方及关联交

易事项履行必要有效的核查程序，不知情、未参与不构成免责理由，

其提出的申辩理由不成立，对其申辩不予采纳。

10．公司时任副总经理兼财务总监郁志高未能恪尽职守、履行

诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4

条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对上述第（五）项违规行为负

有责任。郁志高作为公司时任副总经理兼财务总监，未能勤勉尽责

地就关联方及关联交易事项履行必要有效的核查程序，不知情、未

参与不构成免责理由，其提出的申辩理由不成立，对其申辩不予采

纳。

四、纪律处分决定

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014

年修订）》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条，本所《股票上市规
则（2018 年 4 月修订）》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条，本所

《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 17.2条、第 17.3条、第

17.4条和本所《中小企业板上市公司公开谴责标准》第七条的规定，

经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

一、对安徽华信国际控股股份有限公司给予公开谴责的处分。

二、对安徽华信国际控股股份有限公司控股股东上海华信国际

集团有限公司给予公开谴责的处分。

三、对安徽华信国际控股股份有限公司董事长李勇给予公开谴

责的处分，并公开认定其五年内不适合担任上市公司董事、监事、

高级管理人员。

四、对安徽华信国际控股股份有限公司实际控制人苏卫忠、郑

雄斌，时任董事兼总经理王世雄给予公开谴责的处分。

五、对安徽华信国际控股股份有限公司董事、总经理兼董事会

秘书、时任副总经理孙为民，时任财务负责人张娟，时任董事兼总

经理孟繁明、陈斌，时任董事、副总经理兼董事会秘书赵克斌，时

任副总经理兼财务总监郁志高给予通报批评的处分。

安徽华信国际控股股份有限公司、上海华信国际集团有限公

司、李勇、苏卫忠、郑雄斌、王世雄对本所作出的纪律处分决定不

服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本

所申请复核。复核申请应当统一由公司通过本所上市公司业务专区

提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹

女士，电话：0755-8866 8399）。
对于安徽华信国际控股股份有限公司及相关当事人上述违规

行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会

公开。

深圳证券交易所

2019年 10月 9日