广发证券股份有限公司

关于蓝盾信息安全技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

限售股份上市流通事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上

市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，广发证券股份有限公司（简

称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（简

称“公司”、“上市公司”或“蓝盾股份”）发行股份及支付现金购买广州华炜

科技有限公司（以下简称“华炜科技”）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易

的独立财务顾问，对蓝盾股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售

股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、 本次非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准蓝盾信息

安全技术股份有限公司向张远鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可【2015】356 号）核准，蓝盾股份向张远鹏发行 4,252,650 股股份、

向史利民发行 2,525,011 股股份、向梁发柱发行 996,801 股股份、向张宇弋发行

996,801 股股份、向程庆国发行 930,267 股股份、向王兵发行 664,476 股股份、

向曹冬平发行597,942股股份、向黎讴发行597,942股股份、向张萍发行597,942

股股份、向赵隽发行 132,895 股股份、向新疆阳信盈昇股权投资合伙企业（有限

合伙）发行996,801股股份、向中山中科创业投资有限公司发行868,596股股份、

向中山中科阜鑫投资管理有限公司发行 868,596 股股份、向上海祥禾泓安股权投

资合伙企业（有限合伙）发行 781,737 股股份、向广州至善创业投资合伙企业（有

限合伙）发行 781,737 股股份、向中山中科恒业投资管理有限公司发行 390,868

股股份、向梅州中科客家创业投资有限公司发行 390,868 股股份购买其合计持有

的广州华炜科技有限公司 100%股权。上述向张远鹏等 17 名交易对象发行的合计

17,371,930 股股份的上市日期为 2015 年 5 月 5 日。

2015 年 5 月 15 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过 2014 年年度

权益分派方案，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金，同时，以资本公积向

全体股东每 10 股转增 12 股。该转增事项于 2015 年 5 月 29 日实施完毕，张远鹏

等 17 名交易对象所持有的 17,371,930 股增加为 38,218,246 股。

2015 年 9 月 11 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过 2015

年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金，同时，向全

体股东每 10 股送红股 1股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9股。该送转

事项于 2015 年 10 月 14 日实施完毕，张远鹏等 17 名交易对象所持有的

38,218,246 股增加为 76,436,492 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,175,061,904 股，其中有限售条件

股份 419,170,201 股，占公司总股本的 35.67%，无限售条件股份为 755,891,703

股，占公司总股本的 64.33%。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东所作承诺

1、股份锁定期承诺

（1）张远鹏、史利民、梁发柱、张宇弋、程庆国、王兵、黎讴、曹冬平、

张萍、赵隽（以下合称“自然人认购方”）承诺：

①自然人认购方通过本次交易所认购的上市公司股份自股份发行结束之日

起十二个月内不得转让。

②上述锁定期满后，上市公司在其依法公布 2015 年财务报表和华炜科技

2015 年度《专项审核报告》后，按照深交所规定的最早交易日起二十个工作日

之后，自然人认购方可转让其在本次交易中获得的上市公司股票份额的 30%。

③上市公司依法公布2016年财务报表和华炜科技2016年度《专项审核报告》

后，按照深交所规定的最早交易日起二十个工作日之后，自然人认购方可转让其

在本次交易中获得的上市公司股票份额的 30%。

④上市公司依法公布2017年财务报表和华炜科技2017年度《专项审核报告》

后，按照深交所规定的最早交易日起二十个工作日之后，自然人认购方可转让其

在本次交易中获得的上市公司股票份额的 40%。

⑤自然人认购方应确保华炜科技 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017

年度经审计经营活动现金流量净额以及 2017 年末应收账款余额在 2017 年度《专

项审核报告》出具日之前回款的合计金额不低于上述各年度经审计实际净利润合

计金额的 65%（即“2014 年度至 2017 年度经审计经营活动产生的现金流量净额

合计额+2017 年末经审计应收账款余额在 2018 年 1 月 1 日至《专项审核报告》

（2017 年度）出具之日应收账款回款额≧2014 年度至 2017 年度经审计实际净利

润合计金额*65%”），否则自然人认购方届时所持有的上市公司所有股份应在依法

公布 2017 年财务报表和标的公司 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》

后，按照深交所规定的最早交易日起延长锁定 12 个月。

⑥在利润补偿期内（2014 年-2017 年），如自然人认购方需就标的公司实现

净利润数不足的情形实施补偿的，自然人认购方所持股份应于当年补偿实施完毕

后方可解锁，且已补偿的股份数量应计入当年解锁数量，即自然人认购方当年应

解锁股票数量=根据有关约定计算得出当年可解锁数量-应补偿股份数量。按照上

述方式计算出当年应解锁股票数量如为负数的，应相应在下一年度解锁股票数量

中予以扣减。

⑦若自然人认购方根据《盈利预测补偿协议》的约定在利润补偿期内因实际

实现净利润数低于承诺净利润数或因减值测试而触发补偿条款的，则自然人认购

方应在依据《盈利预测补偿协议》的约定完成当年需补偿的净利润数后方可转让

其所持上市公司相应股份。

⑧本次交易完成后，若自然人认购方之任何一方被上市公司选举或聘任为董

事、监事及/或高级管理人员的，还应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法

规和规范性文件的相关规定，并应遵守中国证监会、深交所等监管部门针对上市

公司董事、监事及高级管理人员持股情况变动不时颁布之其他约束性规定。

2、业绩承诺

根据上市公司与利润补偿方（即自然人认购方）签署的《盈利预测补偿协议》，

自然人认购方对华炜科技在利润补偿期实现的净利润数进行下述承诺：华炜科技

在利润补偿期（2014 年-2017 年）实现的净利润总额不低于 16,200 万元，且 2014

年度净利润不低于 2,800 万元，2015 年度净利润不低于 3,600 万元，2016 年度

净利润不低于 4,500 万元，2017 年度净利润不低于 5,300 万元。

上述净利润是指华炜科技合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司

股东净利润的孰低值。

3、竞业禁止承诺

自然人认购方承诺：除非本人不再持有蓝盾股份的股份，否则本人及本人的

全部关联方不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与蓝盾股份及其子公

司（包括华炜科技）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也

不直接或间接投资任何与蓝盾股份及其子公司（包括华炜科技）届时正在从事的

业务有直接或间接竞争关系的经济实体。若本人违反上述约定的，则本人应将通

过本次交易取得之上市公司股份无偿返还予蓝盾股份，蓝盾股份将依据内部决策

程序注销本人返还之股份（有关股份已转让的，应将转让所得价款返还）；若本

人因违反上述约定给蓝盾股份或华炜科技造成损失，则除上述股份返还义务外，

本人还将根据蓝盾股份或华炜科技届时实际遭受的损失承担赔偿责任。

4、避免关联交易承诺

自然人认购方承诺：在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大

影响的企业及其他关联方将尽量避免与蓝盾股份及其控股子公司之间发生关联

交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原

则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性

文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护蓝盾股份及其中小股东

利益。本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和

规范性文件、深交所颁布的业务规则及蓝盾股份《公司章程》等制度的规定，依

法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害蓝

盾股份及其中小股东的合法权益。

（二）本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、股份锁定承诺履行情况

截至目前，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺。

2、业绩承诺履行情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]002945 号

《蓝盾信息安全技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核

报告》，2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度华炜科技分别实现归属于

母公司所有者的净利润为（以扣除非经常性损益前后孰低的数据确定）2,975.09

万元、3,803.57 万元、4,574.57 万元及 5,378.90 万元，上述相关年度的业绩承

诺均已实现。

3、其他承诺履行情况

截至目前，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述其他承诺，未发

生违反上述承诺的情况。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 1 月 31 日。

2、本次申请解除限售的股份数量合计为 21,635,206 股，占公司股本总额的

1.84%；其中，实际可上市流通的股份数量为 5,590,262 股，占公司股本总额的

0.48%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 10 名。

4、本次解除股份限售及上市流通明细表：

单位：股

序号 股东名称
所持首发后限

售股份总数

本次解除限售

数量

首发后限售股份

质押冻结数量

本次实际可上

市流通数量

1 张远鹏 7,484,664 7,484,664 7,484,364 300

2 史利民 4,444,020 4,444,020 4,130,000 314,020

3 梁发柱 1,754,370 1,754,370 0 1,754,370

4 张宇弋 1,754,370 1,754,370 1,169,580 584,790

5 程庆国 1,637,272 1,637,272 1,630,000 7,272

6 王兵 1,169,478 1,169,478 580,000 589,478

7 曹冬平 1,052,378 1,052,378 1,051,000 1,378

8 黎讴 1,052,378 1,052,378 0 1,052,378

9 张萍 1,052,380 1,052,380 0 1,052,380

10 赵隽 233,896 233,896 0 233,896

合计 21,635,206 21,635,206 16,044,944 5,590,262

注：上述申请解除股份限售的股东张远鹏、史利民、张宇弋、程庆国、王兵及曹冬平先

生，其本次解除限售的部分股份处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后方可上市流

通。

四、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                                                             单位：股

本次变动前

本次增减
本次变动后

数量 比例 数量 比例

一、有限售条件股份 419,170,201 35.67% -21,635,206 397534995 33.83%

高管锁定股份 268,497,506 22.85% 0 268,497,506 22.85%

首发后限售股 146,214,695 12.44% -21,635,206 124579489 10.60%

股权激励限售股份 4,458,000 0.38% 0 4,458,000 0.38%

二、无限售条件股份 755,891,703 64.33% +15,351,878 771,243,581 65.63%

股份总数 1,175,061,904 100.00% 0 1,175,061,904 100.00%

五、 独立财务顾问核查意见

广发证券对本次限售股份上市流通的相关事项进行了认真核查，发表核查意

见如下：

1、蓝盾股份的相关股东本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组

管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次申请解除限售股份的蓝盾股份限售股份持有人严格遵守了重大资产

重组时做出的股份锁定承诺和其他承诺；

3、蓝盾股份对本次限售股份上市流通事宜的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本独立财务顾问对蓝盾股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通事

项的核查意见》签署页）

财务顾问主办人：

                    朱保力          许戈文

广发证券股份有限公司

                                              2019年1月29日