证券代码：300575          证券简称：中旗股份           公告编号：2018-033

江苏中旗科技股份有限公司

  关于部分持股 5%以上股东及董事、高级管理人员

减持股份计划完成情况的公告

本公司股东周学进、丁阳、昆吾九鼎投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资

中心（有限合伙）和 Jiuding Mercury Limited 保证向本公司提供的信息内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日在中国证监会指

定的创业板信息披露网站披露了《关于部分持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计

划的预披露公告》（公告编号：2017-059）,有关内容如下：

1、股东周学进通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日

之后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交

易日之后的6个月内。拟减持数量不超过3,611,025股，即不超过中旗股份总股本的4.92%。

2、股东丁阳通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之

后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易

日之后的6个月内。拟减持数量不超过550,000股，即不超过中旗股份总股本的0.75%。

3、昆吾九鼎投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）和Jiuding

Mercury Limited（以下简称“九鼎投资方”）通过大宗交易方式减持的减持期间为：本

减持计划由中旗股份公告之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式减持的减持期

间为：本减持计划由中旗股份公告之日起15个交易日后的6个月内。九鼎投资方通过大宗

交易方式和集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的6%（即不超过4,401,000股）。

以上减持的股份均为公司首次公开发行股票并在创业板上市前持有的公司股份。具体

内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2018年7月11日收到股东周学进、丁阳和九鼎投资方出具的《关于减持计划完

成情况告知函》，截止2018年7月11日本次减持计划期限已经届满，具体减持情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价（元

/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

周学进

集中竞价

2018/1/12 40.22 37,000 0.050%

2018/1/15 39.48 33,600 0.046%

2018/1/16 39.64 30,500 0.042%

2018/1/17 39.88 248,300 0.339%

2018/1/18 41.06 142,000 0.194%

2018/1/19 40.83 97,500 0.133%

2018/2/1 42.15 125,800 0.172%

2018/2/2 39.51 16200 0.022%

2018/2/6 37.01 2,200 0.003%

2018/5/7 41.154 190,300 0.259%

2018/5/8 40.601 303,000 0.413%

2018/5/9 40.52 142,400 0.194%

2018/5/10 41.489 97,400 0.133%

2018/5/11 41.4 300 0

大宗交易 2018/2/1 36.97 380,000 0.518%

丁阳 集中竞价 2018/1/18 41.22 38,800 0.053%

苏州周原九鼎

投资中心（有限

合伙）

集中竞价

2018/1/16 39.72 226,000 0.308%

2018/1/17 40.00 177,400 0.242%

2018/4/17 38.62 40,000 0.055%

2018/4/19 38.85 31,100 0.042%

2018/4/23 37.30 216,100 0.295%

2018/4/25 38.52 116,200 0.158%

大宗交易 2018/6/1 36.44 806,800 1.100%

Jiuding

Mercury

Limited

集中竞价

2018/1/16 39.74 50,000 0.068%

2018/1/17 39.82 243,400 0.332%

2018/4/16 39.87 11,000 0.015%

2018/4/17 39.75 45,500 0.062%

2018/4/19 38.90 84,500 0.115%

2018/4/20 38.09 26,500 0.036%

2018/4/24 38.14 114,800 0.157%

2018/4/25 38.72 11,100 0.015%

大宗交易
2018/6/1 36.44 286,800 0.391%

2018/6/12 38.23 300,000 0.409%

昆吾九鼎投资

管理有限公司
集中竞价

2018/1/16 39.51 36,600 0.050%

2018/4/16 40.04 36,600 0.050%

大宗交易 2018/6/1 36.44 73,400 0.100%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

周学进

合计持有股份 14,444,100 19.692% 12,597,600 17.175%

其中：无限售条件股份 14,444,100 19.692% 12,597,600 17.175%

有限售条件股份 - -  -  -

丁阳

合计持有股份 2,200,000 2.999% 2,161,200 2.946%

其中：无限售条件股份 2,200,000 2.999% 2,161,200 2.946%

有限售条件股份 -  - - -

苏州周原九

鼎投资中心

（有限合

伙）

合计持有股份 6,050,000 8.248% 4,436,400 6.048%

其中：无限售条件股份 6,050,000 8.248% 4,436,400 6.048%

有限售条件股份 -  - - -

Jiuding

Mercury

Limited

合计持有股份 4,400,000 5.999% 3,226,400 4.399%

其中：无限售条件股份 4,400,000 5.999% 3,226,400 4.399%

有限售条件股份 - -  - -

昆吾九鼎投

资管理有限

公司

合计持有股份 550,000 0.750% 403,400 0.550%

其中：无限售条件股份 550,000 0.750% 403,400 0.550%

有限售条件股份 - -  - -

二、其他相关说明

1、周学进、丁阳和九鼎投资方的本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律

法规和规范性文件的规定。

2、周学进、丁阳和九鼎投资方的本次减持情况与已披露的减持计划一致；已披露的

减持计划期限已届满。

3、前述减持计划中声明：

（1）周学进先生：

减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公

开发行股票的发行价格。若减持计划期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、

增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。本次实际减持价格履行了该等承

诺。

（2）丁阳先生：

减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开

发行股票的发行价格。若减持计划期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股

等变动事项，则上述价格将进行相应调整。本次实际减持价格履行了该等承诺。

（3）九鼎投资方：

减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，同时根据江苏中旗科技

股份有限公司首次公开发行招股说明书及减持意向承诺，减持价格不低于江苏中旗科技股

份有限公司每股净资产的（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）150%。若减持计划

期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。

本次实际减持价格履行了该等承诺。

三、备查文件

周学进、丁阳和九鼎投资方出具的《关于减持计划完成情况告知函》

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2018年 7月 11日