证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2018-034

冀凯装备制造股份有限公司

关于持股 5%以上的股东短线交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东

景华先生的《关于被动减持公司股份的说明函》，根据《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：

一、本次买卖公司股票的基本情况

截至本公告日，景华先生通过自身证券账户持有公司股票14,086,795股，通

过重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽2号私募基金账户持有公司股票

4,300,000股，通过上海迎水投资管理有限公司-迎水民盛景融1号私募证券投资基

金持有公司股票1,075,000股，通过上海迎水投资管理有限公司-迎水民盛景融2号

私募证券投资基金持有公司股票1,670,000股，合计持有公司股票21,131,795股（全

部为无限售流通股），占公司总股本的10.57%，为公司持股5%以上股东。

景华先生于2018年5月23日—2018年5月28日买卖公司股票情况如下：

股东名称 交易时间
交易

方向

交易

方式

交易数量

（股）

成交均价

（元/股）

成交金额

（万元）

景华 2018-5-23 买入
大宗

交易
1,210,000 18.50 2,238.50

重庆信三威投

资咨询中心

（有限合伙）-

润泽 2 号私募

基金

2018-5-25/

2018-5-28
卖出

竞价

交易
846,539 16.40 1,388.32

上海迎水投资

管理有限公司-

2018-5-25/

2018-5-28
卖出

竞价

交易
425,093 16.00 680.15

二、本次短线交易情况的处理

1、根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市

公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司5%以上股份的股东，将其持有

的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益

归上市公司所有，本次短线交易无获利情况，公司董事会不存在收回其获利的情

形。

2、根据景华先生提供说明，2018年5月23日其基于金融机构补充质押的诉求

兼顾对上市公司价值的认可，增持公司股票121万股，但是由于5月23日之后公司

股票持续下跌，同时其所购入的121万股公司股票因恒泰证券交易系统原因无法

进行补充质押，导致景华先生在恒泰证券质押的股票出现平仓风险，同期，景华

先生间接持有的私募基金产品也均出现信用担保比例跌破平仓线情形，私募基金

的委托管理人以及券商要求其进行平仓并偿还金融机构负债，使各产品维保比例

回到安全区。在这种形势下，景华先生发生上述减持行为，减持所获得的资金均

已全部偿还金融机构的本人负债。

景华先生承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自

最后一笔买入公司股票之日起六个月内不主动卖出公司股票，自最后一笔卖出公

司股票之日起六个月内不买入公司股票，其将积极与金融机构做好沟通协商工

作，合理化解金融风险。

3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%

以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，

迎水民盛景融

1 号私募证券

投资基金

上海迎水投资

管理有限公司-

迎水民盛景融

2 号私募证券

投资基金

2018-5-25/

2018-5-28
卖出

竞价

交易
928,822 16.00 1,486.12

景华 2018-5-28 卖出
竞价

交易
410,000 16.40 672.40

避免此类情况的再次出现。

特此公告

 冀凯装备制造股份有限公司

                                            董事会

                                     二Ο一八年六月一日